
RV: DEVOLUCIÓN DINEROS SBSB - PROCESO MAYERLYN CANCHALA

Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Mar 14/02/2023 14:56
Para:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>​
CC:​Informes GHA <informes@gha.com.co>​

Isa, 

Sabes algo de los dineros?

Quedo atenta.

cordialmente,

?

De: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
Enviado: martes, 14 de febrero de 2023 14:09
Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>
Asunto: RE: DEVOLUCIÓN DINEROS SBSB - PROCESO MAYERLYN CANCHALA
 
Lorena, buenas tardes.
Que noticias tenemos de esta devolución.
Gracias.
 
 
 
 
 
Saludos,
 
María Beatriz Giraldo O.
Directora RC, Lineas Financieras y Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°
Bogotá, Colombia
T +57 (1) 313 8700
Maria.Giraldo@sbseguros.co
 

 
De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 6 de febrero de 2023 3:00 p. m.
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
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CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>
Asunto: RE: DEVOLUCIÓN DINEROS SBSB - PROCESO MAYERLYN CANCHALA
 
Apreciada doctora María Beatriz
 
Como es de su conocimiento, el día jueves 2 de febrero de 2023 el abogado designado para la reclamación de los títulos valores se presentó
en el Banco Agrario de Ipiales, en donde nos comunicaron que los títulos se encontraban a nombre de Carmen Elena Cruz como persona
natural y no como representante legal de SBS Seguros Colombia S.A., en ese entendido se negaron a entregar los títulos.
 
El mismo día, nos acercamos al Juzgado de origen para que se realizara la corrección de los oficios al Banco Agrario y radicamos solicitud
correspondiente. Según información del Despacho, esta semana se emitirá el oficio de corrección al Banco. Así las cosas, nuestro abogado
regresará al Banco el viernes para reclamar los títulos mencionados.
 
Adjunto soporte.
 
Cordialmente,
 

?
 
 

De: Carmen E. Cruz Cabrera <carmene.cruz@sbseguros.co>
Enviado: jueves, 26 de enero de 2023 10:55
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Fernando Angel Ceballos <fernando.angel@sbseguros.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; David Tibaduiza Villamarin
<david.tibaduiza@sbseguros.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>
Asunto: RE: DEVOLUCIÓN DINEROS SBSB - PROCESO MAYERLYN CANCHALA
 

Some people who received this message don't often get email from carmene.cruz@sbseguros.co. Learn why this is important

Buenos días Maria B.
Perfecto quedo atenta.
Un abrazo.
 
Carmen Elena Cruz C.
Gerente Sucursal Cali
Vicepresidencia Comercial
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Calle 36 Norte # 6A - 65 oficina 2108  Edificio WTC
Cali, Colombia
T +57 60(2) 6662929 Ext.: 2000
C +57 60(2) 3112546448
www.SBSeguros.co
 

 

9/5/24, 11:33 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAHqEmYBJNk9Cvwz%2F2DIilGg%… 2/5

mailto:carmene.cruz@sbseguros.co
mailto:maria.giraldo@sbseguros.co
mailto:gherrera@gha.com.co
mailto:fernando.angel@sbseguros.co
mailto:jhernandez@gha.com.co
mailto:david.tibaduiza@sbseguros.co
mailto:icaro@gha.com.co
mailto:carmene.cruz@sbseguros.co
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sbseguros.co%2F&data=05%7C01%7Cmaria.giraldo%40sbseguros.co%7Ce1d6b9cc2c6140fcfc5b08db087cbf72%7C51d5d77c4cfa44aa988fd5f189274da5%7C0%7C0%7C638113104620861946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kBbn47PEJMnc%2BYeupfLndyUd4bb4LwBlPiWTMqrG5pM%3D&reserved=0


De: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
Enviado el: jueves, 26 de enero de 2023 10:53 a. m.
Para: Carmen E. Cruz Cabrera <carmene.cruz@sbseguros.co>; GHA Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
CC: Fernando Angel Ceballos <fernando.angel@sbseguros.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; David Tibaduiza Villamarin
<david.tibaduiza@sbseguros.co>; GHA Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>
Asunto: RE: DEVOLUCIÓN DINEROS SBSB - PROCESO MAYERLYN CANCHALA
Importancia: Alta
 
 
Apreciado Gustavo, buenos días.
De acuerdo con nuestra conversación SBS autoriza el gasto del desplazamiento de un abogado de la firma hasta pasto para recoger los cheques y
consignarlos a la cuenta de SBS.
Por favor me indicar el nombre de la persona y agradezco nos remitan nuevamente los poderes.
Apreciada Carmen E, vamos a diligenciar nuevamente los poderes, una vez los tenga te los remito nuevamente para que por favor los firmes y
autentiques y te indicaremos donde enviarlos.
 
Muchas gracias.
 
 
 
 
Saludos,
 
María Beatriz Giraldo O.
Directora RC, Lineas Financieras y Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°
Bogotá, Colombia
T +57 (1) 313 8700
Maria.Giraldo@sbseguros.co
 

 
De: Maria Giraldo Orozco
Enviado el: martes, 24 de enero de 2023 5:49 p. m.
Para: Carmen E. Cruz Cabrera <carmene.cruz@sbseguros.co>; GHA Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>
CC: Fernando Angel Ceballos <Fernando.angel@sbseguros.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo
<jhernandez@gha.com.co>; Juan José Camués López <jcamues@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; 'GHA Informes GHA'
<informes@gha.com.co>
Asunto: RV: DEVOLUCIÓN DINEROS SBSB - PROCESO MAYERLYN CANCHALA
 
 
Apreciada Carmen Elena, buenas tardes, de acuerdo con lo conversado, agradezco tu ayuda con la firma de los poderes adjuntos, debes autenticarlos en
Notaria, firmados con nota de presentación (los dos), y cuando los tengas por favor remítelos a la calle 18A No. 42 - 162 Torre 2 apto 1404 de la ciudad de
Pasto a nombre de Juan Camués.
 
Isabella, adjunto remito la certificación bancaria en la cual debe consignarse el dinero una vez se reciba.
A la fecha por este embargo esto es el total de los dineros embargados por valor de $1.351.950.000.
 

OCCIDENTE 288048788

450.650.000

                                         
450.650.000

450.650.000

BANCOLOMBIA 031-34311411
              

                           450.650.000
450.650.000

DAVIVIENDA
Aho

0550485100001018                                          
450.650.000

94.219.996

DAVIVIENDA
Cte 485169998336

356.430.005

 
 
Muchas gracias y quedo atenta a las inquietudes que se presenten.
 
 
Saludos,
 
María Beatriz Giraldo O.
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Directora RC, Lineas Financieras y Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°
Bogotá, Colombia
T +57 (1) 313 8700
Maria.Giraldo@sbseguros.co
 

 
De: Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>
Enviado el: martes, 24 de enero de 2023 11:48 a. m.
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo
<jhernandez@gha.com.co>; Juan José Camués López <jcamues@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: DEVOLUCIÓN DINEROS SBSB - PROCESO MAYERLYN CANCHALA
 
Buenos días estimada Dra. María Beatriz:
 
Remitimos el respectivo poder otorgado al miembro de nuestro equipo, Juan Camués, a efectos de que retire los títulos directamente en el
Banco Agrario.
 
Agradecemos que los poderes sean impresos, firmados con nota de presentación del representante legal de la compañía y remitidos a la
dirección calle 18A No. 42 - 162 Torre 2 apto 1404 de la ciudad de Pasto
 
Una vez recibamos el poder, procederemos con las gestiones de retiro de títulos. 
 
Igualmente agradecemos se nos remita la certificación bancaria de la cuenta en la que la compañía desea le sean consignados los dineros. 
 
Adicionalmente, quedamos atentos sobre si existe algún dinero que continue retenido con ocasión de este proceso. 
 
Cordialmente,
 

Isabella Caro Orozco
Abogada Senior -

Área Derecho  Privado
 

     
 
      www.gha.com.co

                       

 3178543795 - 315 5776200

 (60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

 icaro@gha.com.co
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la
información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments

De: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
Enviado: lunes, 23 de enero de 2023 9:51
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco
<icaro@gha.com.co>; Juan José Camués López <jcamues@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: OFICIO DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO
 
Buenos días.
Estoy atenta al poder para poder recoger los cheques en el Banco Agrario, una pregunta, el poder lo debe otorgar Carmen Elena o lo puede otorgar
cualquier representante de la Compañía.
Gracias.
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Saludos,
 
María Beatriz Giraldo O.
Directora RC, Lineas Financieras y Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°
Bogotá, Colombia
T +57 (1) 313 8700
Maria.Giraldo@sbseguros.co
 

 
De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado el: martes, 20 de diciembre de 2022 7:29 a. m.
Para: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Juan JosÃ© CamuÃ©s LÃ³pez
<jcamues@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: OFICIO DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO
 
LO1583
 
Paola L
 

De: Juzgado 01 Civil Circuito - Nariño - Ipiales <j01cctoipiales@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 19 de diciembre de 2022 17:07
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; querinf@bancolombia.com.co <querinf@bancolombia.com.co>;
notificacijudicial@bancolombia.com <notificacijudicial@bancolombia.com>
Asunto: OFICIO DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO
 
Señores:
BANCOLOMBIA S.A.
 
Como había sido objeto de comunicación desde el 7 de julio de esta anualidad, tal y como puede observarse de las constancias adjuntas,  en
cumplimiento de lo ordenado en providencia calendada a 16 de diciembre, remito nuevamente para cumplimiento de levantamiento de
medida cautelar oficio No. 497 EL CUAL CUENTA CON FIRMA ELECTRÓNICA.
 
El presente se remite con copia a la entidad ejecutada SBS SEGUROS para lo de su cargo.
 
Atentamente, ​​

 

​
 

EDITH YOLANDA FLOREZ CABRERA 
Secretaria 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales 
Correo:
j01cctoipiales@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Teléfono: 7732835 | Móvil: 3116724932 
Cra. 4ª No. 18-45 palacio de Justicia 2º Piso
Ipiales - Nariño 
____________________________________ 

“La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga,
distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de este Despacho Judicial., pues su contenido puede ser de carácter
confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre
este material de su computador.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo
recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y
todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde
que puede guardarlo como un archivo digital.
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