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Estimada Vale, muy buenas tardes, 

Amablemente informo que según la trazabilidad del correo de Isa parece que no. Es de anotar que según
el último reporte que se envió por informes a la Compañía se indica lo siguiente: 

"Apreciada doctora María Beatriz
 
Como es de su conocimiento, el día jueves 2 de febrero de 2023 el abogado designado para la
reclamación de los títulos valores se presentó en el Banco Agrario de Ipiales, en donde nos comunicaron
que los títulos se encontraban a nombre de Carmen Elena Cruz como persona natural y no como
representante legal de SBS Seguros Colombia S.A., en ese entendido se negaron a entregar los títulos.
 
El mismo día, nos acercamos al Juzgado de origen para que se realizara la corrección de los oficios al
Banco Agrario y radicamos solicitud correspondiente. Según información del Despacho, esta semana se
emitirá el oficio de corrección al Banco. Así las cosas, nuestro abogado regresará al Banco el viernes
para reclamar los títulos mencionados".
 
No encuentro que se hayan remitido los títulos. Tener en cuenta que, según la trazabilidad, SBS
autorizó el gasto del desplazamiento de un abogado de la firma hasta pasto para recoger los cheques y
consignarlos a la cuenta de SBS. Adicionalmente, se habrían elaborado unos poderes para esos
efectos. Pero no encuentro en el correo de Isa que estos se llaman remitido a la firma. En ese sentido,
porfa verifica primero con SBS si los poderes ya fueron remitidos. 

Muchas gracias, siempre cordial, 

DARLYN MARCELA MUÑOZ
Coordinadora Área Derecho Privado

Suroccidente

     
      www.gha.com.co

                      

  3113888049

 dmunoz@gha.com.co 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
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aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023 10:24
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Aura Maria Coral
Guerra <acoral@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Asunto: RV: NXE||AUTO CORRIGE PAGO DE TITULOS ||ANDREA MAYERLIN CANCHALA y OTROS||2022-
00005||LO-1583
 
Buen día Dar, espero estes bien. 

Por fis podrías confirmarme si finamente fueron reclamados los títulos mencionados? En caso de ser
afirmativa la respuesta por favor podrías indicarnos si el caso puede ser cerrado por SBS? 

Mil gracias!

Cordialmente, 
Valeria Suárez L. 



De: Cindy Vanessa Alarcon Florez <calarcon@gha.com.co>
Enviado: martes, 7 de febrero de 2023 17:54
Para: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>
Cc: CAD GHA <cad@gha.com.co>
Asunto: NXE||AUTO CORRIGE PAGO DE TITULOS ||ANDREA MAYERLIN CANCHALA y OTROS||2022-00005||LO-
1583
 
Dras., buenas tardes:

Por medio del presente reporto el siguiente Auto enviado al grupo de WhatsApp el día de hoy:

Tipo de Proceso   Demandante   Demandado  Juzgado   Región  
Radicado
(nueve dígitos)  

Tipo de
vinculación   Represe

EJECUTIVO ANDREA MAYERLIN 
CANCHALA y
OTROS

S.B.S. SEGUROS
S.A. y OTROS.

1 CIIVL DEL CTO
DE IPIALES 

NARIÑO 2022-00005 DEMANDADOS SBS
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Cindy Vanessa Alarcon 
Dependiente Judicial

     

      www.gha.com.co
                       

 314-8490374 - 315 5776200 

 (60) (2) 659 4075 - (60) (1) 761 6436

 calarcon@hga.com.co 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial
o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos. 
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