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RE: SOPORTE DE PAGO DEPOSITO JUDICIAL // HECTOR JULIO FLOREZ GIL VS SEGURIDAD SHATTER Y OTROS// RAD 2021-00312// PÓLIZA 12-43067//
SINIESTRO 359877

Desde Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Vie 01/11/2024 11:53
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

Estimados compañeros, muy buenos días,    
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado: viernes, 1 de noviembre de 2024 11:46
Para: Buitrago Millan, Maria F [CTR] <Maria.BuitragoMillan@Chubb.com>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Delgado, Gina
Marcela <gmdelgado@chubb.com>
Asunto: RE: SOPORTE DE PAGO DEPOSITO JUDICIAL // HECTOR JULIO FLOREZ GIL VS SEGURIDAD SHATTER Y OTROS// RAD 2021-00312// PÓLIZA 12-43067// SINIESTRO 359877
 
Apreciada Doctora Maria Fernanda buenos días 

Comedidamente informo que el despacho negó la solicitud de aclaración de la sentencia, por lo que el termino para hacer el pago empezó a correr.  Por suerte, la
compañía ya realizó el pago y este fue acreditado ante el despacho el día de ayer 31 de octubre de 2024.

Cualquier novedad les estaré informando oportunamente. 

Remito soporte documental.

Cordial saludo. 
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Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Edificio Calle 94a Carrera11A  # 94A-23 Of 201 |
+57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Buitrago Millan, Maria F [CTR] <Maria.BuitragoMillan@Chubb.com>
Enviado: jueves, 31 de octubre de 2024 10:59
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Guido Montero Gomez <gmontero@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Delgado, Gina
Marcela <gmdelgado@chubb.com>
Asunto: SOPORTE DE PAGO DEPOSITO JUDICIAL // HECTOR JULIO FLOREZ GIL VS SEGURIDAD SHATTER Y OTROS// RAD 2021-00312// PÓLIZA 12-43067// SINIESTRO 359877
 
 
Muy buenos días
 
Apreciados doctores, a continuación, adjuntamos soporte de pago de la transacción por deposito judicial de la condena en asunto.
 
Cordialmente,

 

María Fernanda Buitrago Millán
Abogada externa, Claims 
Carrera 7 No. 71 - 21 Torre B Piso 7, Bogotá D.C. , Colombia
O (+57) 601 3266200 Ext. 1340
E maría.buitragomillan@chubb.com
 
 
Si recibe este correo fuera de su horario usual de trabajo, por favor tenga en cuenta que no espero que sea  leído, gestionado o contestado en este momento, puede responder o
tomar acciones sobre el mismo en su horario habitual de trabajo
 
From: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Sent: Thursday, October 24, 2024 4:04 PM
To: Buitrago Millan, Maria F [CTR] <Maria.BuitragoMillan@Chubb.com>; Guido Montero Gomez <gmontero@gha.com.co>; Delgado, Gina Marcela <gmdelgado@chubb.com>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Subject: [EXTERNAL] RE: IMPORTANTE SENTENCIA DESFAVORABLE SEGUNDA INSTANCIA// HECTOR JULIO FLOREZ GIL VS SEGURIDAD SHATTER Y OTROS// RAD 2021-00312//
PÓLIZA 12-43067// SINIESTRO 359877
 
Apreciadas Doctoras buenas tardes
 
Comedidamente remito solicitud de aclaración de la sentencia radicada el día de hoy. No obstante, recomendamos amablemente realizar el pago
de la condena de acuerdo con lo informado anteriormente, con el fin que no se vaya a incurrir en el pago de intereses moratorios.
 
Cualquier novedad que se presente estaremos informando lo pertinente.
 
Cordial saludo.
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este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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De: Monica Liceth Torres Escobar
Enviado el: miércoles, 23 de octubre de 2024 2:23 p. m.
Para: Buitrago Millan, Maria F [CTR] <Maria.BuitragoMillan@Chubb.com>; Guido Montero Gomez <gmontero@gha.com.co>; Delgado, Gina Marcela <gmdelgado@chubb.com>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: RV: IMPORTANTE SENTENCIA DESFAVORABLE SEGUNDA INSTANCIA// HECTOR JULIO FLOREZ GIL VS SEGURIDAD SHATTER Y OTROS// RAD 2021-00312// PÓLIZA 12-
43067// SINIESTRO 359877
 
 
Apreciadas Doctoras buenas tardes
 
Comedidamente informo que, en el proceso de la referencia, por estado el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI SALA CIVIL notificó el 21 de
octubre de 2024 sentencia de segunda instancia desfavorable para los intereses de la compañía, en la que resolvió: 
 

"PRIMERO: Declarar que Azor Conjunto Residencial Etapa I y II y La Previsora S.A. Compañía de Seguros no están legitimadas por
pasiva para resistir las pretensiones del actor, por lo expuesto en precedencia.
 
SEGUNDO: Declarar civilmente responsable a Seguridad Shatter de Colombia Ltda. por los daños inmateriales causados a Héctor Julio Flórez Gil con
ocasión a los hechos ocurridos en su residencia el 13 de junio de 2020.
 
TERCERO: Denegar la indemnización reclamada por concepto de daño emergente. 76001-31-03-001-2021-00312-01 39
 
CUARTO: Condenar a Seguridad Shatter de Colombia Ltda. a pagar a Héctor Julio Flórez Gil la suma de $10’000.000 por concepto de daños morales.
 
QUINTO: Ordenar a la Chubb Seguros de Colombia S.A. que concurra al pago de la indemnización otorgada al demandante, en los términos del
contrato de Seguro suscrito con Seguridad Shatter de Colombia Ltda.
 
SEXTO: Condenar a Chubb Seguros de Colombia S.A. a reconocer y pagar sobre el valor de la condena, los intereses moratorios de que trata el
artículo 1080 del Código de Comercio (interés corriente bancario certificado por la Superintendencia Financiera aumentado en la mitad, sin exceder el
límite de usura) a partir de la ejecutoria de esta providencia.
 
SÉPTIMO: Condenar en costas de ambas instancias a Seguridad Shatter de Colombia Ltda. y a Chubb Seguros de Colombia S.A. Como agencias en
derecho de la segunda instancia, el Magistrado Sustanciador fija la suma de $1’300.000.
 
OCTAVO: Condenar en costas al demandante a favor de Azor Conjunto Residencial Etapa I y II y La Previsora S.A. El valor de las agencias en derecho
deberá ser fijada por el juez a quo.
 
NOVENO: Condenar en costas a Azor Conjunto Residencial Etapa I y II a favor de Axa Colpatria Seguros S.A. El valor de las agencias en derecho
deberá ser fijada por el juez a quo.
 
DÉCIMO: Devolver el expediente a la oficina de origen."

 
En el presente caso, en primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda. Sin embargo, en segunda instancia se declaró civilmente
responsable a Seguridad Shatter de Colombia Ltda., debido a que el superior concluyó que la parte actora demostró que se incumplió con la
obligación de medio objeto del contrato de vigilancia ya que la misma se debía sujetar a las directrices pactadas con el conjunto consistentes en
realizar el registro de ingreso, lo cual al incumplirse constituye el nexo causal y la mencionada culpa del vigilante y, por lo tanto, de la empresa.
 
De acuerdo con lo anterior, el valor que debe pagar CHUBB SEGUROS se detalla a continuación:
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CONDENA

Demandante DAÑO EMERGENTE DAÑO MORAL TOTAL EN PESOS

HECTOR JULIO
FLOREZ

$                                                                    
-  

 $                                                
10.000.000

 $                                              
10.000.000

Condena en millones de pesos $                                              
10.000.000

Valor asegurado póliza  43067  $1,000,000,000 $                                              
10.000.000

Deducible 10% mínimo 3 SMMLV $                                                
2.633.409

TOTAL A CARGO CHUBB $                                                
7.366.591

VALOR COSTAS A CARGO DE CHUBB $                                                
1.300.000

TOTAL CONDENA MÁS COSTAS $                                                
8.666.591

 
 
El valor se debe cancelar a la siguiente cuenta:
 
CÓDIGO DEL JUZGADO   760012031001

NOMBRE DEL JUZGADO   JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

CONCEPTO  PAGO CONDENA 

RADICACION PROCESO 76001310300120210031200

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDANTE   CC

IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDANTE   16.645.255

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL DEMANDANTE   HECTOR JULIO

APELLIDOS DEL DEMANDANTE   FLOREZ GIL

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDADO   NIT

IDENTIFICACIÓN DEMANDADO   890.310.752-1

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL DEMANDADO   SEGURIDAD SHATTER DE COLOMBIA LTDA

VALOR DEL DEPÓSITO   890.310.752-1
 
Finalmente, informamos que se encuentra pendiente el auto de liquidación de costas y agencias en derecho, por lo que, una vez se notifique
estaremos atentos a remitir para su correspondiente pago.
 
Quedamos atentos al soporte de pago con el fin de acreditarlo ante el despacho.
 
Adjunto documentos.
 
Cordial saludo.
 
 

Monica Liceth Torres E
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.co
Cali - AV 6A Bis # 35N -
6200
Bogotá - Edificio Calle 9
201 | +57 317 379 5688

gha.com.co

1/11/24, 11:54 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQAD%2FiNgHx0tFClnGE6XxRu%2… 4/5

mailto:mtorres@gha.com.co
https://urldefense.com/v3/__http:/gha.com.co/__;!!Mb3P9oM!DIop9bIdX_WitA0uhZW4WRqvGgDW2tDC2MqvmhZHfXNP6T0irT0Bw2bRFg7h39OiYzf_wqKi6rJ8t50RDv3X75BZ$


     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la
información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al
remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a
copy of the mail as well as its attachments.
 
 

This email (including any attachments) is intended for the designated recipient(s) only, and may be confidential, non-public, proprietary, and/or protected by
the attorney-client or other privilege. Unauthorized reading, distribution, copying or other use of this communication is prohibited and may be unlawful.
Receipt by anyone other than the intended recipient(s) should not be deemed a waiver of any privilege or protection. If you are not the intended recipient or if
you believe that you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete all copies from your computer system without reading,
saving, printing, forwarding or using it in any manner. Although it has been checked for viruses and other malicious software ("malware"), we do not warrant,
represent or guarantee in any way that this communication is free of malware or potentially damaging defects. All liability for any actual or alleged loss,
damage, or injury arising out of or resulting in any way from the receipt, opening or use of this email is expressly disclaimed.
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