12/7/24, 2:10 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RE: HONORARIOS RC MEDICA || DTE. ISIDRO MATACEA DIAZ // RADICADO: 2023-00113 stro 150317322200001_2

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Vie 12/07/2024 14:10
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC:Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>
Estimados compafieros, muy buenas tardes,

Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muioz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contfenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 12:08

Para: Mayra Alejandra Diaz Milldn <mdiaz@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Barédn Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RV: HONORARIOS RC MEDICA || DTE. ISIDRO MATACEA DIAZ // RADICADO: 2023-00113 stro 150317322200001_2

Buena tarde.
Amablemente remito informacién MAPFRE.

Cordialmente,

De: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 11:39

Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: HONORARIOS RC MEDICA | | DTE. ISIDRO MATACEA DIAZ // RADICADO: 2023-00113 stro 150317322200001_2

Apreciado Doctor, en el caso de la referencia, le informo los honorarios PROCESO ORDINARIO:

El valor de la contingencia en el presente caso es la suma de | S 11.700.000,00

que corresponde al menor valor que se toma entre el valor de las pretensiones y el valor asegurado (menos el deducible), teniendo en
cuenta solo el capital, es decir sin incluir intereses, costas del proceso, lucro cesante, ni indexacién.

En consecuencia con lo anterior, los honorarios sera el valor de S 2.600.000,00

5% como cargo fijo y como porcentaje de éxito S 585.000,00
pagaderos de la siguiente forma:

a) El 40% del porcentaje fijo una vez se reciba copia de la contestacion, sellada por el despacho judicial S 1.040.000,00
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b) El 30% del porcentaje fijo contra los alegatos de primera instancia S 780.000,00
c) El 30% restante contra el fallo de haga transito a cosa juzgada S 780.000,00
d) El porcentaje eventual se pagara: S 585.000,00

* Si el proceso termina por transaccidn, conciliacion o desistimiento, sobre la diferencia entre la contingencia del proceso y lo que
efectivamente la Compafiia pague, como suma adicional a lo ya causado.

** En caso de sentencia favorable a los intereses de la Compafiia, sobre el valor de la contingencia.

Agradecemos radicar su factura antes de los dias 20 de cada mes.

Para el momento de la facturacion agradezco por favor referenciar el nimero de siniestro JR_ 150317322200001_2 de igual manera agradezco referenciar en
el campo de descripcion de la factura alguna de las siguientes opciones dependiendo de la etapa procesal a cobrar:

Concepto 1 — Contestacion: 40% - JOMIAYA

Concepto 2 — Alegatos: 30% - JOMIAYA

Concepto 3 — Sentencia en Firme (a favor o en Contra): 30% - JOMIAYA
Concepto 4: Audiencias — JOMIAYA

(sugiero copiar y pegar el texto sin puntos ni comas)

En la remision agradezco por favor adjuntar el archivo XML que proporciona su proveedor de facturacion electronica, remitir la facturacion al correo ROBOT
(FACTURACION_ABOGSG@MAPFRE.COM.CO) con copia a jomiaya@mapfre.com.co .

Cordial saludo,

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Cel. 316 018 69 95

Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co

Siguenos en:

fOInY @

MAPFRE

Cuidamos lo que te importa

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado el: martes, 11 de junio de 2024 7:40 p. m.

Para: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: SOLICITUD CARTA HONORARIOS | | REPORTE CONTESTACION A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTIA | | ASIGNACION PROCESAL // ISIDRO MATACEA
DIAZ // RADICADO: 2023-00113

Buen dia, estimada doctora Johanna.

Conforme correo que antecede, nos permitimos allegar los documentos solicitados.

Demanda_Anexos 20230302 (2).pdf

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
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Mayra Alejandra Diaz Millan
Abogada Junior

Email: mdiaz@gha.com.co | 324 248
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario
por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

Enviado: martes, 4 de junio de 2024 13:42

Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Cc: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Asunto: RE: SOLICITUD CARTA HONORARIOS | | REPORTE CONTESTACION A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTIA | | ASIGNACION PROCESAL // ISIDRO MATACEA

DIAZ // RADICADO: 2023-00113

Buenos dias, estimados.

Agradezco por favor compartir la demanda, asi mismo se registro en CT por lo cual es importante me apoyen con la actualizacion.

Cordial saludo,

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Cel. 316 018 69 95

Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co

Siguenos en:

fOinyY @

MAPFRE

Cuidamos lo que te importa
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2024 4:15 p. m.

Para: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Asunto: RV: SOLICITUD CARTA HONORARIOS | | REPORTE CONTESTACION A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTIA | | ASIGNACION PROCESAL // ISIDRO MATACEA
DIAZ // RADICADO: 2023-00113

Buen dia, estimada doctora Johanna.
Amablemente nos permitimos allegar informe inicial y contestacion de la demanda realizados el pasado 23 de enero de 2024.
Quedo atenta a sus importantes comentarios.

Cordialmente,

MAYRA ALEJANDRA DIAZ MILLAN

ABOGADA
AREA DE INFORMES
+57 3242483923

mdiaz@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
I
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GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its aftached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachment

De: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 12:55

Para: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Asunto: RE: SOLICITUD CARTA HONORARIOS || REPORTE CONTESTACION A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTIA || ASIGNACION PROCESAL // ISIDRO MATACEA
DIAZ // RADICADO: 2023-00113

Buenas tardes, estimada.
La asignacion de honorarios se hace una vez se remitan a esta Compafiia todos los soportes del expediente.

A la fecha y salvo error de mi parte, aun no se nos ha remitido el Excel del informe inicial, la demanda, la contestacion al lamamiento en garantia junto con el soporte de
radicacion.

Cordial saludo,

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Cel. 316 018 69 95

Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co

De: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2024 4:19 p. m.

Para: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

Asunto: SOLICITUD CARTA HONORARIOS | | REPORTE CONTESTACION A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTIA | | ASIGNACION PROCESAL // ISIDRO MATACEA DIAZ //
RADICADO: 2023-00113

Buena tarde,

Doctora
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12/7/24, 2:10 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
Johanna Aya

Cordial Saludo

Comedidamente solicito la carta de honorarios para el proceso en referencia.
Quedo pendiente a sus importantes comentarios.

Cordialmente;

ANGIE TATIANA GUAZA LUCUMI
AUXILIAR DE FACTURACION
AREA FINANCIERA
+57 315 577 6200
facturacion@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y
sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its atfachments.

***DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo
ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacion, reproduccion,
alteracion, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demas
normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo
ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacion, reproduccion,
alteracion, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demas
normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.

MAPFRE Seguros Generales y MAPFRE Colombia Vida seguros informan que: A través del Defensor del Consumidor Financiero usted tiene la posibilidad de interponer quejas por fallas y deficiencias en los servicios.
Estas quejas pueden ser radicadas mediante alguno de los siguientes canales:

Defensor principal MAPFRE: Dr. Manuel Guillermo Rueda Serrano; E-mail: defensoriamapfre@gmail.com; direccion fisica: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221 — Bogota D.C.; en el celular: 3123426229; Defensor suplente
Dr. Jorge Humberto Martinez Luna; Direccion: Transversal 17 A Bis # 36-60 — Bogota D.C.; Teléfono Celular: 3102234304; Correo electrénico: martiluabog@cable.net.co; Horario de atencion de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. Jornada Continua; o en la pagina web MAPFRE.COM.CO, oficinas y lineas telefonicas de MAPFRE en Colombia.

***DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen
exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier
motivo, por favor comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacion, reproduccion,
alteracién, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo
establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demas normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo
ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacion, reproduccion,
alteracion, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demas
normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.

MAPFRE Seguros Generales y MAPFRE Colombia Vida seguros informan que: A través del Defensor del Consumidor Financiero usted tiene la posibilidad de interponer quejas por fallas y deficiencias en los servicios.
Estas quejas pueden ser radicadas mediante alguno de los siguientes canales:

Defensor principal MAPFRE: Dr. Manuel Guillermo Rueda Serrano; E-mail: defensoriamapfre@gmail.com; direccion fisica: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221 — Bogota D.C.; en el celular: 3123426229; Defensor suplente
Dr. Jorge Humberto Martinez Luna; Direccion: Transversal 17 A Bis # 36-60 — Bogota D.C.; Teléfono Celular: 3102234304; Correo electrénico: martiluabog@cable.net.co; Horario de atencion de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. Jornada Continua; o en la pagina web MAPFRE.COM.CO, oficinas y lineas telefénicas de MAPFRE en Colombia.

***DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo
ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacion, reproduccién,
alteracion, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demas
normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo
ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacion, reproduccién,
alteracion, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demas
normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.

MAPFRE Seguros Generales y MAPFRE Colombia Vida seguros informan que: A través del Defensor del Consumidor Financiero usted tiene la posibilidad de interponer quejas por fallas y deficiencias en los servicios.
Estas quejas pueden ser radicadas mediante alguno de los siguientes canales:

Defensor principal MAPFRE: Dr. Manuel Guillermo Rueda Serrano; E-mail: defensoriamapfre@gmail.com; direccion fisica: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221 — Bogota D.C;; en el celular: 3123426229; Defensor suplente
Dr. Jorge Humberto Martinez Luna; Direccion: Transversal 17 A Bis # 36-60 — Bogota D.C.; Teléfono Celular: 3102234304; Correo electrdnico: martiluabog@cable.net.co; Horario de atencion de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. Jornada Continua; o en la pagina web MAPFRE.COM.CO, oficinas y lineas telefonicas de MAPFRE en Colombia.
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