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RADICACIÓN PAGO DE LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA PRF 80952-2019-00582 || BATALLÓN DE
INFATERÍA DE MARINA # 32 (BIFIM32)

Desde Kathalina Carpetta Mejia <kcarpetta@gha.com.co>
Fecha Jue 19/12/2024 18:14
Para Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA

<cad@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Katherine Buitrago Bustamante
<kbuitrago@gha.com.co>

CC Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso
<mflopez@gha.com.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)
Correo_ Kathalina Carpetta Mejia - Outlook.pdf; Memorial acredita pago total ALLIANZ.pdf;

Buenas tardes estimados, para su conocimiento y fines pertinentes me permito reportar que el día de
hoy se radicó memorial acreditando el pago total de la obligación derivada del PRF 2019-582, así:

Adjunto memorial y constancia de remisión.

@CAD: Por favor cargar en Case 17567
@Katherine Buitrago Bustamante: Kathe de ser posible el día de mañana por favor contactemos a la Dra.
Marcela (la sustanciadora del proceso de cobro coactivo) y confirmemos que se haya recibido la solicitud
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por parte de la entidad.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Kathalina Carpetta Mejía
Abogada Junior

Email: kcarpetta@gha.com.co |  319 796 6258
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Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial
o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Enviado: jueves, 19 de diciembre de 2024 12:07 p. m.
Para: Kathalina Carpetta Mejia <kcarpetta@gha.com.co>
Cc: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Asunto: RV: LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA PRF 80952-2019-00582 || BATALLÓN DE INFATERÍA DE MARINA # 32
(BIFIM32)
 
Katha: por favor procedamos con la solicitud de archivo y desvinculación. Radica sin revisión.
 
Te agradezco mucho.
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Javier Andrés Acosta Ceballos
Coordinador Derecho Público – Bogotá
Coordinador Nacional de Responsabilidad Fiscal

Email: jacosta@gha.com.co |  311 396 8317
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577
6200
Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 | +57 317 379
5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
 
 
 
De: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>
Enviado el: martes, 17 de diciembre de 2024 10:21 p. m.
Para: Kathalina Carpetta Mejia <kcarpetta@gha.com.co>
CC: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Asunto: RE: LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA PRF 80952-2019-00582 || BATALLÓN DE INFATERÍA DE MARINA # 32
(BIFIM32)
 

Internal

 
Buenas noches:
Respetada Kathalina.
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En atención a lo indicado en el correo que antecede y a la liquidación allegada por la Contraloría General de la
República – Gerencia Departamental Colegiada del Guaviare relacionada con el PRF 80952-2019-00582, adjunto
el correspondiente comprobante de pago del supuesto saldo adeudado por Allianz Seguros S.A. por valor de
$59.658.378 con corte al 16 de diciembre del año curso.  
 
En ese sentido, agradezco radicar el documento adjunto a la Contraloría de Conocimiento, acreditar el pago
realizado por la Compañía, solicitar el respectivo paz y salvo del cumplimiento de la obligación a cargo de Allianz
Seguros S.A.  y requerirle al debido Ente de Control el cierre del proceso de cobro coactivo DCC 1-180.
 
Quedo muy atenta a tu respuesta y comentarios sobre el particular. En especial, la terminación oficial del caso.
 
Atentamente,
 
 
Maria Alejandra Revelo Castiblanco
Abogada procesos judiciales P&C, Vida y de Responsabilidad Fiscal
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación.
📞 (+57) 3160244434.                                           
✉ maria.revelo@allianz.co.

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener

información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y

notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Kathalina Carpetta Mejia <kcarpetta@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2024 9:58 a. m.
Para: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>
CC: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Asunto: LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA PRF 80952-2019-00582 || BATALLÓN DE INFATERÍA DE MARINA # 32
(BIFIM32)
 
Buenos días doctora María, comedidamente me sirvo remitir la liquidación que allegó la
Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada del Guaviare, en
relación con el PRF 80952-2019-00582, mediante la cual se especifica el valor a pagar con
corte al 12, 13 y 16 de diciembre de 2024.
 
El valor actualizado para el 16 de diciembre de 2024 es de $59.658.377,49, es importante
señalar que la entidad advirtió que el pago debe realizarse el día indicado a efectos de evitar el
incremento en los intereses, por lo que se aconseja realizarlo a más tardar en la fecha
mencionada.
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud.
 
Cordialmente,
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Kathalina Carpetta Mejía
Abogada Junior

Email: kcarpetta@gha.com.co |  319 796 6258
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o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.
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