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RE: AUTO APRUEBA LIQUIDACION DE COSTAS / JESUS HUMBERTO MUNOZ / CLIENTE: ALLIANZ SEGUROS S.A. / 2020-00062 / No. CASE 17642

From Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>

Date Wed 2/26/2025 9:17

To  Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>; Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>
Cc  Informes GHA <informes@gha.com.co>

Hola Mar,

Conforme lo conversado, indico que si bien en sentencia de Segunda Instancia se condend a la compaiiia en costas por un valor de $1.300.000, lo cierto es que
el Despacho en el auto aqui notificado, no tuvo en cuenta dicho rubro, y por ende, en principio, no estaria obligada a realizar ese pago. No obstante, debe
ponerse de presente a la cia que, eventualmente el demandante podria interponer recurso de apelacion contra esta decisidon para que se incluyen, o, también,
podria pasar por alto tal omisién y nunca corregirse.

De esta manera, es viable indicar a la cia que, por el momento no se realice el pago de costas y esperar si el auto es corregido o queda en firme.

Sin otro particular, quedo atenta a tus comentarios.

Cordialmente,

Alejandra Murillo Claros

Abogada Sénior I

Email: amurillo@gha.com.co | 310 502 4218
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Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its

attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are
not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: martes, 25 de febrero de 2025 19:13

Para: Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>; Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Fw: AUTO APRUEBA LIQUIDACION DE COSTAS / JESUS HUMBERTO MUNOZ / CLIENTE: ALLIANZ SEGUROS S.A. / 2020-00062 / No. CASE 17642
Estimadas Dani y Ale,

En este caso, quisiera consultar con ustedes si estas costas deben ser pagadas por Allianz, teniendo en cuenta que aqui se condend al asegurado y cuando se pago
la condena no se habia liquidado este rubro.

Quedo muy pendiente a sus valiosos comentarios, para conocer si debemos trasladar esto a la compafiia, junto con los datos de pago del Despacho.

iMil gracias!

Respetuosamente,

O
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a Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: lunes, 24 de febrero de 2025 19:35

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Asunto: RV: AUTO APRUEBA LIQUIDACION DE COSTAS / JESUS HUMBERTO MURNOZ / CLIENTE: ALLIANZ SEGUROS S.A. / 2020-00062 / No. CASE 17642

ALLIANZ

De: Aura Maria Coral Guerra <acoral@gha.com.co>

Enviado: lunes, 24 de febrero de 2025 17:36

Para: Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>; Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>

Cc: Maria Fernanda Lépez Donoso <mflopez@gha.com.co>; Yennifer Edidth Acosta Barbosa <yacosta@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: AUTO APRUEBA LIQUIDACION DE COSTAS / JESUS HUMBERTO MURNOZ / CLIENTE: ALLIANZ SEGUROS S.A. / 2020-00062 / No. CASE 17642

JESUS
Juzgado 03
HUMBERTO EMAS SA.Y ALLIANZ
LABORAL MUROZ Y OTROS Labpra! del PASTO 52001310500320200006200 | DEMANDADO SEGUROS S A
OTROS Circuito

Buenas tardes doctores,

Les remito auto de fecha 21 de febrero de 2025 notificado el dia 24 de febrero del 2025, mediante el cual se dispone:
RESUELVE:
PRIMERO: APROBAR la Liquidacion de Costas realizada dentro del proceso de la referencia.

Atentamente,

Aura Maria Coral Guerra

Dependiente Judicial

Email: acoral@gha.com.co | 317 752 4448
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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