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Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Lun 29/01/2024 17:57

Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC:Informes GHA <informes@gha.com.co>;Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;Ana Maria Baron Mendoza
<abaron@gha.com.co>

Hola Equipo CAD

Favor registrar este correo en CASE

Gracias

MONICA L. TORRE ESCOBAR

PROFESIONAL SENIOR
CENTRO DE ANALISIS DE
INFORMACION Y REPORTES

+57 3168752289

ABOGADOS & ASQCIADOS

mtorres@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no
comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario
del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If
you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Angela Torres Molano <angela.torres@sbseguros.co>

Enviado el: lunes, 29 de enero de 2024 5:29 p. m.

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: AUTO FIJA FECHA DE AUDIENCIA | | GLADIS LONDONO HERRERA | | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
OCCIDENTE LTDA Y OTRO || CLIENTE: SBS || 2021-00073 | | JUDICIAL-330

Buenas tardes, apreciada Monica:
Através del presente dejamos por escrito que el jueves 25 de enero de 2024 se autoriz6 al doctor Gustavo Herrera por
teléfono para realizar un ofrecimiento de $18.000.000 millones de pesos para conciliar y dar por terminado este

proceso judicial.

Cordialmente,
Angela Patricia Torres Molano

Especialista de Litigios & Liabilities
Vicepresidencia de Indemnizaciones
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SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° - Bogota, Colombia
T+57 (601) 313 8700
Angela.Torres@sbseguros.co
www.SBSeguros.co

Seguros Colombia PARA TRABAJAR | cmmrcacon:y

De: Angela Torres Molano

Enviado el: viernes, 19 de enero de 2024 2:59 p. m.

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Maria Giraldo Orozco <Maria.Giraldo@sbseguros.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: AUTO FIJA FECHA DE AUDIENCIA | | GLADIS LONDONO HERRERA | | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
OCCIDENTE LTDAY OTRO || CLIENTE: SBS | | 2021-00073 | | JUDICIAL-330

Apreciada Ménica:

Por medio del presente te informo que la posicién de la compaiiia para la asistencia a la etapa de conciliacién de la
audiencia inicial es asistir con animo conciliatorio y se autoriza un ofrecimiento de hasta $12.800.000.

Siniestro 3/110/1000219/1
Por favor inférmanos del desarrollo de la audiencia y de cualquier cambio que amerite modificar nuestra postura.
Mil gracias.

Cordialmente,

Angela Patricia Torres Molano
Especialista de Litigios & Liabilities
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° - Bogota, Colombia
T+57 (601) 313 8700
Angela.Torres@sbseguros.co
www.SBSeguros.co

Seguros Colombia PARA TRABAJAR || SEmmcacony

De: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>

Enviado el: jueves, 29 de junio de 2023 8:44 a. m.

Para: Angela Torres Molano <angela.torres@sbseguros.co>; Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: AUTO FIJA FECHA DE AUDIENCIA || GLADIS LONDONO HERRERA || COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
OCCIDENTE LTDA Y OTRO || CLIENTE: SBS | | 2021-00073 | | JUDICIAL-330

Apreciadas doctoras, reciban un cordial saludo.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkKADhkZDkzMmEyLTc2NDQINDkwMS04ODVhLTZjZjU5Y|FIYmM1ZgAQADxnHXMb1f9KrSjghSLngsk%3D 2/4


mailto:Angela.Torres@sbseguros.co
http://www.sbseguros.co/
mailto:mtorres@gha.com.co
mailto:Maria.Giraldo@sbseguros.co
mailto:informes@gha.com.co
mailto:Angela.Torres@sbseguros.co
http://www.sbseguros.co/
mailto:vsuarez@gha.com.co
mailto:angela.torres@sbseguros.co
mailto:maria.giraldo@sbseguros.co
mailto:informes@gha.com.co

30/1/24, 8:32 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

Comedidamente informamos que, en el proceso de referencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito
Tulug, fij6 fecha de audiencia inicial para el dia a veinticinco (25) de enero del afio dos mil veinticuatro (2024), a las
9 am. Por tanto, agradecemos agendar fecha y remitir las instrucciones correspondientes.

En esta oportunidad, se considera viable conciliar dada la contingencia probable del proceso, toda vez que “Dentro
del proceso se discute la responsabilidad de la parte pasiva por las lesiones personales sufridas por la demandante,
con fundamento en el supuesto contrato de transporte concertado entre ella y la empresa de transportes
demandada. Bajo ese entendido, se tiene que la responsabilidad que se pretende deriva de una obligacion de
resultado, en virtud de lo dispuesto por los articulos 982 y 1003 del Cédigo de Comercio, prescindiendo de la
valoracion de la culpa. De ahi que solo puede alegarse como causa eximente de responsabilidad, la causa extrafia y
el hecho exclusivo de la victima. No obstante, una vez revisado el material probatorio que obra en el expediente, se
tiene que no existen elementos de juicio suficientes para acreditar alguna de las causales de exoneracién en
cuestion.

Si bien junto con el escrito demandatorio no se acompafné prueba del contrato de transporte como tal, ni de la
ocurrencia del accidente (como el Informe Policial de Accidente de Transito), lo cierto es que tales hechos fueron
aceptados por la empresa de transportes demandada al contestar el escrito demandatorio y en todo caso, dentro del
proceso obra copia del documento denominado Formulario Unico de Reclamacién de los Prestadores de Servicio de
Salud, en el cual se indic6: “OCUPANTE DE AUTOMOVIL TIPO MICROBUS DE PLACA S0zZ882 SUFRE
ACCIDENTE DE TRANSITO AL CAER DEL BUS EN LA CARRERA 40 CON CALLE 25”, con lo cual se vincula al
vehiculo asegurado con los hechos objeto de litigio.

Con los demas documentos adjuntos (Historia clinica e Informes de Medicina Legal) se acredita que la demandante
efectivamente sufrié algunas lesiones personales”.

Motivo por el cual, se sugiere realizar un ofrecimiento de 14.400.000.

Quedamos atentos a sus instrucciones.

De ante mano, muchas gracias.

Cordialmente,
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VALERIA SUAREZ LABRADA

ABOGADA JUNIOR

AREA INFORMES ( ' I I

+57 315 577 6200 ABOGADOS & ASOCIADOS

vsuarez@gha.com.co
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comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario
del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.
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