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RV: CT 104213 RE: SOPORTES- NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS

Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Vie 12/01/2024 15:59
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
Buen dia, Cad

Por favor cargar correo como asignación de honorarios al case 1788

Cordialmente, 

 

VALENTINA TAMAYO ORTEGA

 

 

AUXILIAR DE FACTURACION
             ÁREA FINANCIERA

  +57 315 577 6200

  facturacion@gha.com.co

   gha.com.co 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en

este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí

contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus

adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in
this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: Daniela Diez Gonzalez <ddiez@sura.com.co>
Enviado: jueves, 7 de julio de 2022 1:44
Para: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Cc: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>
Asunto: RE: CT 104213 RE: SOPORTES- NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
 
Buen día,
 
Me encontraba en periodo de vacaciones, me excuso por la tardanza.
 
Para estos procesos los honorarios corresponden a: 3SMLMV con la presentación del recurso ante la Rama.
 
Una vez se encuentre en sede administrativa se reconocerán 7SMLMV adicionales de la siguiente manera: 3.5 con la presentación del escrito de
demanda y 3.5 restantes con la sentencia que pone fin al proceso.
 
El CT es el 104213
Gracias,
Feliz dia
 
 
Daniela Diez G.
ANALISTA ASUNTOS LEGALES REGIONAL OCCIDENTE
SURA COLOMBIA
 
Dirección: Calle 64 Norte Nº 5BN-146 Local 101C Centro Empresa (Cali - Colombia)
Teléfono: (052) 387 61 30 Ext: 23252
Cel: 3148021459.
ddiez@sura.com.co

 
 
 
De: Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 30 de junio de 2022 08:25 a. m.
Para: Daniela Diez Gonzalez <ddiez@sura.com.co>
Asunto: RV: CT 104213 RE: SOPORTES- NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
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Buenos días estimada Dra. Daniela,
 
Comedidamente solicitamos de su colaboración informándonos el valor de los honorarios del proceso en referencia,
 
Quedo atenta a sus comentarios,
 
Cordial saludo,
 
 

Laura Camila Colorado 
Auxiliar de facturación

 

     
 
      www.gha.com.co

                       

 315 5776200 

 (+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

facturacion@gha.com.co

 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en

este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí

contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus

adjuntos.

 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in

this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,

confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Manuel Alejandro Olave Chuvila <facturacion@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 1 de junio de 2022 8:27
Para: Daniela Diez Gonzalez <ddiez@sura.com.co>
Asunto: RE: CT 104213 RE: SOPORTES- NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
 
Buenos días estimada Dra. Daniela,
 
Comedidamente solicito de su colaboración informándonos el valor de los honorarios y el CASE del proceso en referencia,
 
Quedo atento a sus comentarios,
 
Cordial saludo,
 

Manuel Alejandro Olave Chuvila 
Auxiliar de facturación

 

     
 
      www.gha.com.co

                       

 315 5776200 

 (+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

facturacion@gha.com.co

 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en

este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí

contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus

adjuntos.

 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in

this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,

confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Daniela Diez Gonzalez <ddiez@sura.com.co>
Enviado: viernes, 20 de mayo de 2022 7:06
Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
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Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Manuel Alejandro Olave Chuvila <facturacion@gha.com.co>; David Ricardo Gomez Restrepo
<drgomez@sura.com.co>
Asunto: RE: CT 104213 RE: SOPORTES- NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
 
Buen día Dra.
 
Por favor me confirma si ya puede visualizar el proceso.

Feliz dia
Daniela Diez G.
ANALISTA ASUNTOS LEGALES REGIONAL OCCIDENTE
SURA COLOMBIA
 
Dirección: Calle 64 Norte Nº 5BN-146 Local 101C Centro Empresa (Cali - Colombia)
Teléfono: (052) 387 61 30 Ext: 23252
Cel: 3148021459.
ddiez@sura.com.co

 
 
 
De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2022 07:57 a. m.
Para: Daniela Diez Gonzalez <ddiez@sura.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Manuel Alejandro Olave Chuvila <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: CT 104213 RE: SOPORTES- NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
 
Buenos días, apreciada doctora Daniela
 
De la manera má s atenta, informamos que en la plataforma no es posible visualizar el proceso. Así mismo, agradecemos la asignació n de
honorarios.
 
Cordialmente,
 

Lorena Jurado Chaves
Coordinadora Área de Informes
 

     
 
      www.gha.com.co

                       

3004674253

(60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

ljurado@gha.com.co
 

 Aviso de Confidencialidad: 
La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario
por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice:
The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please
contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 
 
 
De: Daniela Diez Gonzalez <ddiez@sura.com.co>
Enviado el: miércoles, 13 de abril de 2022 3:35 p. m.
Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
CC: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lina Maria Angulo Gallego
<lmangulo@suramericana.com.co>; David Ricardo Gomez Restrepo <drgomez@sura.com.co>
Asunto: CT 104213 RE: SOPORTES- NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
 
Buenas tardes,
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Informo que el presente trámite fue creado en CT bajo el No. 104213.
Los soportes ya se encuentran cargados.
 
Agradezco actualizar la información conforme a las actuaciones que se surtan al interior del trámite.
 
Quedamos atentos a las novedades y al soporte adicional que podamos brindar.
 
Feliz dia,
 
Daniela Diez G.
ANALISTA ASUNTOS LEGALES REGIONAL OCCIDENTE
SURA COLOMBIA
 
Dirección: Calle 64 Norte Nº 5BN-146 Local 101C Centro Empresa (Cali - Colombia)
Teléfono: (052) 387 61 30 Ext: 23252
Cel: 3148021459.
ddiez@sura.com.co

 
 
 

De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado: sábado, 26 de marzo de 2022 11:45
Para: ddiez@sura.com.co <ddiez@sura.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Manuel Alejandro Olave Chuvila
<facturacion@gha.com.co>
Asunto: Informe inicial RE: SOPORTES- NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
 
Apreciada doctora Daniela
 
Espero se encuentre muy bien.
 
Adjunto informe inicial de proceso. Agradecemos la creació n en plataforma y asignació n de honorarios.
 
Cordialmente,
 
Lorena Jurado Chaves
Coordinadora Área de Informes
 

     
 
      www.gha.com.co

                       

3004674253

(60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

ljurado@gha.com.co
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contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario
por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
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De: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>
Enviado: viernes, 11 de marzo de 2022 17:00
Para: Daniela Diez Gonzalez <ddiez@sura.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: SOPORTES- NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS

mailto:ddiez@sura.com.co
mailto:ljurado@gha.com.co
mailto:ddiez@sura.com.co
mailto:ddiez@sura.com.co
mailto:informes@gha.com.co
mailto:kpaz@gha.com.co
mailto:facturacion@gha.com.co
http://www.gha.com.co/
mailto:ljurado@gha.com.co
mailto:kpaz@gha.com.co
mailto:ddiez@sura.com.co
mailto:informes@gha.com.co


12/1/24, 16:02 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQAOHqWDHHSEqPm6qwahEChz… 5/10

 
Apreciada Dra. Daniela: 
 
De manera comedida informo que el pasado 2 de marzo presentamos recurso de reposición en subsidio apelación contra la Resolución
DESAJCLR22-146 proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura. 
 
Contingencia: Se califica como probable. Si bien es cierto existen argumentos fácticos y jurídicos que permiten sustentar la revocatoria del
acto administrativo contenido en la Resolución DESAJCLR22-146 como lo son: (i) El pago de algunas prestaciones económicas; (ii) el
incumplimiento de requisitos para el pago de otras; (iii) la falta de competencia de la Dirección Seccional para expedir el acto, entre otras;
también lo es que, en pronunciamientos pasados la Dirección Seccional ha hecho caso omiso de los argumentos indicado, manteniendo la
obligación de pago incólume. 
 

Adjunto el escrito radicado.        
 
Gracias por su valiosa atención, quedamos atentos a cualquier inquietud. 
 
Atentamente, 

Kelly Paz Chamorro 
Coordinadora Derecho Público

 

     
 
 www.gha.com.co       

3046403057  

kpaz@gha.com.co
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De: Daniela Diez Gonzalez <ddiez@sura.com.co>
Enviado: lunes, 28 de febrero de 2022 9:04
Para: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@suramericana.com.co>; David Ricardo Gomez Restrepo <drgomez@sura.com.co>
Asunto: SOPORTES- NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
 
Buen día Dres,
 
Adjunto cruce realizado por el área de Prestaciones Económicas. Dentro de las observaciones se encuentran:

IT ya pagadas.
IT no radicadas
IT pagadas conforme a la norma, sin embargo se pretende que EPS Sura asuma periodos distintos (2 primeros días IT, IT superior a 180)

 
Adjunto poder (en el transcurso del día será enviado también desde el correo de notificaciones de la compañía).
 
Quedo atenta.
Feliz dia
 
Daniela Diez G.
ANALISTA ASUNTOS LEGALES REGIONAL OCCIDENTE
SURA COLOMBIA
 
Dirección: Calle 64 Norte Nº 5BN-146 Local 101C Centro Empresa (Cali - Colombia)
Teléfono: (052) 387 61 30 Ext: 23252
Cel: 3148021459.
ddiez@sura.com.co

Logo_SURA
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De: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 18 de febrero de 2022 10:25 a. m.
Para: Daniela Diez Gonzalez <ddiez@sura.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
CC: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@suramericana.com.co>; David Ricardo Gomez Restrepo <drgomez@sura.com.co>
Asunto: RE: ASIGNACIÓN - NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
 
Apreciada Dra. Daniela: 
 
Con mucho gusto asumiremos la defensa de los intereses de EPS SURA en el proceso administrativo del asunto. 
 
Quedamos muy pendientes de la información y de los soportes que den cuneta del estado actual de las prestaciones económicas objeto de
cobro. Es importante que podamos contar con esto antes del 01 de marzo, pues el término para recurrir se cumple el 2 de marzo. 
 
Adjunto poder que faculta al Dr. Herrera para defender los intereses de SURA. 
 
agradecemos la confianza depositada en nosotros. 
 
Atentamente, 
 

Kelly Paz Chamorro 
Coordinadora Derecho Público

 

     
 
 www.gha.com.co       

3046403057  

kpaz@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad:   La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo
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De: Daniela Diez Gonzalez <ddiez@sura.com.co>
Enviado: viernes, 18 de febrero de 2022 8:51
Para: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@suramericana.com.co>; David Ricardo Gomez Restrepo <drgomez@sura.com.co>
Asunto: ASIGNACIÓN - NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
 
Buen día Dr. Herrera y Dra. Kelly,
 
Por medio del presente solicitamos de su amable colaboración con la representación dentro del presente trámite.
 
A través de correo electrónico, nos fue notificada RESOLUCION No. DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022, mediante la cual se da inicio al trámite de
 “cobro persuasivo” por parte del Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca. En ella
se solicita el reembolso de la suma de $23.453.902, por concepto de pagos de Incapacidades y Licencias de Maternidad o Paternidad, de las siguientes
personas:
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Actualmente estamos a la espera de la información y soportes que no suministren desde el negocio.
 
Agradecemos por favor nos confirmen su disponibilidad para atender el presente caso.
 
Muchas gracias,
Feliz dia
 
 
Daniela Diez G.
ANALISTA ASUNTOS LEGALES REGIONAL OCCIDENTE
SURA COLOMBIA
 
Dirección: Calle 64 Norte Nº 5BN-146 Local 101C Centro Empresa (Cali - Colombia)
Teléfono: (052) 387 61 30 Ext: 23252
Cel: 3148021459.
ddiez@sura.com.co

Logo_SURA
 
 
 
 
De: Notificaciones Judiciales SURA <notificacionesjudiciales@suramericana.com.co>
Enviado el: miércoles, 16 de febrero de 2022 11:27 a. m.
Para: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@suramericana.com.co>; David Ricardo Gomez Restrepo <drgomez@sura.com.co>
Asunto: RV: NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
 
 

De: Asuntos Laborales Direccion - Seccional Cali <Aslabvalle02@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 16 de febrero de 2022 10:56
Para: Notificaciones Judiciales SURA <notificacionesjudiciales@suramericana.com.co>
Cc: Asuntos Laborales Direccion - Seccional Cali <Aslabvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Seguridad Social - Seccional Cali
<ssdisajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOL No. DESAJCLR22-146 SURA EPS
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Buenos días
 
Señores
SURA EPS
Ciudad
 
Atendiendo que por disposición del artículo 57 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las autoridades en el
ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medio electrónicos, siempre y cuando se asegure su autenticidad,
integridad y disponibilidad de acuerdo con la Ley.
 
En concordancia con lo anterior, el art. 4 del Decreto 491 del 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación
de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y
de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, regula la
manera de surtir la notificación o comunicación de actos administrativos durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, indicando que las mismas se harán por medios electrónicos y en el evento en que la notificación o comunicación no pueda
realizarse de esa forma, se seguirá el procedimiento establecido en los art. 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
 
En archivo adjunto envío la Resolución No. DESAJCLR22-146 del 16 de febrero de 2022  “Por medio de la cual se ordena un reintegro”
 
Atentamente,
 
M. Briyid Coime Garcia
Asistente Administrativa
Asuntos Laborales - Talento Humano
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle  
 

Por favor no imprima éste correo a menos que lo necesite, contribuyamos con nuestro planeta.
 

 
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario
de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del
mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273
del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de
este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si
es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.


