9/5/24, 13:41 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: Solicitud presentacion propuesta de honorarios PRF 798 -2021 - Audiencia 11-nov-2022 - PRF08690-08691

Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Jue 09/05/2024 13:39
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

Bunas Tardes CAD
Por favor correo de Propuesta de Honorarios al Case numero 17918
Cordialmente Kevin Gomez

Valentina Tamayo Ortega

Auxiliar de Facturacion - Area Financiera

Email: facturacion@gha.com.co | 315 577 6200
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 31 de enero de 2024 17:49

Para: vramirez@solidaria.com.co <vramirez@solidaria.com.co>

Asunto: RV: Solicitud presentacion propuesta de honorarios PRF 798 -2021 - Audiencia 11-nov-2022 - PRF08690-08691

Buenas tardes, Doctora Carolina
Comedidamente solicito por favor confirmar si contamos con la aprobacion de la propuesta de honorarios.

Cordialmente,

VALENTINA TAMAYO ORTEGA

AUXILIAR DE FACTURACION
AREA FINANCIERA

1 2
+57.315 577 6200 ABOGADOS & ASOCIADOS
facturacion@gha.com.co -_—
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y
sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui confenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 3 de enero de 2024 10:39

Para: VRAMIREZ@solidaria.com.co <VRAMIREZ@solidaria.com.co>

Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Asunto: RV: Solicitud presentacion propuesta de honorarios PRF 798 -2021 - Audiencia 11-nov-2022 - PRF08690-08691

Apreciada Dra. Carolina:

iDe antemano queremos desearle un préspero y feliz 2024 para usted y los suyos!
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9/5/24, 13:41 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

En atencién a su amable solicitud, comedidamente presentamos nuestra propuesta de prestacion de servicios profesionales para ejercer la defensa de los intereses de la
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 798-2021, que inicié la Contraloria General de
Risaralda, por un presunto detrimento patrimonial ascendente a la suma de $ 83.891.760 generado a Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P.

La Compafiia de Seguros fue vinculada al proceso en calidad de tercero civiimente responsable, con fundamento en la pdliza de responsabilidad de servidores publicos No. 580-
87-99400000023.

La representacion de la aseguradora la ejerceremos desde la etapa de apertura e imputacion del juicio fiscal y hasta que se profiera la decisién que ponga fin al proceso. Como
contraprestacion por los servicios mencionados se propone el reconocimiento y pago de $6.000.000, antes de IVA, los cuales se pagaran de la siguiente forma:

50% con el pronunciamiento frente al Auto de Imputacion.
50% con la terminacion del proceso.

Si el proceso finaliza con decisién favorable a los intereses de la Compaiiia, se pagara un porcentaje de éxito igual a $1.000.000.
Quedamos atentos a sus inquietudes o a cualquier sugerencia que tenga sobre el particular.
De antemano agradecemos la confianza depositada en nosotros.

Cordialmente,

Kelly Paz Chamorro [ https://t
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos
se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es

destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

De: VICKY CAROLINA RAMIREZ IBANEZ <VRAMIREZ@solidaria.com.co>

Enviado: miércoles, 9 de noviembre de 2022 10:55

Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>

Cc: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud presentacion propuesta de honorarios PRF 798 -2021 - Audiencia 11-nov-2022 - PRF08690-08691

Apreciado doctor Acosta, muy buen dia

Confirmo remisién del poder desde la bandeja de notificaciones de la Aseguradora. Adjunto soporte para su validacion.
Muchas gracias por la atencion, quedamos atentos a lo que se requiera.

Cordial saludo,

VICKY CAROLINA RAMIREZ IBANEZ

Profesional de Indemnizaciones

GERENCIA INDEMNIZACIONES SEGUROS PATRIMONIALES
Direccién General

Tel. 322 9000763

vramirez@solidaria.com.co — notificaciones@solidaria.com.co
Calle 100 No. 9 A - 45 Torre 3 Piso 12 Bogota D.C. - CO
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De: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 9 de noviembre de 2022 8:10 AM

Para: VICKY CAROLINA RAMIREZ IBANEZ <VRAMIREZ@solidaria.com.co>

CC: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>

Asunto: RV: Solicitud presentacion propuesta de honorarios PRF 798 -2021 - Audiencia 11-nov-2022 - PRF08690-08691

Apreciada doctora Carolina:

Con todo el gusto asumiremos la representacion de los intereses de Aseguradora Solidaria dentro del presente proceso verbal de responsabilidad fiscal. En observancia de la ley
2213 del 2022, el poder puede ser firmado electrénicamente por el representante legal y remitido directamente a la direccidn electrdnica de la contraloria desde el correo de la
compaiiia que se encuentre registrado en el certificado de existencia y representacion legal para notificaciones judiciales, con identificacién del proceso y con copia a nuestro
correo de notificaciones notificaciones@gha.com.co. La direccion electronica de la Contraloria es: notificacionesjudiciales@contraloriarisaralda.gov.co vy
contactenos@contraloriarisaralda.gov.co. Se debe anexar el certificado de existencia y representacion legal de la compafiia. Atendiendo a que el 11 de noviembre a las 9:30
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9/5/24, 13:41 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

a.m. estd programada la audiencia de descargos, le ruego nos pueda prestar su acostumbrada colaboracién remitiendo el poder antes de esa fecha. Adicional a ello, en un
correo posterior estaremos remitiéndole la respectiva propuesta de honorarios.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros.

Cordialmente,

@ 3155776200

ejacosta@gha,com.co

Javier Andrés Acosta C.
Coordinador Regional

Derecho Publico - Bogota
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccioén, copia, publicacion, revelaciéon y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its
attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are
not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: VICKY CAROLINA RAMIREZ IBANEZ <VRAMIREZ@solidaria.com.co>

Enviado: martes, 8 de noviembre de 2022 12:14

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: Solicitud presentacidn propuesta de honorarios PRF 798 -2021 - Audiencia 11-nov-2022 - PRF08690-08691

Respetado doctor Herrera, muy buena tarde.

Atentamente traslado copia del Auto No. 23 del 17 de junio de 2021 de Apertura e Imputacion dictado en curso del proceso de responsabilidad fiscal No. 798-
2021 adelantado por el Grupo de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva de la Contraloria General de Risaralda al que fue vinculada Aseguradora
Solidaria de Colombia en calidad de tercero civilmente responsable en virtud de las Pdlizas de Seguro de Cumplimiento No. 580-47-994000050269 y de RC
Servidores Publicos No. 580-87-994000000023 también adjuntas; a fin que una vez revisada la informacioén, por favor nos confirme su interés en representar a la
Aseguradora en curso del proceso y en caso afirmativo presentar por favor su propuesta de honorarios para el efecto.

Adjuntamos igualmente copia digital del expediente y otras piezas procesales que nos remitieron conforme al correo electrénico que antecede.

Es importante precisar que la audiencia de descargos tendra lugar el préximo 11 de noviembre de 2022 en forma presencial.

Muchas gracias por su atencién, quedamos atentos.
Cordial saludo,

VICKY CAROLINA RAMIREZ IBANEZ

Profesional de Indemnizaciones

GERENCIA INDEMNIZACIONES SEGUROS PATRIMONIALES
Direccion General

Tel. 322 9000763

vramirez@solidaria.com.co — notificaciones@solidaria.com.co
Calle 100 No. 9 A — 45 Torre 3 Piso 12 Bogota D.C. - CO
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De: Luz Cielo Orozco Orozco <|uz.orozco@contraloriarisaralda.gov.co>

Enviado el: martes, 8 de noviembre de 2022 10:45 AM

Para: VICKY CAROLINA RAMIREZ IBANEZ <VRAMIREZ@solidaria.com.co>

Asunto: Re: Solicitud informacién AUDIENCIA DE VERSION LIBRE Y DESCARGOS PRF 798 -2021

Buen dia,

En atencion a su solicitud, comedidamente le informamos que la AUDIENCIA INICIAL DE DESCARGOS programada para el 5 de octubre ala 1:00 pm solamente se instald la
AUDIENCIA con los asistentes, previa solicitud de los mismos, se suspendié a fin de que este 11 DE NOVIEMBRE a las 9:30 AM se logre CONTINUE con la realizacién del
tramite de VERSION LIBRE Y DESCARGOS. y demds actuaciones pertinentes.

Respecto a LINK para asistencia virtual a la AUDIENCIA por parte de la aseguradora, comedidamente le informo que en este momento NO es posible realizar AUDIENCIAS
MIXTAS ( es decir presencial y virtual), por tanto se ha optado por AUDIENCIA PRESENCIAL, debido a que tenemos problemas tecnicos que no se han podido superar (Adjunto

certificacidn de la oficina administrativa).

NOTA.. PARA CONFIRMAR INFORMACION Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD SE ADJUNTA
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@ CERTIFICACION DE IMPOSIBILIDAD PARA REALIZAR AUDIENCIAS MIXTAS
*AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA

*ESTADO NOTIFICACION

*ACTA AUDIENCIA DEL 5 DE OCTUBRE DE 2022

Atentamente,

El'lun, 7 nov 2022 a las 5:33, VICKY CAROLINA RAMIREZ IBANEZ (<VRAMIREZ@solidaria.com.co>) escribié:

Bogota D.C. 08 de noviembre de 2022
ISP-02865 PRF08690/91

Respetada doctora Orozco, muy buen dia.

En nombre de Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa respetuosamente solicitamos por favor informacion sobre la instalacion y celebracion
de la audiencia de version libre y descargos fijada por el Despacho para el pasado 05 de octubre de 2022 en curso del proceso de responsabilidad fiscal en
referencia.

Asi mismo agradecemos por favor confirmar la remision del Auto No. 79 del 01 de abril de 2022 segun lo indica en el correo antecedente asi como la remision
del link de conexién a la audiencia, pues no lo encontramos en nuestras bandejas de correo autorizadas: notificaciones@solidaria.com.co y
vramirez@solidaria.com.co toda vez que ya estaba autorizada la asistencia de la Aseguradora en dicha modalidad, conforme a comunicaciones cruzadas con
el doctor Cristian Camilo Mapura Marin y el Auto No. 039 del 16 de septiembre de 2021.

Muchas gracias por la atencion, quedamos atentos.
Cordial saludo,

VICKY CAROLINA RAMIREZ IBANEZ

Profesional de Indemnizaciones

GERENCIA INDEMNIZACIONES SEGUROS PATRIMONIALES
Direccion General

Tel. 322 9000763

vramirez@solidaria.com.co — notificaciones@solidaria.com.co
Calle 100 No. 9 A - 45 Torre 3 Piso 12 Bogota D.C. - CO
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De: Notificaciones <notificaciones@solidaria.com.co>

Enviado el: martes, 4 de octubre de 2022 3:45 PM

Para: VICKY CAROLINA RAMIREZ IBANEZ <VRAMIREZ@solidaria.com.co>

Asunto: RV: CONFIRMACION Y RECORDERIS AUDIENCIA DE VERSION LIBRE Y DESCARGOS PRF 798 -2021

De: Luz Cielo Orozco Orozco <|uz.orozco@contraloriarisaralda.gov.co>
Enviado el: martes, 4 de octubre de 2022 11:43 a. m.

notificacionesjudiciales@alianz.co; servicioalcliente @axacolpatria.co
Asunto: CONFIRMACION Y RECORDERIS AUDIENCIA DE VERSION LIBRE Y DESCARGOS PRF 798 -2021

CONFIRMACION Y RECORDERIS AUDIENCIA DE VERSION LIBRE Y DESCARGOS PRF 798 -2021

Comedidamente se les recuerda la AUDIENCIA PRESENCIAL DE DESCARGOS Y VERSION LIBRE programada para el dia 5 de octubre de
2022 a las 1 p.m, sala de audiencias de la Contraloria General de Risaralda ubicada en el 5°. Piso Edificio de la Gobernacion de Risaralda,
mediante AUTO No. 079 del 01 de abril de 2022 debidamente notificado en Estado y por correo electronico a los presuntos responsables y ,
como a las aseguradoras SEGUROS DEL ESTADO , ALLIANZ, AXA COLPATRIA y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, en calidad de terceros
civilmente responsables.

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL VERBAL PRF 798-2021

ENTIDAD AFECTADA: AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P

CUANTIA: $ 83.891.760

OBJETO: PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL POR FALTANTES DE CANTIDADES DE MATERIALES EN CONTRATO DE SUMINISTRO
No. SAMCEARR-006-2018

PRESUNTOS RESPONSABLES: DIANA MARIA GONZALEZ GIRALDO, CARLOS ALBERTO ARCILA CARVAJAL, JAVIER ALEJANDRO
MORALES MARTINEZ Y RUBEN DARIO CARDENAS MONSALVE (REPRESENTANTE LEGAL FERRETERIA LOS TUBOS — PEREIRA)

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE: SEGUROS DEL ESTADO, ALLIANZ, AXA COLPATRIA y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

La audiencia de descargos, es el momento procesal en donde se puede rendir version libre, aceptar los cargos, celebrar un acuerdo de
pago, notificar medidas cautelares, denegar la practica de pruebas, presentar excepciones y otras actuaciones.

LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEBEN DE ESTAR PRESENTES PARA QUE RINDAN SU VERSION LIBRE; LA CUAL PUEDEN TRAERLA POR
ESCRITO Y DAR LECTURA EN AUDIENCIA, CON LAS PRUEBAS QUE DESEEN APORTAR AL PROCESO.

LOS APODERADOS TAMBIEN PUEDEN TRAER LOS DESCARGOS POR ESCRITO Y DAR LECTURA EN LA AUDIENCIA:
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NOTA 1: A LOS APODERADOS FAVOR INFORMAR A SUS PODERDANTES PRESUNTOS RESPONSABLES QUE: En los procesos de
responsabilidad fiscal es necesaria la presencia de los presuntos responsables para efectos de que se surta la version libre de cada uno, la cual
podran traerla por escrito y leerla en la audiencia. “Constituye un deber ineludible e imperativo del 6rgano encargado de adelantar la
investigacion fiscal, a efectos de garantizar el debido proceso, citar al sujeto investigado para que sea escuchado en version libre, con lo cual
se le da la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, mediante la exposicién de su opinién o parecer acerca de los hechos y circunstancias
que se investigan y la justificacion de su conducta”.

NOTA: SE OBSERVA EN EL EXPEDIENTE QUE LAS PIEZAS PROCESALES DEL EXPEDIENTE HAN SIDO ENVIADAS POR CORREO
ELECTRONICO A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES Y TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES.

PARA ENVIAR SOLICITUDES, RESPUESTAS, DOCUMENTACION, SUSTITUCIONES DE PODERES favor hacerlo al correo
electronico:responsabilidad.fiscal@contraloriarisaralda.gov.co

Atentamente;

LUZ CIELO OROZCO OROZCO

Profesional Universitaria

Grupo de Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo
Contraloria General de Risaralda

Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s) destinatario(s). Si
recibié esta transmision por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas antivirus y entendemos que no
contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de
Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por dafios derivados del uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its addressee(s). If received in error,
please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect. However, recipient
should ensure that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any loss or damage arising from use of

this message.
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