5/4/24, 14:09 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

CONSTANCIA DE RADICACION SOLICITUD DE DESVINCULACION - ALLIANZ || SIN
126294709 I ENVIO ANTECEDENTES || PRF-07-2019 || CONTRALORIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS ||

Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Vie 05/04/2024 12:46

Para:Informes GHA <informes@gha.com.co>;Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>;Javier Andrés Acosta Ceballos
<jacosta@gha.com.co>;Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>

CC:CAD GHA <cad@gha.com.co>;Maria Fernanda Lopez Donoso <mflopez@gha.com.co>;Pedro Antonio Gutierrez Cruz
<pgutierrez@gha.com.co>

[llJ 5 archivos adjuntos (3 MB)

55-44-101049615 0.pdf; 55-44-101050256 0.pdf; CONSTANCIA DE RADICACION.pdf; SOLICITUD DE DESVINCULACION Y
ANEXOS.pdf; INFORME INICIAL - PRF-07-2019.xlsx;

Estimados, buenas tardes,

Comedidamente informo para su conocimiento y trdmite consecuente que el dia de hoy, 05 de abril de
2024, se radic6 en la Contraloria Municipal de Dosquebradas solicitud de desvinculacién de Allianz
Seguros S.A.

Adjunto escrito, constancia de radicacién e informe inicial.

Cordialmente,

KENNIE LORENA GARCIA MADRID
ABOGADA SENIOR
AREA DE DERECHO PUBLICO G H
+57 322 514 4706
kgarcia@gha.com.co
ABOGADQOS & ASOCIADOS

o o0 O G

GHA.COM.CO

RANKED IN
N Chambers 0
w Latin America o
-, >

G Herrera Abogados &
Asociados

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacioén, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its aftached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Edna Lizeth Martin Torres <edna.martin@allianz.co>
Enviado: martes, 2 de mayo de 2023 16:02
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5/4/24, 14:09 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Para: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Cc: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: SIN 126294709 Il ENVIO ANTECEDENTES | | PRF-07-2019 | | CONTRALORIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

Internal
Estimados,
Los antecedentes que les envie no corresponden a la pdliza 55-44-101049615, que es la vinculada al proceso, y
esta podliza no nos aparece en coaseguro, podrian solicitar copia del expediente del proceso a la Contraloria para
ubicar copia de esta pdliza y verificar si tiene distribucién en coaseguro.
Quedo atenta a esta validacién para definir la informacién que se enviard dentro de los antecedentes.
Cordial saludo,
Edna Lizeth Martin Torres
Abogada | Procesos Judiciales & Bl
Vicepresidencia de Operaciones, Claims y Transformacion

Movil: 3160244372
~~ edna.martin@allianz.co

Great
Place

Allianz (@) ‘ 5

Certificada
COLOMELA

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y
puede contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el
contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Edna Lizeth Martin Torres

Enviado el: viernes, 28 de abril de 2023 8:02 a. m.

Para: 'Kennie Lorena Garcia Madrid' <kgarcia@gha.com.co>

CC: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: SIN 126294709 1l ENVIO ANTECEDENTES || PRF-07-2019 | | CONTRALORIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

Internal
Buenos dias estimada Dra,

En respuesta a la solicitud de antecedentes, le comparto copia de las pélizas vinculadas al proceso y el informe de
juicios fiscales.

Valor asegurado disponible en su totalidad: No, solo contamos con 4 millones de pesos de valor asegurado
disponible.
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Otras vinculaciones a PRF: Si, por favor informar a la Contraloria que la suma asegurada disponible puede
agotarse si se llega a afectar la péliza dentro de los procesos a la cual ésta se encuenta vinculada.

Finalmente, agradezco mantenernos informados de las novedades del proceso.

Cordial saludo,

Edna Lizeth Martin Torres
Abogada | Procesos Judiciales & Bl
Vicepresidencia de Operaciones, Claims y Transformacion
Movil: 3160244372
' edna.martin@allianz.co

Great
Place

Allianz @) ‘ o

Certificada
COLOMELS

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y
puede contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el
contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 26 de abril de 2023 4:20 p. m.

Para: Edna Lizeth Martin Torres <edna.martin@allianz.co>

CC: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: SOLICITUD DE ANTECEDENTES || PRF-07-2019 || CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Apreciada Dra. Lizeth, muy buenas tardes,

Con el animo de ejercer la defensa de la ALLIANZ SEGUROS S.A. en el proceso de responsabilidad
fiscal PRF-07-2019 que cursa en la Contraloria Municipal de Dosquebradas, solicito comedidamente
la remision de la siguiente poliza:

e Podliza No. 55-44-101049615
Por lo anterior, respetuosamente solicito la remision de la pdliza anteriormente mencionada con sus
respectivos anexos, condiciones generales y particulares, ademas la certificacion de la
disponibilidad de la suma asegurada y todos los antecedentes que reposen en los archivos de la
aseguradora y que resulten relevantes en el presente proceso.
Adjunto el informe preliminar.

Muchas gracias por su valiosa colaboracién, quedo muy atenta a sus comentarios frente al particular.

Cordialmente,
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Kennie Lorena Garcia Madrid @ 3205144706

Abogada Senior - Area publico

e kgarcia@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelaciéon y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its aftached files are prohibited by
law. If you are the intfended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>

Enviado: viernes, 21 de abril de 2023 16:05

Para: Edna Lizeth Martin Torres <edna.martin@allianz.co>

Cc: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Asunto: RV: ASIGNACION PROCESO: COMUNICACION AUTO 039-2019 - VINCULACION EN PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD FISCAL PRF 007-2019

Respetada doctora,

Comedidamente me permito informarle que aceptamos la designacidn en representacidn de los intereses de la
compafiia. En un correo posterior, el abogado encargado estara enviando la respectiva solicitud de antecedentes,
poliza, creacion de siniestro y asignacién de honorarios.

Estoy atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

@ 3155776200

eiacosta@qha.com.co

Javier Andrés Acosta C.

Coordinador

Derecho Publico — Bogota

Coordinador nacional
§ FANREDIN o ppmmacicin
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial
o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi
como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

De: Edna Lizeth Martin Torres <edna.martin@allianz.co>

Enviado el: jueves, 20 de abril de 2023 11:14 a. m.

Para: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Asunto: RV: ASIGNACION PROCESO: COMUNICACION AUTO 039-2019 - VINCULACION EN PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD FISCAL PRF 007-2019

Internal

Buenos dias estimados,

Por medio del presente, remito la asignacion de la defensa de Allianz dentro del proceso PRF 017-2019. Adjunto:
Notificacidn de vinculacién y Auto de Apertura.

Le agradezco notificarse y enviarnos la solicitud de antecedentes, para crear el siniestro, fijar honorarios y
enviarle los documentos que sean relevantes para presentar los argumentos de defensa.

Favor acusar recibido.

Cordial saludo,

Edna Lizeth Martin Torres

Abogada | Procesos Judiciales & Bl

Vicepresidencia de Operaciones, Claims y Transformacion

Movil: 3160244372
< edna.martin@allianz.co

Allianz @) ‘

Cartificada
COLOMBIA

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y
puede contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el
contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.
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De: Notificacion Judiciales <notificacionesjudiciales@allianz.co>

Enviado el: jueves, 20 de abril de 2023 8:18 a. m.

Para: Edna Lizeth Martin Torres <edna.martin@allianz.co>

Asunto: RV: COMUNICACION AUTO 039-2019 - VINCULACION EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF
007-2019

Internal

Cordial saludo,

Se remite correo recibido en el buzén de notificiaciones judiciales para su conocimiento y tramite pertinente. Si
este e-mail y archivos no son de su competencia, por favor devolverlo a este buzén.

Cordialmente,

Juan Nicolas Ruge Passito

Direccion de Asuntos Judiciales y Regulatorios

Gerencia Legal, Compliance & Sostenibilidad

“Integrante de un equipo lider,unido, orgulloso y comprometido con asesorar y defender a la mejor, mas
confiable y sostenible aseguradora de Colombia.”

Me gusta hablar de derecho, futbol y conflictos bélicos
Allianz Colombia. Bogota.
M (+57) 3143378890

Cuartificada
COLOMEBLA

Allianz (@) ‘

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y
puede contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el
contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

& Cuida el medio ambiente, no imprimas este email

De: Contraloria Municipal Dosquebradas <contraloriadosquebradas@gmail.com>

Enviado el: jueves, 20 de abril de 2023 8:07 a. m.

Para: Notificacion Judiciales <notificacionesjudiciales@allianz.co>

CC: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: COMUNICACION AUTO 039-2019 - VINCULACION EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF 007-
2019

Doctor

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
Representante legal

ALLIANZ SEGUROS
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Cordial saludo

Comedidamente se adjunta oficio No. DORF-407-2023 con la comunicacién del asunto y el Auto
correspondiente para los fines estimados.

Agradecemos su atencion.
Atentamente,

ESLEDY RIOS GUTIERREZ
Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal
Contraloria Municipal de Dosquebradas

FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO.

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene informacion confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgaciéon no
esta permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo
electrénico remitido a nuestra atencion o a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminacién, asi como a la de cualquier
documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacion de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al
mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan prohibidas por la ley.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrénico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni
garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, asi como tampoco su integridad o su correcta recepcion, por lo que el emisor no asume
responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilizacion del correo electronico o de las comunicaciones via Internet le rogamos

nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from
disclosure by law. If you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by
reply e-mail or by our contact channels enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message
or any attachments, for any purpose, is strictly prohibited by law.

We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper
reception of the messages sent and, thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or

to communications via Internet, you are kindly requested to notify us immediately.

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene informacion confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgaciéon no
esta permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo
electrénico remitido a nuestra atencion o a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminacién, asi como a la de cualquier
documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacion de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al
mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan prohibidas por la ley.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrénico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni
garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, asi como tampoco su integridad o su correcta recepcion, por lo que el emisor no asume

responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilizacion del correo electrénico o de las comunicaciones via Internet le rogamos
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nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from
disclosure by law. If you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by
reply e-mail or by our contact channels enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message
or any attachments, for any purpose, is strictly prohibited by law.

We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper
reception of the messages sent and, thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or

to communications via Internet, you are kindly requested to notify us immediately.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5SMmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAKMENUX7cwpKpC%2F7VBjnvwU...  8/8



