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RV: RAD. 2022-00248: CONFIRMACIÓN SUMA AUTORIZADA - HDI SEGUROS S.A.

Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Lun 12/02/2024 16:55
Para:​Informes GHA <informes@gha.com.co>​
CC:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

PARA REGISTRO EN INFORMES 

 

 MAYERLY AYALA RIVERA

 

 
ABOGADA JUNIOR

             ÁREA INFORMES

  +57 301 394 2039

  mayala@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Enviado: lunes, 12 de febrero de 2024 16:48
Para: Angie Nathalia Zambrano Almonacid <azambrano@gha.com.co>
Cc: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: RE: RAD. 2022-00248: CONFIRMACIÓN SUMA AUTORIZADA - HDI SEGUROS S.A.
 
Estimada Dra. Angie,
 
Ratificamos nuestra autorización para negociar el proceso hasta por $1.000.000
 
Saludos
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Lina López Ortega I  Subdirectora Legal de Siniestros I HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 I Bogotá, Colombia
PBX: +(57+1) 346 88 88 
Lina.lopez@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
De: Angie Nathalia Zambrano Almonacid <azambrano@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2024 3:32 p. m.
Para: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
CC: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: RAD. 2022-00248: CONFIRMACIÓN SUMA AUTORIZADA - HDI SEGUROS S.A.
 
Cordial saludo, Dra. Lina López:
 
Mediante el presente y de acuerdo a lo dialogado, solicito su amable colaboración confirmando la
autorización del ofrecimiento de la suma de $1.000.000, para conciliar el proceso que a continuación se
relaciona:
 
DESPACHO: JUZGADO 02 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE PALMIRA
REFERENCIA: PROCESO VERBAL
RADICADO: 76520418900220220024800
DEMANDANTE: DORIS VIDAL DUARTE
DEMANDADO: BELLATELA S.A.
REDELEX: ID 555719
 
Cordialmente,

 

 

ANGIE ZAMBRANO
ALMONACID  
  ABOGADA SÉNIOR

         

  
ÁREA DERECHO PRIVADO

  +57 3165364057 

  azambrano@gha.com.co

 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments 
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo
sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona
distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso,
difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el
envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que
pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños
derivados del uso de este mensaje.
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por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le
informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está
terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor borre el
correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo.
El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda tener este correo o
cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del
uso de este mensaje.


