12/12/24, 16:25 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

[5 Outlook

RE: IMPORTANTE - casos prejudiciales presentar indemnizaciones — Comité de conciliacion sesién del
13 de diciembre de 2024 LITISOFT 29065

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Jue 12/12/2024 16:22

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cc Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Estimados companeros, muy buenas tardes,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muihoz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy
of the mail as well as its attachments.

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado: jueves, 12 de diciembre de 2024 16:16

Para: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Muiioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: IMPORTANTE - casos prejudiciales presentar indemnizaciones — Comité de conciliaciéon sesién del 13 de
diciembre de 2024 LITISOFT 29065

Hola Daniel

Conforme con nuestra conversacion telefénica de hace un momento informo que me comunique con la
Dra. Mariela Fuentes y el Dr. Andres Pulgarin para comunicarles lo informado por el ejecutado. En este
caso, debido a que el comité es mafiana no se alcanza a ingresar en los casos que se revisaran en esta
fecha.

Entonces sugieren que se ingrese nuevamente para ser revisado el préximo 19 de diciembre que es el
ultimo comité del afio. En este caso indican que el sefior no haga ningln pago hasta que el comité decida
sobre su propuesta y proponen que el pago sea a mas tardar el 23 de diciembre.

Quedo atenta a tus comentarios, a mas tardar maiana a las 4pm toda vez que hasta esa fecha es el limite
para ingresar nuevamente el caso.

Mil gracias

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il
Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

ABOGADOS & ASOCIADOS  Bogots - Edificio Calle 94a Carrera11A # 94A-23 OFf 201 |
+57 317 379 5688

gha.com.co

I ('} Chambers 0
. RANKED IN ‘

[@HERRERA oy
ABOGADQOS & ASOCIADQOS ‘. merlca.'
@204

ORGULLOSAMENTE INCONDICIONALES G Herrera Abogados &

Asociados

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQINDkwMS04ODVhLTZjZjU5Y|FIYmM1ZgAQAMpox%2FkPNEhJipoCcNgZVio... 2/9


http://gha.com.co/

12/12/24, 16:25 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

m & [ facebook icon

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial
or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are
the intended recipient you agree that the informatfion contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy
of the mail as well as its attachments.

De: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>

Enviado: jueves, 12 de diciembre de 2024 9:26

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Mufoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: casos prejudiciales presentar indemnizaciones — Comité de conciliacion sesion del 13 de diciembre de
2024

Buenos dias estimada Ménica.
Se establecié comunicacion con el ejecutado y reafirma su postura de pagar los $3.500.000, para estos
efectos procedera a cancelar la suma el dia martes 17 momento para el cual ya habra finalizado una

incapacidad médica en la que se encuentra.

Atentamente,

Daniel Lozano Villota

Abogado Senior |

Email: dlozano@gha.com.co | 300 4437717
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379 5688
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De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 16:12

Para: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RE: casos prejudiciales presentar indemnizaciones — Comité de conciliacion sesién del 13 de diciembre de
2024

Hola Daniel

El sefior debe informar la fecha para hacer el pago vy el valor, para ver si el comité acepta que pague la
misma suma de dinero. segun lo que me explico |la Dra. Mariela Fuentes (secretaria del comité) es posible
gue no acepten la misma suma

Quedo atenta para hablar con la compaiiia pues el comité es el 13 de diciembre y se debia ingresar
nuevamente el viernes
pasado.

gracias

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il
Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS  pogots - Edificio Calle 94a Carreral1A # 94A-23 Of 201 |
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De: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>

Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 15:30

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Muiioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RE: casos prejudiciales presentar indemnizaciones — Comité de conciliacidn sesién del 13 de diciembre de
2024

Buenas tardes estimada Monica.

El demandado se encuentra atento a la nueva fecha para realizar el pago teniendo en cuenta que
inicialmente no pudo efectuarse. La suma sigue siendo la inicialmente ofertada.

Atentamente,

Daniel Lozano Villota

Abogado Senior |

Email: dlozano@gha.com.co | 300 4437717
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379 5688
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De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 15:21

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: casos prejudiciales presentar indemnizaciones — Comité de conciliacién sesién del 13 de diciembre de
2024

hola Dar y Daniel

Por favor confirman si del proceso que se esta realizando el cobro de costas se tuvo noticias del
demandado, si tiene un ofrecimiento mayor al que hizo inicialmente? pues que la oferta que hizo
inicialmente no tiene validez puesto que el pago supuestamente se realizaria el 03 de diciembre y no se
realizé. lo anterior, con el fin de ingresarlo nuevamente al comité.

Gracias

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il
Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS  pogots - Edificio Calle 94a Carrerat1A # 94A-23 Of 201 |
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De: MARIELA ISABEL FUENTES <mariela.fuentes@previsora.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 12:34
Asunto: casos prejudiciales presentar indemnizaciones — Comité de conciliacién sesidn del 13 de diciembre de 2024

Cordial saludo,

Les confirmo los casos programados para exponer en la sesion del Comité de Conciliacion de este
viernes 13 de diciembre de 2024; les agradezco verificar que los casos asignados como internos sean de
su competencia e informar a mas tardar el martes 10 de diciembre si es necesario reasignarlo, esto con el
fin que la persona que reciba el caso tenga tiempo de analizarlo y presentarlo en Comité.

Les recuerdo que Litisoft tiene un nuevo Link de acceso https://litisoft.co/Previsora/Sistemal/lnicio.aspx
por favor téngalo en cuenta al momento de consultar y diligenciar los informes.

Por favor confirmar el valor de pretensiones y contingencia en respuesta al presente, antes del
jueves 12 de diciembre a las 9:00 a.m:

No. INTERNO | DEMANDANTE/CONVOCANTE | FECHA ABOGADO ABOGADO
LITISOFT DILIGENCIA EXTERNO INTERNO
PROCESO CONCILIACION
IAUDIENCIA
PREJUDICIAL
7435 LA PREVISORA SA COMPANIA | 16/12/2024 9:00 | GPALEGAL S.A.S. | ANDRES
DE SEGUROS HUMBERTO
PULGARIN
ZULETA
7412 ANGELA PATRICIA URREA 16/12/2024 JHON FREDY SANTIAGO
IZASA 10:00 ALVAREZ DURAN
CAMARGO GRANADOS
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7439 WILDER ALEXANDER BERLAN | 16/12/2024 JORGE ARTURO | ARMANDO
JIMENEZ 11:00 MERCADO CAMINO
JIMENEZ VARGAS
7437 FISCALiA GENERAL DE LA 16/12/2024 LUISA FERNANDA | LEYDY
NACION 11:00 VELASQUEZ YANETH
ANGEL MORENO
BUSTAMANTE
7365 ERINTON RENTERIA 16/12/2024 LUISA FERNANDA | LEYDY
CARABALI 16:00 VELASQUEZ YANETH
ANGEL MORENO
BUSTAMANTE
7129 CONJUNTO RESIDENCIAL 17/12/2024 8:00 | JHON FREDY LUIS
PUNTA DEL ESTE ALVAREZ GABRIEL
CAMARGO OLAYA
VARGAS
7438 CENEN ROMERO GARCIA 17/12/2024 LUISA FERNANDA | LEYDY
11:00 VELASQUEZ YANETH
ANGEL MORENO
BUSTAMANTE
7417 LA PREVISORA SA COMPANIA | 17/12/2024 ALVARO LUNA ANDRES
DE SEGUROS 15:00 CONDE HUMBERTO
ABOGADOS PULGARIN
ESPECIALIZADOS | ZULETA
S.AS
7402 FISCALiA GENERAL DE LA 18/12/2024 NATALIABOTERO | SANDRA
NACION 14:00 ZAPATA PATRICIA
CASTRO
ALEGRIA
7405 ANA MILENA MONTOYA 20/12/2024 8:00 | JUAN FERNANDO | ARMANDO
SALAZAR ARBELAEZ CAMINO
VILLADA VARGAS
7398 MINAS Y CANTERAS SAS 20/12/2024 8:00 | JHON FREDY CAROLINA
ALVAREZ MONTANO
CAMARGO DUENAS
7375 CARLOS ANDRES SUAREZ 20/12/2024 JACQUELINE SANDRA
DUCUAM 10:00 ROMERO PATRICIA
ESTRADA CASTRO
ALEGRIA

Cordialmente,

Mariela Fuentes Pedrozo

Profesional | Vicepresidencia Juridica

ok
PREVISORA

SEGUROS

601 348 57 57 ext. 1331

Mariela.fi Bprevisora.gov.co
WwWw.previsora.gov.co

Calle 57 No 9 - 07, Bogota
No prometemos, aseguramos

Un futuro seguro, es w mejor presente.
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