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RV: ACREDITA PAGO DE CONCILIACION// RAD:2023-182//DTE: YOVANA ORDONEZ PULGARIN// DDOS:
HDI SEGUROS (ANTES LIBERTY) Y OTROS//DCLR

Desde Daisy Carolina Lépez Romero <dclopez@gha.com.co>
Fecha Jue 17/10/2024 17:04

Para Informes GHA <informes@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; CAD GHA
<cad@gha.com.co>

cc Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

[I]] 2 archivos adjuntos (831 KB)

2023-182 APORTA CONSTANCIA DE PAGO CONCILIACION.pdf; ACREDITA PAGO DE CONCILIACION// RAD:2023-182//DTE: YOVANA
ORDONEZ PULGARIN// DDOS: HDI SEGUROS (ANTES LIBERTY) Y OTROS//DCLR;

DEMANDANTE: YOVANA ESTELLA ORDONEZ
DEMANDADO: ELVIS GAVIRIA SALAZAR
COMPANIA: LIBERTY

RAD: 2023-00182

CASE: 18146
Estimados buen dia:

Informo que el dia de hoy 17 de octubre 2024 se radic6 un memorial acreditando el pago realizado por HDI
(antes Liberty) por concepto de conciliacion.

Cordialmente,

Daisy Carolina Lopez Romero
Abogada Senior
Email: dclopez@gha.com.co | 301 228 8043
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
aftachments.

De: Darlyn Marcela Muioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: jueves, 17 de octubre de 2024 17:02

Para: Daisy Carolina Lépez Romero <dclopez@gha.com.co>

Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>

Asunto: RE: ACREDITA PAGO DE CONCILIACION// RAD:2023-182//DTE: YOVANA ORDONEZ PULGARIN// DDOS: HDI
SEGUROS (ANTES LIBERTY) Y OTROS//DCLR

Estimada Dai, muy buenas tardes,
Amablemente acuso recibido. Porfa recuerda reportar la actuacion y solicitar al CAD cargar las piezas.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Munoz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049
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manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: jueves, 17 de octubre de 2024 16:57

Para: j01cctulua@cendoj.ramajudicial.gov.co <j01cctulua@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: bustamantesasociados@hotmail.com <bustamantesasociados@hotmail.com>; firmadeabogadosjr@gmail.com
<firmadeabogadosjr@gmail.com>

Asunto: ACREDITA PAGO DE CONCILIACION// RAD:2023-182//DTE: YOVANA ORDONEZ PULGARIN// DDOS: HDI SEGUROS
(ANTES LIBERTY) Y OTROS//DCLR

Sefiores

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE TULUA

E. S. D.
PROCESO: DECLARATIVO
RADICADO: 2023-00182-00 )
DEMANDANTE: YOVANA ORDONEZ PULGARIN
DEMANDADO: HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. (ANTES LIBERTY) Y OTROS

REF: ACREDITA PAGO POR CONCEPTO DE CONCILIACION

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, domiciliado y residente en Cali, identificado con la
Cédula de Ciudadania N0.19.395.114 de Bogota, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.
39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando calidad de apoderado de HDI SEGUROS COLOMBIA
S.A. (ANTES LIBERTY), me permito aportar la constancia del pago por valor total de $30.000.000 a favor de la
parte demandante, con lo anterior se acredita el cumplimiento del acuerdo conciliatorio allegado en audiencia

del pasado 12 de septiembre de 2024.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

NOTIFICACIONES
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manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAOxauRGvxwZBvzM%2FZxZHQqU...  4/4


http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA

