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E Outlook

REPORTE ARCHIVO DEL PROCESO || RV: RESULTADO: INASISTENCIA CONVOCANTE || RV: INSTRUCCIONES
AUDIENCIA // CONVOCANTE. DEMETRIO MURILLO PALACIOS. //CONVOCADO. LA EQUIDAD SEGUROS// RAD:
651-2022 //STRO10262815

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>

Fecha Jue 20/02/2025 15:09

Para audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

cCc Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

MJ 1 archivo adjunto (913 KB)

Re: SOLICITUD INFORMACION DEL ESTADO DEL TRAMITE // CONVOCANTE DEMETRIO MURILLO PALACIOS// CONVOCADO LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C // MRS-C;

Apreciada Dra. Jazmin

Cordial saludo

Nos permitimos informar que, dentro del proceso referenciado en el asunto, la parte convocante no allego
allegé la documentacion solicitada, es por ello que el Centro de Conciliacion mediante comunicacion del 19

de febrero de 2025 procedio con el archivo del tramite, toda vez que la parte solicitante no mostro interés en
seqguir con el tramite.

Adjuntamos comunicacion del centro de conciliacion.

Cordialmente;
John Edwar Banguera Obando
Auxiliar Centro de Analisis de Informacién y Reportes
Email: jpanguera@gha.com.co | 310 657 8577
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confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended recipient
you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are
not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: martes, 13 de diciembre de 2022 9:37

Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>; Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>

Asunto: RESULTADO: INASISTENCIA CONVOCANTE || RV: INSTRUCCIONES AUDIENCIA // CONVOCANTE. DEMETRIO MURILLO
PALACIOS. //CONVOCADO. LA EQUIDAD SEGUROS// RAD: 651-2022 //STRO010262815

Estimado Dr. Julidn, muy buenas tardes,

Amablemente informo que el dia de hoy 13 de diciembre del 2022 se asistio a la audiencia de conciliacidn prejudicial
programada de forma virtual en el asunto de la referencia. Sin embargo, instalada la diligencia la conciliadora manifiesta
gue el convocante no se ha hecho presente. Por lo anterior, el Despacho informa que se otorgara a la parte convocante

un término de 3 dias para justificar su inasistencia y que de hacerlo se enviara la boleta con la nueva citacion.

El Despacho informa que no realizan constancia de asistencia, por lo que aporto pantallazo como constancia del ingreso
a la audiencia.

centrodeconciliacion centrodeconciliacion centrodeconciliacion centrodeconciliacion

09:32 | Audiencia NO 651-2022

‘ 18°C

Mayorm. soleado

Quedo muy atenta a sus valiosos comentarios e instrucciones.

Muchas gracias, siempre cordial,

1

DARLYN MARCELA MUNOZ | |u.

Abogada Senior 321 3888049
L
dmunoz@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no
comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario
del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient
you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are
not the intended recipient please confact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>

Enviado: lunes, 12 de diciembre de 2022 21:30

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: INSTRUCCIONES AUDIENCIA // CONVOCANTE. DEMETRIO MURILLO PALACIOS. //CONVOCADO. LA EQUIDAD SEGUROS//
RAD: 651-2022 //STRO10262815

Buenos dias Darlyn.
Cordial saludo,

Remito las instrucciones para la audiencia del 13 de diciembre de 2022, a las 09:00am. En este caso la compania
manifiesta que debemos indicar que es indispensable que presenten los documentos que acrediten la responsabilidad
del asegurado, con el fin de evaluar cualquier solicitud de indemnizacion.

Solicitar al asegurado la presentacion de aviso de siniestro.

En la diligencia, recuerda seguir cada una de las recomendaciones contenidas en el manual de audiencias
extrajudiciales y la instruccién exacta de la compaifiia.

Una vez surtida la audiencia, recuerda notificar a la Compafiia al correo audiencias@laequidadseguros.coop con copia
a Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin

Jeymar Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; y a mi. Por favor remitir el informe en esta misma cadena de correos para
guardar la trazabilidad del tramite, maximo al dia siguiente de su realizacion, si no tienes el acta o constancia, das
alcance al correo cuando la tengas.

Quedo atento si tienes alguna duda.

Cordialmente,

Kevin Alexander A
Villarraga Arias 3107017150
Abogado L

(60) (2) 669 4075

L
L kvillarraga@gha.com.co
L L

www.gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacion contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario
por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: viernes, 9 de diciembre de 2022 10:18

Para: Brenda Patricia Diaz Vidal <bdiaz@gha.com.co>; Laura Viviana Hernandez Castafieda <lhernandez@gha.com.co>; Kevin
Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>

Asunto: RE: INFORME AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL// CONVOCANTE. DEMETRIO MURILLO PALACIOS.
//CONVOCADO. LA EQUIDAD SEGUROS// RAD: 651-2022 //STRO10262815

Cordial saludo,

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 13 de
diciembre de 2022, a las 09:00 hrs.

Siniestro 10262815

Caso OnBase: 147912

Fecha del siniestro: 13 de septiembre de 2022
Fecha de aviso: 31 de octubre de 2022

Pdliza: AA023705

Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116

Tomador: TRANSPORTES EL YOPAL SAS

Asegurado: WILLIAM ORLANDO RODRIGUEZ AGU
Prima: Ok

Placa: UVL350

Amparos afectados: Lesiones o muerte de una persona /Danos a bienes de terceros
Valores asegurados: (60 SMMLYV - $60.000.000)
Deducible DBT: 10% min $2.000.000

Convocante: DEMETRIO MURILLO PALACIOS
Antecedente:

Responsabilidad aln no determinada no se remite IPAT o documento equivalente

Reclama el propietario del vh de placas JGJ948 camioneta marca UAZ de modelo 1973.

Pretensiones por los danos $3.250.000, la cotizacién no discrimina valores de repuestos o mano de obra.

En la audiencia del 15 de noviembre la parte reclamante indica pretensiones por $7.000.000 por concepto de perjuicios
materiales. En ésta indicamos que es necesario que se remita prueba de RC, la discriminacion de los valores de
repuestos o mano de obra y la declaracién de no tenencia de pdliza. A dicha solicitud el conciliador suspende la
audiencia y reprograma la misma para el dia 13 de diciembre a las 9:00 AM.

Se recibe reclamacién por los danos del vh JGJ948, cuyo propietario es DEMETRIO MURILLO PALACIOS. No obstante en
las fotos aportadas no se puede establecer en qué sentido vehicular circulaba el taxi.

Pretensiones $ 3.250.000

La reclamacion presentada fue objetada en vista de la ausencia de prueba de responsabilidad.

Al momento de envio de las indicaciones no se ha recibido aviso de siniestro del asegurado.

Indicaciones:

Indicar que es indispensable que presenten los documentos que acrediten la responsabilidad del asegurado, con el fin
de evaluar cualquier solicitud de indemnizacion.

Solicitar al asegurado la presentacién de aviso de siniestro.
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En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos enviarlas
adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3183440620 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente,

Julidn Rincén | Analista de Indemnizaciones
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad
de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion.
Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusidn, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este
mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Brenda Patricia Diaz Vidal <bdiaz@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 16 de noviembre de 2022 7:36 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>; Laura Viviana Hernandez
Castafieda <lhernandez@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>

Asunto: RE: INFORME AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL// CONVOCANTE. DEMETRIO MURILLO PALACIOS.
//CONVOCADO. LA EQUIDAD SEGUROS// RAD: 651-2022 //STRO10262815

Buenas noches estimado Doctor,

Me permito informar que el dia 15 de noviembre de 2022 a las 8:00AM se celebrd audiencia de conciliacion extrajudicial
a la cual asistio la parte convocante y la parte convocada, confirmando asi nuestra asistencia representando los
intereses de La Equidad Seguros.

Sobre el particular, el dia 13 de septiembre de 2022 tuvo lugar un accidente de transito en el cual se vio involucrado el
vehiculo de placas UVL350 que se encuentra asegurado con la Pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual de
Servicio Publico No. AA023705, en el accidente en mencidn el sefior Demetrio Murillo manifiesta se generaron dafios a
su automovil.

Ahora bien, se convoca la presente audiencia con la pretensién de la parte convocada efectie un pago por la suma de
$7.000.000 por concepto de dafios materiales.

TRAMITE DE LA AUDIENCIA: Una vez se efecttian las correspondientes presentaciones, la parte convocante se
ratifica en los hechos, pero se rectifica la suma pretendida e indica que solicita un valor de $7.000.000 por concepto de
perjuicios materiales. Posteriormente, nos otorgan la palabra e indicamos que a fin de realizar un estudio completo de
la reclamacion es necesario que se remita el IPAT o documento equivalente, la discriminacion de los valores de
repuestos o mano de obra y la declaracion de no tenencia de pdliza. Por lo expuesto de forma previa y en aras de que
la parte convocante radique la totalidad de documentos ante la Compafiia de Seguros, el conciliador suspende la
audiencia y reprograma la misma para el dia 13 de diciembre a las 9:00 AM.

Una vez contemos con el acta de suspension y los soportes daremos alcance al presente correo.
Agradecemos la confianza depositada y quedamos a su disposicion.

Cordialmente,
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Brenda Patricia Lo 312 4423203
Diaz Vidal

Auxiliar Juridico

L. (601) 796 1819

W bdiaz@gha.com.co

1" ]
L L

www.gha.com.co

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacion contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario
por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the

sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 10 de noviembre de 2022 11:14

Para: Daisy Carolina Lopez Romero <dclopez@gha.com.co>; Laura Viviana Hernandez Castafieda <lhernandez@gha.com.co>; Kevin
Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>

Asunto: RE: SUSPENDE AUDIENCIA PARA 15 NOVIEMBRE 2022// CONVOCANTE. DEMETRIO MURILLO PALACIOS. CITACION DE
NOTIFICACION RAD: 651-2022 - DEMETRIO MURILLO PALACIOS

Cordial saludo,

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 15 de
noviembre de 2022, a las 08:00 hrs.

Siniestro 10262815

Caso OnBase: 147912

Fecha del siniestro: 13 de septiembre de 2022
Fecha de aviso: 31 de octubre de 2022

Pdliza: AA023705

Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116

Tomador: TRANSPORTES EL YOPAL SAS

Asegurado: WILLIAM ORLANDO RODRIGUEZ AGU
Prima: Ok

Placa: UVL350

Amparos afectados: Lesiones o muerte de una persona /Danos a bienes de terceros
Valores asegurados: (60 SMMLYV - $60.000.000)
Deducible DBT: 10% min $2.000.000

Convocante: DEMETRIO MURILLO PALACIOS

Antecedente:

Responsabilidad aun no determinada no se remite IPAT o documento equivalente

Reclama el propietario del vh de placas JGJ948 camioneta marca UAZ de modelo 1973.

Pretensiones por los danos $3.250.000, la cotizacidn no discrimina valores de repuestos o mano de obra.

No remite certificado de no reclamacién o declaracién de no tenencia de pdliza.
No hay aviso del asegurado.
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Indicaciones:

Indicar que es indispensable que presenten los documentos que acrediten la responsabilidad del asegurado, con el fin
de evaluar cualquier solicitud de indemnizacion.

Solciitar al asegurado la presentacion de aviso de siniestro.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos enviarlas
adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3183440620 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente,

Julidn Rincén | Analista de Indemnizaciones
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NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad
de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entfidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion.
Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este
mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Daisy Carolina Lépez Romero <dclopez@gha.com.co>

Enviado el: jueves, 20 de octubre de 2022 9:43 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Laura Viviana Hernandez Castafieda <lhernandez@gha.com.co>; audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; Jinneth
Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>; Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>

Asunto: RE: SUSPENDE AUDIENCIA PARA 15 NOVIEMBRE 2022// CONVOCANTE. DEMETRIO MURILLO PALACIOS. CITACION DE
NOTIFICACION RAD: 651-2022 - DEMETRIO MURILLO PALACIOS

Buen dia estimado Dr. Julian:

Dando alcance al correo anterior, procedo a informar sobre los hechos que motivan la convocatoria a audiencia de
conciliacidn por parte del sefior Demetrio Murillo.

1. Manifiesta que el 13 de septiembre de 2022 a las 10:30 am el sefior Demetrio Murillo se desplazaba en su
vehiculo de placas JGJ 948 cuando fue impactado por el vehiculo tipo taxi (no se observa el nimero de
placa)

2. Se informa que presuntamente los propietarios del vehiculo taxi son William Orlando Rodriguez Aguirre cc
74182211 y Marisol Rodriguez Cardenas cc 46374419.

3. Segun la solicitud de conciliacion el taxi esta afiliado a Transportes el Yopal S.A.S Nit 901323237-3

4. El sefior Demetrio Murillo pretende el pago de $6.500.000 por daiio emergente y lucro cesante (no se
individualiza los conceptos).

Se adjunta el expediente compartido por el centro de conciliacion en donde se verifica la anotacion de
reprogramacion de la audiencia para el 15 de noviembre a las 8:00 am y la solicitud presentada.

Cordialmente,
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De: Daisy Carolina Lopez Romero <dclopez@gha.com.co>

Enviado: jueves, 20 de octubre de 2022 9:02

Para: Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>

Cc: Laura Viviana Hernandez Castafieda <lhernandez@gha.com.co>;

audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>; Jinneth Hernandez Galindo
<jhernandez@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John
Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: RE: SUSPENDE AUDIENCIA PARA 15 NOVIEMBRE 2022// CONVOCANTE. DEMETRIO MURILLO PALACIOS. CITACION DE
NOTIFICACION RAD: 651-2022 - DEMETRIO MURILLO PALACIOS

Buen dia estimado Dr. Julian:

Comedidamente informo sobre la audiencia de conciliacion, llevada a cabo en el Centro de Conciliacion de la alcaldia
de Yopal, el dia 20 de octubre de 2022, convocada por el sefior Demetria Murillo Palacios.

1. El conciliador inicié la audiencia verificando si por parte de la Equidad Seguros se conoce los antecedentes del
caso.

2. Se manifesté que por parte de la Equidad con la citacion a la audiencia no se recibio la solicitud de conciliacion a
fin de determinar los dafios y que tampoco se ha efectuado reclamacién de manera directa ante la aseguradora,
por lo tanto, no se conoce el contexto de la convocatoria a la audiencia.

3. Se solicitd al sefior Demetrio Murillo efectuar la reclamacion a través de la pagina web- Banner radicacion de
siniestros para poder efectuar el analisis pertinente.

4. La conciliadora manifesto la necesidad de que todas las partes conozcan los hechos por los cuales se convoca
la audiencia por lo que procedi6 a instar al sefior Demetrio para que radique la reclamacion respectiva.

5. La conciliadora decidié fijar una nueva fecha para la audiencia de conciliaciéon para el 15 de noviembre de 2022 a
las 8:00 am, a fin de que las partes conozcan los hechos y se pueda presentar formulas de arreglo si llegaré a
existir animo conciliatorio.

6.

En este entendido estaremos prestos a que el convocante presente la reclamacion y se informe las directrices para la
atencion de la audiencia de conciliacién del 15 de noviembre de 2022.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,
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De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: martes, 18 de octubre de 2022 10:19

Para: Laura Viviana Hernandez Castafieda <|hernandez@gha.com.co>; Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION DE NOTIFICACION RAD: 651-2022 - DEMETRIO MURILLO PALACIOS

Cordial saludo,

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 20 de
octubre de 2022, a las 8:00 hrs.

Siniestro SIN DATOS

Fecha del siniestro: SIN DATOS

Placa: SIN DATOS

Convocante: DEMETRIO MURILLO PALACIOS

Antecedente:

Dentro de la convocatoria no es posible identificar el motivo de reclamacion.

Mediante comunicacién remitida al centro de conciliacién se solicitd el fraslado de la convocatoria no obstante al
momento de envio de las indicaciones no se ha recibido respuesta. (Mail adjunto)
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En la convocatoria no se remiten datos que permitan individualizar el caso y los involucrados. Por o que es necesario se
nos comparta el fraslado de la convocatoria o informacién de los hechos y los involucrados (nUmeros de identificacién,
placas de vehiculos, fecha de ocurrencia del evento, informacién de pdlizas de seguro).

Indicaciones:

Indicar que es indispensable que presenten reclamo formal a la compania con los documentos minimos necesarios que
acrediten la ocurrencia del siniestro, la cuantia de lo reclamado vy la responsabilidad del asegurado, con el fin de
evaluar cualguier solicitud de indemnizacién.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos enviarlas
adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3183440620 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente,

Julidn Rincén | Analista de Indemnizaciones

rll‘\ equidad

Uros

| e -~ " =) Wy
@=e= | NOE0 ' _ Uno osepuradora cooperatfiva con sentido social

—
4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad
de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion.
Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusidn, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este
mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: audiencias

Enviado el: miércoles, 5 de octubre de 2022 2:32 p. m.

Para: 'Laura Viviana Hernandez Castafieda' <lhernandez@gha.com.co>; '‘Kevin Alexander Villarraga Arias'
<kvillarraga@gha.com.co>

Asunto: RV: CITACION DE NOTIFICACION RAD: 651-2022 - DEMETRIO MURILLO PALACIOS

Cordial saludo,

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacién prejudicial citada para el 20
de noviembre de 2022 (segun el documento adjunto), agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la
atencion de la misma.

Las respectivas indicaciones serdn remitidas por Julian Rincon.

Cordialmente,

Audiencias - Gerencia de indemnizaciones

@ Celular 318-3440620

X audiencias@laequidadseguros.coop | =1 www.laequidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad
de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion.
Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este
mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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De: centrodeconciliacion centrodeconciliacion <centrodeconciliacion@yopal-casanare.gov.co>
Enviado el: lunes, 3 de octubre de 2022 10:22 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: CITACION DE NOTIFICACION RAD: 651-2022

Cordial saludo,

El Centro de Conciliacién de la Casa de Justicia de Yopal Casanare, se permite informar que de acuerdo a la solicitud de conciliacién
en Derecho, el cual quedo radicado bajo el No. 651-2022 solicitado por : DEMETRIO MURILLO PALACIOS, en donde convoca a :
CESAR IVAN RENDON NOVOA, TAXIS YOPAL S.A.S, WILLIAN ORLANDO RODRIGUEAZ AGUIRRE, MARISOL RODRIGUEZ CARDENAZ,
EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, que la audiencia de conciliacion quedd programada para el dia jueves
(20) de octubre de 2022, a partir de las ocho (8:00) de la mafiana, tal como se evidencia en la notificacion anexa.

Cordialmente,

CENTRO DE CONCILIACION
Casa de Justicia

Secretaria Gobierno
Centro de Conciliacion
centrodeconciliacion@yopal-casanare.gov.co

Alcaldia Municipal de Yopal
Diagonal 15 No. 15-21

Tel (608) 6345913 Ext. 1021
"Yopal Ciudad Segura" 2020-2023"

MUNICIPIO DE YOPAL
f o

La Alcaldia en GOV.CO >

Servicios enLinea >

_ﬂ ¢ Realmente necesitas imprimirla? Protejamos el medio ambiente

IMPORTANTE: "La informacion contenida en esta comunicacion es confidencial y sélo puede ser utilizada por la persona natural o juridica a la cual esta dirigida. Si no es el
destinatario autorizado, cualquier retencién, difusién, distribucién o copia de este mensaje, se encuentra prohibida y sancionada por la ley 1273 del 5 de enero de 2009. Si por
error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a Centro de Conciliacion - Sec. Gobierno, a la direccion de correo electronico que se lo envid, y borrarlo de sus

archivos electronicos o destruirlo”.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQADP%2Fob8ZxjRNs7i%2FVUIi5Q. .. 11/11


mailto:centrodeconciliacion@yopal-casanare.gov.co
mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
http://www.yopal-casanare.gov.co/
http://www.yopal-casanare.gov.co/
mailto:centrodeconciliacion@yopal-casanare.gov.co
https://www.facebook.com/alcaldiadeyopal
https://www.facebook.com/alcaldiadeyopal
https://www.instagram.com/alcaldia_yopal/
https://www.instagram.com/alcaldia_yopal/
https://twitter.com/alcaldiadeyopal
https://twitter.com/alcaldiadeyopal
https://www.youtube.com/channel/UC2m--dxTpQ8wmP-vppwslvQ
https://www.youtube.com/channel/UC2m--dxTpQ8wmP-vppwslvQ
http://www.yopal-casanare.gov.co/
http://www.yopal-casanare.gov.co/
https://yopalcasanare.gov.co/
https://yopalcasanare.gov.co/

