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RV: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION radicacion 760016099174201901587 /
SINIESTRO: SP081216

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 03/11/2023 10:15
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

2 archivos adjuntos (1 MB)
CONSTANCIA FISCALÍA.pdf; RV_ CITACIÓN DILIGENCIA DE TRASLADO ESCRITO DE ACUSACIÓN PRÓXIMO LUNES 30 OCT. 2023_3_00 PM
- CASO 7600160991742019-01587.eml;

CARGAR 18188

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: viernes, 3 de noviembre de 2023 10:04
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>; Valentina Tamayo Ortega
<facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION radicacion 760016099174201901587 / SINIESTRO: SP081216
 
Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informamos el desarrollo de la audiencia de traslado del escrito de acusación, llevada a cabo el
día 30 de octubre de 2023, dentro de la cual se realizaron las siguientes diligencias:

1. Se verificó la comparecencia de las partes. Al constatar que no asistió el indiciado, y después de una largar
espera, la fiscal decidió reprogramar la audiencia para el siguiente día a partir de las 3 de la tarde.

2. El día 31 de octubre, y al constatar la comparecencia de los interesados, se realizó traslado al indiciado.
3. De los hechos jurídicamente relevantes se tiene que, el indiciado aceptó llevar en su vehículo a la

querellante, situación fáctica que es soportada además, por declaración bajo juramento de otra pasajera
que también se encontraba ese día del accidente dentro del vehículo. La fiscal también utilizó como base
fáctica, el informe del accidente de tránsito en que se enmarca como hipótesis del accidente, la falta de
experticia del conductor del vehículo, el hecho determinante del accidente de tránsito. Es importante
destacar que, al parecer, el conductor del vehículo asegurado, se encontraba haciendo transporte ilegal al
momento del accidente, aunque este hecho es materia de debate probatorio.

4. Estoy a la espera que se me comparta el acta de la audiencia y el traslado, junto con los elementos de
prueba descubiertos por la Fiscalía.

Estaré atento a suministrar cualquier información adicional sobre el particular.

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

Abogado Senior

             ÁREA PENAL

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

  ngil@gha.com.co 

   GHA.COM.CO
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Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: lunes, 30 de octubre de 2023 9:10
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Angie Lucia Garzon Mosquera <agarzon@gha.com.co>
Asunto: RE: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION radicacion 760016099174201901587 / SINIESTRO: SP081216
 
Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

El pasado viernes 27 de octubre de 2023 asistimos a la audiencia de conciliación a la Fiscalía 39 local de
Santiago de Cali, unidad de lesiones personales culposas, dentro del proceso descrito a continuación:

RADICACIÓN: 76 001 60 99174 2019 01587
DESPACHO: FISCALÍA 39 LOCAL DE SANTIAGO DE CALI
CITANTE: Elizabeth Marmolejo (víctima)
CITADO: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, Edward Bermeo Oviedo (indiciado)

Asistentes: Asistió la citante junto a su apoderado, el indiciado y nosotros en calidad de apoderados de LA
EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

En la diligencia, el señor Edward Bermeo Oviedo declaró que la señora ELIZABETH MARMOLEJO (víctima) si se
encontraba en el vehículo de placas CMM 475 involucrado en el accidente de tránsito. 
Como no se manifestó ánimo conciliatorio, se dio por finalizada la diligencia.
Adjuntamos constancia.
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Por otra parte, el día de hoy conocimos una notificación para comparecer a diligencia de traslado de escrito de
acusación, la cual también se adjunta en el presente correo, y que se llevará a cabo hoy mismo 30 de octubre de
2023 a partir de las 3 de la tarde.

Respecto a la citación, solicitamos nos confirmen si es de su intención que asistamos a la audiencia, teniendo en
cuenta que la Equidad sólo asistiría para efectos conciliatorios, sin intervención en el proceso penal.

Quedamos atentos a sus comentarios y valiosas observaciones.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

Abogado Senior

             ÁREA PENAL

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

  ngil@gha.com.co 

   GHA.COM.CO
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 25 de octubre de 2023 21:32
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Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION radicacion 760016099174201901587 / SINIESTRO: SP081216
 
Cordial saludo
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 27
de octubre de 2023, a las 13:30 hrs.
 
Siniestro: SP081216
Caso Onbase: 20269
Fecha del siniestro: 14 de marzo de 2019
Fecha de aviso: 14 de marzo de 2019
Póliza: AA039578
Producto: Autoplus-11703
Tomador: BANCO FALABELLA SA
Asegurado: ASTUDILLO MARIN JUAN CARLOS
Prima: Ok
Placa: CMM475
Amparos afectados: LESI/ MUERT. UNA PER/ DAÑOS BIENES DE TERC
Valores asegurados: $700.000.000
Deducible DBT: 10%-$1.000.000
 
Convocante: 760016099174201901587
 
Antecedente:
 
Que de acuerdo con la documentación allegada dentro de la cual reposa Informe de tránsito del siniestro en
mención, se procedió a verificar las personas lesionadas a consecuencia del siniestro de la referencia,
concluyendo que la señora ELISABETH MARMOLEJO, no aparece relacionada como lesionada; máxime que en
dicho documento está marcado solo el cuadro de daños, excluyendo lesionados en el hecho.
 
Quiere decir lo anterior que debe probarse claramente la ocurrencia, es decir, demostrar la calidad de
lesionada de la señora ELISABETH MARMOLEJO al momento del accidente, siendo pertinente aclarar que la
denuncia ante la Fiscalía no constituye prueba que acredite la ocurrencia dentro del siniestro.
 
1-         No se tiene certeza si la victima corresponde a este siniestro u a otro evento dentro del mismo día.
2-         Existe informe de tránsito expedido por autoridad competente el cual aduce la inexistencia de
lesionados dentro del accidente motivo del reclamo.
3-         Existe reporte del accidente ante la compañía aseguradora por parte del propio asegurado, el cual
concomitante con el informe de tránsito, tampoco acredita la calidad de victima-lesionada dentro del suceso,
a la señora MARMOLEJO.
 
Amén de las argumentaciones expuestas, se reitera debe probarse claramente la calidad de lesionada de la
señora ELISABETH MARMOLEJO dentro del accidente.
 
Reclamación objetada
 
Indicaciones
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que NO nos asiste ánimo conciliatorio, toda vez que, de acuerdo a las pruebas aportadas con la
reclamación, no se certifica la calidad de víctima y lesionada, dentro de los hechos objeto de reclamación.
NO se evidencia o acredita, la realización del hecho dañoso reclamado por medio del cual se demuestre el
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hecho generador, nexo causal y daño. Reiterar que conforme al IPAT, el siniestro fue marcado, como SOLO
DAÑOS.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si   no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error   recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

 
 
 
De: audiencias
Enviado el: martes, 10 de octubre de 2023 9:02 a. m.
Para: GHA NÉSTOR RICARDO GIL RAMOS <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION radicacion 760016099174201901587 / SINIESTRO: SP081216
 
Cordial saludo
 
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial citada
para el 27 de octubre de 2023, a las 13:30 hras, (según el documento adjunto), agradezco me pueda confirmar
su disponibilidad para la atención de la misma.
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si   no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error   recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.
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De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 6 de octubre de 2023 4:32 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION radicacion 760016099174201901587
 
PSC

De: Angela Maria Giraldo Vanegas <angela.giraldov@fiscalia.gov.co>
Enviado: viernes, 6 de octubre de 2023 12:06 p. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACION DILIGENCIA DE CONCILIACION radicacion 760016099174201901587
 
Buen dia
Envio citacion diligencia de conciliacion 
Atentamente,                                                                                                                                             

  
  
ANGELA MARIA GIRALDO VANEGAS 
ASISTENTE DE FISCAL II 
FISCALIA  39 LOCAL 
UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL 
SUB GRUPO DE LESIONES CULPOSAS  
Avenida Roosevelt 38-32 piso 1   
Teléfono 3989980 ext 22795 
Fiscalía General de la Nación  
Cali  - Valle 
  

 

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario 
 
 
 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual
está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente
prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía
a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.
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