15/4/24, 13:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RE: AUDIENCIA. PONE EN CONOCIMIENTO // YURI SANCHEZ Siniestro 10259803

Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Lun 15/04/2024 9:50

Para:audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC:Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>;Informes GHA
<informes@gha.com.co>;Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>;John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;CAD
GHA <cad@gha.com.co>;Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>

Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el despacho, decidimos asistir a la audiencia de entrega
definitiva ordenada por el Juzgado Promiscuo Municipal del Darien, el dia 9 de abril de 2024, dentro de la cual,
se realizaron las siguientes diligencias:

1. Se verificd la comparecencia de las partes.

2. Se le concedid el uso de la palabra a la abogada solicitante, quien sustenté su peticién de entrega
definitiva del vehiculo, la cual fue coadyuvada por la fiscalia, el apoderado de victimas y el suscrito.

3. Teniendo en cuenta que se cumplieron todos los requisitos exigidos, el Juzgado ordend el levantamiento
del vehiculo.

4. Se finalizé la audiencia.

Estamos pendientes al envio del acta por parte del despacho.
Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -
(+57) (1) 743 6592 ABOGADOS & ASOCIADOS

ngil@gha.com.co
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a Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi como
cualquier uso comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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15/4/24, 13:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado: lunes, 8 de abril de 2024 16:19

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Asunto: RE: AUDIENCIA. PONE EN CONOCIMIENTO // YURI SANCHEZ Siniestro 10259803

Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

Teniendo en cuenta que la audiencia esta proxima, le rogamos nos indique si se nos asigna la asistenciay en
caso tal, se nos comparta el comprobante del pago del acuerdo.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL

+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -
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ngil@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi como
cualquier uso comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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15/4/24, 13:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado: viernes, 15 de marzo de 2024 10:56

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Asunto: RE: AUDIENCIA. PONE EN CONOCIMIENTO // YURI SANCHEZ Siniestro 10259803

Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo que fuimos convocados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Calima, para asistir a
la audiencia de entrega definitiva del vehiculo de placas OLA214, el dia 9 de abril de 2024, a partir de las 2 de la
tarde.

Rogamos se nos indique si se autoriza la asistencia, teniendo en cuenta que nuestra actuacion fue relevante
hasta la etapa conciliatoria, la cual dio fin al proceso penal.

En caso de que se nos autorice la asistencia, rogamos se nos comparta el comprobante de pago del acuerdo
conciliatorio.

Quedamos atentos a sus comentarios y valiosas observaciones.

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -
(+57) (1) 743 6592 ABOGADOS & ASOCIADOS
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a Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi como
cualquier uso comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.
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15/4/24, 13:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado: martes, 20 de junio de 2023 17:00

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>

Asunto: RE: AUDIENCIA. PONE EN CONOCIMIENTO // YURI SANCHEZ Siniestro 10259803

Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

Comedidamente comparto la documentacién requerida, con el fin de iniciar el tramite de pago del acuerdo
realizado en audiencia de conciliacién, ante la Fiscalia Local 06 de Calima, el dia 9 de junio de 2023.

Quedo atento a sus comentarios y valiosas observaciones.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL @3183247269

Abogado Senior /Area Penal
& (+57) 2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592
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Aviso de Confidencialidad:

La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial 0 no comercial de la informacion contenida en este Correo Electronico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice:

The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its
attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
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15/4/24, 13:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado: viernes, 9 de junio de 2023 15:32

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;
Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>;
Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>

Asunto: RE: AUDIENCIA. PONE EN CONOCIMIENTO // YURI SANCHEZ Siniestro 10259803

Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo el desarrollo de la audiencia de conciliacién, llevada a cabo el dia 9 de junio, ante la
Fiscalia 06 Local de Calima, y en la cual se realizaron las siguientes diligencias:

1. Se verificé la comparecencia de las partes. Se me reconocié personeria para actuar.

2. Se le concedié el uso de la palabra a la apoderada de la victima, quien informé a la audiencia, que sus
pretensiones ascendian a la suma de 70 millones de pesos.

3. El suscrito indicé que la aseguradora tenia animo conciliatorio, y realizé un primer ofrecimiento de 30
millones.

4. Después de una larga negociacion, se logré llegar a un acuerdo por la suma de 45 millones, los cuales
fueron autorizados via telefénica.

5. Se establecieron las condiciones del pago y las cldusulas del acuerdo, y se dio por terminada la audiencia,
dejando claro que con dicho acuerdo se finalizaba el proceso penal, y se iba a desistir del proceso civil.

Quedamos atentos a suministrar cualquier informacién adicional sobre el particular.

NESTOR RICARDO GIL | (@) 5183247260
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(+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592
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Aviso de Confidencialidad:

La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial 0 no comercial de la informacion contenida en este Correo Electronico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice:

The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its
attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agtee that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and

reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 8 de junio de 2023 10:56

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIA. PONE EN CONOCIMIENTO // YURI SANCHEZ Siniestro 10259803

Cordial saludo,

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 09
de junio de 2023, a las 9:00 hrs.
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15/4/24, 13:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Siniestro 10259803

Caso OnBase: 143198

Fecha del siniestro: 3 de agosto de 2022
Fecha de aviso: 17 de septiembre de 2022
Pdliza: AA0OD9898

Producto: RCE SERVICIO PUBL-116

Tomador: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DARIEN
Asegurado: WALTER VIVEROSBENAVIDES
Prima: Ok

Placa: OLA214

Amparos afectados: LESI/ MUERT. UNA PER
Valores asegurados: 60 SMMLV ($60.000.000)
Deducible DBT: 10 min- $1.000.000

Convocante: YURI SANCHEZ
Antecedente:

Responsabilidad determinada en el IPAT donde codifican con la causal 112 - Desobedecer senales o normas
de frdnsito para el conductor del veh de placa OLA214 (asegurado). En el incidente colisiona con la moto de
placa PAHO4, lesionando a sus dos ocupantes. Yuri Sanchez Restrepo y Edgar Arbey Martinez Gonzalez.

Reclamante:

YURI SANCHEZ RESTREPO

EDGAR ARBEY MARTINEZ GONZALEZ

Pretensiones: $ 100.000.000

SPOA ACTIVO 761266000168202200188 - Fiscalia 6 local El Darién

Lesionada

YURI SANCHEZ RESTREPO

Edad: 36 anos.

HC: Fractura de la epifisis superior de la tibia y peroné (expuesta), que requirié reduccién abierta y osteosintesis.
Quemadura por friccién de 10cm en cara medial de pierna. Lesidén de ligamento patelofemoral en rodilla.
fractura

de la pared anterior del seno maxilar derecho. Ultima valoracion de oftalmologia indican trastorno refractivo sin
otfra alteracion.

DML: Incapacidad médico legal definitivos de 100 dias. Secuelas: Deformidad fisica que afecta el cuerpo de
cardcter permanente. Perturbacion funcional de érgano sistema de la locomocion de cardcter permanente.
Perturbacion funcional de miembro inferior derecho de cardcter permanente. Perturbacion funcional de
érgano sistema de la vision de cardcter transitorio.

Lesionado:

EDGAR ARBEY MARTINEZ GONZALEZ

HC: que refiere "Sin compromiso hemodindmico o respiratorio, en aparente buen estado general. Signos vitales
estables. Marcha sin alteracion”

Sin incapacidad médica, sin lesiones y perjuicios acreditados.

Ultimo ofrecimiento, en audiencia en Fiscalia: $14.000.000

Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio, iniciar ofrecimiento en $20.000.000, md&ximo a ofrecer $42.000.0000. Si
es necesario por favor comunicarse conmigo. Tratemos de conciliar en esta audiencia.
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15/4/24, 13:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Angela Caicedo

Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

M audiencias@laequidadseguros.coop | [=1 www.laeguidadseguros.coop.
BogoTé D.C.- Colombia

H g\ equidad
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacién. Si no es el receptor
autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmisién de virus informdaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado el: viernes, 26 de mayo de 2023 3:08 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>; Mayerly Ayala
Rivera <mayala@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza
<abaron@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Asunto: RE: AUDIENCIA. PONE EN CONOCIMIENTO // YURI SANCHEZ Siniestro 10259803

Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.
Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo juridico, y manifestamos que aceptamos gustosos la
asignacién de atender la audiencia de conciliacidn, que se llevara a cabo en la Fiscalia 06 Local de Calima, el dia

9 de junio de 2023, a partir de las 9 de la mafiana.

Con el fin de cumplir a cabalidad con la asignacién, rogamos nos compartan los antecedentes y las indicaciones
para la audiencia.

Estaremos atentos a suministrar cualquier informacion adicional y en espera de lo solicitado.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL @ 3183247269

Abogado Senior /Area Penal (+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

G I I ! eggi_l@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad:

La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial 0 no comercial de la informacion contenida en este Correo Electronico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe mancjarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice:

The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its
attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and

reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>

Enviado: jueves, 25 de mayo de 2023 16:13

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: AUDIENCIA. PONE EN CONOCIMIENTO // YURI SANCHEZ Siniestro 10259803

NUEVA ASIGNACION

Kevin Alexander @ 3107017150

Villarraga Arias (60) (2) 669 4075

Abogado e
kvillarraga@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelaciéon y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no
comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del
presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial
use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that
the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended

recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 25 de mayo de 2023 15:58

Para: Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>

Asunto: RV: PONE EN CONOCIMIENTO // YURI SANCHEZ Siniestro 10259803

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacién prejudicial citada
para el 09 de junio de 2023, alas 2:00 hras, (segun el documento adjunto), agradezco me pueda confirmar su
disponibilidad para la atencion de la misma.
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15/4/24, 13:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
Cordialmente

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

P< audiencias@laequidadseguros.coop | =1 www.laequidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia

il‘\ equidad

Uros

| — f P . T TN
¥u=e= [ NOBO ' _/ Una asepuradora cooperativa con sentido social

S
2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La informacion contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacién. Si no es el receptor
autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del aufor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudiciales.laequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2023 2:51 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: PONE EN CONOCIMIENTO // YURI SANCHEZ

PSC

De: Alba Nelly Parra Lotero <albanellyparra@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 24 de mayo de 2023 11:45a. m.

Para: viviana ramirez <vivianamramirez@gmail.com>; Notificacionesjudicialeslaequidad
<Notificacionesjudiciales.laequidad @laequidadseguros.coop>

Asunto: PONE EN CONOCIMIENTO // YURI SANCHEZ

Atentamente,

ALBA NELLY PARRA LOTERO.
C.C. No. 66.724.636 de Tulua Valle
T.P. No. 136.939 del C.S. de la J.

Carrera 26 No. 27 - 28 oficina 201

Edificio Banco de Bogota, Centro - Tulua.
Tel. 2321010 / cel. 3136550287.
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