4/4/25, 21:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

ﬁ Outlook

RE: CASE 18537 | TRAMITE PJ 133553 S-098457083

Desde Daisy Carolina Lopez Romero <dclopez@gha.com.co>

Fecha Vie 4/04/2025 21:35

Para Marlyn Katherine Rodriguez Rincon <mkrodriguez@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
cc Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

[ﬂJ 1 archivo adjunto (1 MB)

RV_ GHA te notifica modificacion Reportado por el drea.eml;

Hola Mar: En este caso se realizaron los acercamientos, pero la parte demandante pide minimo 800 millones, por lo que,
los 250 millones autorizados no alcanzan ni un 50% de esa aspiracién.

Nuestra liquidacién estd por $690.609.772. Por lo que, bajo esa autorizacién no hay chance de cerrar el asunto por ahora,
sobre todo por las graves secuelas que tiene la victima.

Sin embargo, se realizd la gestidn, si la compaiiia esta dispuesta a subir la suma a un valor cercano a la liquidacion para
tener mas oportunidades quedamos atentos.

Cordialmente,

Daisy Carolina L6opez Romero

Coordinadora Derecho Privado Bogota y Centro

Email: dclopez@gha.com.co | 301 228 8043
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no
comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del
presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient
you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not
the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
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4/4/25, 21:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincdn <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: martes, 25 de marzo de 2025 14:22

Para: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Daisy Carolina Lépez Romero <dclopez@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Asunto: CASE 18537 | TRAMITE PJ 133553 S-098457083

Estimadas,

Remito para conocimiento y tramite - CASE 18537

Autorizan 250 millones, pago a 5 dias

Respetuosamente,

|
MARLYN KATHERINE RODRIGUEZ

RINCON
ABOGADA JUNIOR
AREA DE INFORMES

+57 320 4099 605 ABOGADOS & ASOCIADOS
mkrodriguez@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no
comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario
del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient
you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not
the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

a Reservar un momento para reunirse conmigo

De: CE02653@allianz.co <CE02653@allianz.co>

Enviado: viernes, 21 de marzo de 2025 13:42

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodriguez Rincdn <mkrodriguez@gha.com.co>; Daisy Carolina Lépez
Romero <dclopez@gha.com.co>

Asunto: TRAMITE PJ 133553 S-098457083

Allianz@ __ -

Siniestro: 098457083 / 991-4973

Asegurado: TAPASCO VALENCIA, YAMID ANTONIO
09-02-2021
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4/4/25, 21:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Fecha
Siniestro:

21 de Marzo de 2025

Buen dia,

Se carga Excel de cambio de contingencia a probable, se deja como valor de
contingencia $526.914.895, y se autoriza suma para iniciar conciliacion.

Cordialmente,
Gina Garcia .

Allianz Seguros S.A.

Celular: #265
Allianz Seguros S.A. Bogota: 601 5941133
Cra. 13a No.29-24 Linea Nacional: 018000 513500
Bogotda - Colombia Visitanos: www.allianz.co

21-03-2025 19:42:05 031041000410DRTC20

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene informacion confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgacion no estéa permitida por
la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrénico remitido a nuestra atencién o
a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminacion, asi como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que
la distribucion, copia o utilizacion de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan prohibidas por la ley.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrénico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la
confidencialidad de los mensajes transmitidos, asi como tampoco su integridad o su correcta recepcion, por lo que el emisor no asume responsabilidad alguna por tales
circunstancias. Si no consintiese en la utilizacion del correo electrénico o de las comunicaciones via Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro
conocimiento de manera inmediata.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from disclosure by law. If you
are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by reply e-mail or by our contact channels
enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message or any attachments, for any purpose, is strictly
prohibited by law.

We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper reception of the
messages sent and, thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or to communications via Internet,
you are kindly requested to notify us immediately.
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