10/7/24, 3:27 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
RE: PIEZAS AUDIENCIA INICIAL// EMIRO TULIO GALLARDO Y OTROS vs. SBS SEGUROS COLOMBIA// RADICADO: 2023-
00060

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Mié 10/07/2024 15:03

Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

Estimados compafieros, muy buenas tardes,

Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Mufioz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of
the mail as well as its attachments.

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 10 de julio de 2024 14:30

Para: Diana Carolina Burgos Castillo <dburgos@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: PIEZAS AUDIENCIA INICIAL// EMIRO TULIO GALLARDO Y OTROS vs. SBS SEGUROS COLOMBIA// RADICADO: 2023-00060

Hola Caro
En el reporte de lo surtido en la audiencia inicial se le indico a la compaiiia las observaciones que comentaste en el reporte. Sin embargo, como puedes
observar en el pantallazo de la plataforma, SBS solo autorizé hasta el 90% del valor de la contingencia que se calculd sobre la pdliza de responsabilidad

contractual.

Cordial saludo.
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Monica Liceth Torres Escobar
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De: Diana Carolina Burgos Castillo <dburgos@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 10 de julio de 2024 9:30 a. m.

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: PIEZAS AUDIENCIA INICIAL// EMIRO TULIO GALLARDO Y OTROS vs. SBS SEGUROS COLOMBIA// RADICADO: 2023-00060

Estimada Monica:

Recibe un cordial saludo.

Comedidamente solicito tu ayuda con el fin de que la compafia pueda evaluar la posibilidad de aumentar el valor autorizado, en
atencion a lo indicado por la Juez en audiencia pasada frente a la Pdliza RCE y que te indique en el reporte de la audiencia.

Agradezco tu amable ayuda y quedo atenta a lo que me indiques.

Cordialmente,

Diana Carolina Burgos Castillo

Abogada Senior

Email: dburgos@gha.com.co | 316 826 1983
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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10/7/24, 3:27 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado: martes, 9 de julio de 2024 15:55

Para: Diana Carolina Burgos Castillo <dburgos@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RV: PIEZAS AUDIENCIA INICIAL// EMIRO TULIO GALLARDO Y OTROS vs. SBS SEGUROS COLOMBIA// RADICADO: 2023-00060

Hola Caro

Comedidamente informo que la compafiia autorizo aumentar el ofrecimiento a $37.921.046 correspondiente al 90% de valor de la contingencia. Cordial
saludo.
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EN TRAMITE PRIMERA INSTANCIA Bitacora de Eventos
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Guardar én Bitdcora

¢ B @ & @ IA oavorvan2s 142643 - ALCANCE POSTURA
El usuario LAURA VANESA SANABRIA AVILA Realizo 1a sigutente observacidn: Ante la postura del juzgado se autoriza conciliar por
< ? el 90°% de la contingencla corresponde a $37.921.046.
I & pnorana4 vess - El abogado VALERIA SUAREZ ha agregado una nota Reenviar Notificackin

El abogado VALERIA SUAREZ ha agregado la sigulente nota: Tipo de actuacion: Audiencia Inicial, Fecha de actuacion: 08/0772024,
observacidn: El 4 de julio se llevd a cabo s audiencia inicial en la que se surtid §a etapa de conciliaciin, en donde la compaiia
presentd el ofrecimiento maximo autonzado v Rutas del Sur 5.4 hizo un ofrecimiento por 10 millones de pesos, Pese a que a|
ofrecimiento no fue aceptado por los demandantes, el asegurado se compromelid a consultar con el propietario del vehiculo la

pr,s~h|| idad de incrementar el valor ¥ para €l efecto solicitd la SUspension,

Finalmente, el juzgado solicitd que la compaiia de seguros revise la posibilidad de incrementar el valor de su ofrecimiento,
como quiera gue la tesis de éste es que la Poliza RCE presta cobertura frente a las pretensiones de los familiares de la pasajera
del bus, por lo gue eventualmente, la condena podria exceder los 60 5 M.L.MV, Asi la as, es necesario trasladar dicha
solicitud a la compania. La parte actora manifiesta que se encuentran con animao conciliatorio hasta 3 suma de 100 SMMLY
s decir $130.000.000. En este caso el valor de la contingencia es de $42.134.4496 y se ofrecid $ $33.707.600. quedamos atentos
& 5us valiosos comentarios. En este caso la apdiencia se reanudara maniana 10 de julio a 1as 9.30am,

v hia priviadn notificacidn a ANGF ATORRFS@SRSFGHROSOO

w  gxoiznge 0esz s - OK ASISTENCIA REPRESENTANTE LEGAL

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il

Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado el: jueves, 4 de julio de 2024 8:01 a. m.

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Asunto: RV: PIEZAS AUDIENCIA INICIAL// EMIRO TULIO GALLARDO Y OTROS vs. SBS SEGUROS COLOMBIA// RADICADO: 2023-00060
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10/7/24, 3:27 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

SBS

De: Diana Carolina Burgos Castillo <dburgos@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 3 de julio de 2024 20:06

Para: adavilag@davilabermudezabogados.com <adavilag@davilabermudezabogados.com>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: PIEZAS AUDIENCIA INICIAL// EMIRO TULIO GALLARDO Y OTROS vs. SBS SEGUROS COLOMBIA// RADICADO: 2023-00060

Estimado doctor Davila:

Reciba un cordial saludo.

Comedidamente le confirmo que soy la abogada designada para asistir a la audiencia del proceso promovido por Emiro Tulio
Gallardo. Este proceso se promueve con ocasion a un accidente de transito que se presenté el 24 de enero de 2020 en un bus de
la empresa Rutas del Sur S.A. (placa VSE-527), que cubria la ruta Popayan (Cauca) - La Cruz (Narifio) y en el que fallecio la
sefiora Celica Bolafios Ortega. A este caso la compaiiia ha sido vinculado en virtud de dos Pdlizas: RCC 1000150 y RCE 1000324.
Se presenté aviso de siniestro por la primera péliza el 24 de enero de 2020 y no se han realizado pagos.

El caso esta calificado como PROBABLE, en virtud de la pdéliza RCC y tenemos autorizado para la diligencia de mafiana la suma
de $33,707,600.

Asi las cosas, remito adjunto a este correo las piezas del caso.

Cordialmente,

Diana Carolina Burgos Castillo

Abogada Senior

Email: dburgos@gha.com.co | 316 826 1983
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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