
RE: ASIGNACIÓN SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE PAGO || RV: INFORME
AUDIENCIA - CONTINUACIÓN AUD. 372 CGP (SE CONCILIA) SBS SEGUROS // RAD: 2019-
00187 // EMILIO TULIO URBANO Y OTROS // CEFZ

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Lun 05/08/2024 8:30
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>​

2 archivos adjuntos (273 KB)
054 2023-00060-00 VERBAL RCActaAUDIENCIA 372Concilian.pdf; 045 2023-00060-00 AUDIENCIA 372 SUSPENDIDAS EN CONCILIACION
(3) (1).pdf;

Estimados compañeros, muy buenos días, 
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
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intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.

 

De: Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>
Enviado: sábado, 3 de agosto de 2024 12:01
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Carlos Esteban Franco Zuluaga <cfranco@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Asunto: RE: ASIGNACIÓN SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE PAGO || RV: INFORME AUDIENCIA -
CONTINUACIÓN AUD. 372 CGP (SE CONCILIA) SBS SEGUROS // RAD: 2019-00187 // EMILIO TULIO URBANO Y OTROS //
CEFZ
 
Estimados, buenos días. 
Adjunto actas de audiencia correspondiente a los días 04, 10 y 31 de julio.

Cordialmente, 

Jennifer Andrea Isaza Ocaña
Dependiente Judicial

Email: jisaza@gha.com.co |  318 280 5111
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
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debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: viernes, 2 de agosto de 2024 7:49
Para: Carlos Esteban Franco Zuluaga <cfranco@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>; Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso
<mflopez@gha.com.co>
Asunto: ASIGNACIÓN SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE PAGO || RV: INFORME AUDIENCIA -
CONTINUACIÓN AUD. 372 CGP (SE CONCILIA) SBS SEGUROS // RAD: 2019-00187 // EMILIO TULIO URBANO Y OTROS //
CEFZ
 
Estimado Carlos, muy buenos días, 
 
Amablemente solicito tu valiosa ayuda con el seguimiento de los documentos solicitados a los demandantes
para el pago. Igualmente, al término convenido para el pago.
 
¡Felicidades por lograr el acuerdo!
 
ACUERDO CONCILIATORIO EN AUDIENCIA EL 31 DE JULIO DEL 2024. SBS PAGARÁ $42.134.496 A 1 MES. DESDE
LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS.
 
Para control:
 
Vencimiento interno y real: 06 de agosto del 2024
 
JENNIFER: porfa tu ayuda con la obtención del acta de la diligencia.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: viernes, 2 de agosto de 2024 03:06
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Cc: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>
Asunto: RV: INFORME AUDIENCIA - CONTINUACIÓN AUD. 372 CGP (SE CONCILIA) SBS SEGUROS // RAD: 2019-00187 //
EMILIO TULIO URBANO Y OTROS // CEFZ
 
PREVISORA

De: Carlos Esteban Franco Zuluaga <cfranco@gha.com.co>
Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 18:06
Para: CAD GHA <cad@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; María
Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Asunto: INFORME AUDIENCIA - CONTINUACIÓN AUD. 372 CGP (SE CONCILIA) SBS SEGUROS // RAD: 2019-00187 // EMILIO
TULIO URBANO Y OTROS // CEFZ
 
Cordial saludo área de informes, 
Extensivo a los demás destinatarios.
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Con el presente me permito notificar sobre el trámite y desarrollo de la reanudación de la audiencia del art. 372
del C.G.P., en la cual se llegó a un acuerdo conciliatorio, en el proceso que a continuación se describe:

REFERENCIA VERBAL

RADICADO 63001-31-03-002-2019-00187-00 

DEMANDANTE EMIRO TULIO URBANO Y OTROS

DEMANDADOS SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y
OTROS

LLAMADA EN GARANTÍA N/A 

CASE TRACKING: 18562

 
Adjunto se encuentra  el siguiente documento:  

1. Informe de audiencia.

Equipo CAD: Por favor subir la pieza adjunta.  

Muchas gracias por su acostumbrada colaboración, 

Cordialmente, 

Carlos Esteban Franco Zuluaga
Abogado Junior

Email: cfranco@gha.com.co |  318 291 7330
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