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RV: ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA || RECONSIDERACIÓN || RESULTADO: NO
ACUERDO || AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL || VICTIMA: RUTH BERMEO
DE VEGA || FECHA: 06-10-23 H:10AM || SINIESTRO: 10227464 ||SPOA:
190016000601201909364

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 01/12/2023 9:14
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

Buenos días

Por favor cargar la cadena de correos asunto: Aceptación contrato de transacción.

Gracias.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 29 de noviembre de 2023 21:46
Para: Kennie Lorena García Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María
Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Juan David
Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso
<mflopez@gha.com.co>
Asunto: RE: ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA || RECONSIDERACIÓN || RESULTADO: NO ACUERDO || AUDIENCIA
DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL || VICTIMA: RUTH BERMEO DE VEGA || FECHA: 06-10-23 H:10AM ||
SINIESTRO: 10227464 ||SPOA: 190016000601201909364
 
Muchas gracias por la gestión, quedo atenta al contrato y los demás documentos para proceder con el
pago.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor
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reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor

 
De: Kennie Lorena García Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 29 de noviembre de 2023 6:00 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María
Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Juan David
Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso
<mflopez@gha.com.co>
Asunto: ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA || RECONSIDERACIÓN || RESULTADO: NO ACUERDO || AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL || VICTIMA: RUTH BERMEO DE VEGA || FECHA: 06-10-23 H:10AM || SINIESTRO:
10227464 ||SPOA: 190016000601201909364
 
Dra. Ángela, buenas tardes,
 
 
Comedidamente informamos que luego de varios acercamientos, el día de hoy el apoderado de la parte
convocante señala que aceptan la suma de $10.000.000 autorizados por la compañía. Por lo que
procederemos a realizar el contrato de transacción y una vez se encuentre firmado por las partes se
enviara junto con los demás documentos requeridos para realizar el pago y así cerrar el proceso penal y
civil que se encuentran en curso.
 
Quedamos atentos a cualquier información adicional.
 
Cordialmente, 
 

KENNIE LORENA GARCIA
MADRID  

ABOGADA SENIOR

         

   
ÁREA DE DERECHO PÚBLICO

  +57 322 514 4706 

  kgarcia@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 7 de noviembre de 2023 20:33
Para: Kennie Lorena García Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Asunto: RE: RECONSIDERACIÓN || RESULTADO: NO ACUERDO || AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ||
VICTIMA: RUTH BERMEO DE VEGA || FECHA: 06-10-23 H:10AM || SINIESTRO: 10227464 ||SPOA:
190016000601201909364
 
Cordial saludo
 
Gracias por tu información. Por fa comunícate con el apoderado de la afectada, y trata de conciliar máximo en 10
millones, tratemos al máximo llegar a un acuerdo y evitar la demanda, cualquier cosa, te comunicas conmigo.
 
 
De: Kennie Lorena García Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Enviado el: martes, 7 de noviembre de 2023 10:14 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RECONSIDERACIÓN || RESULTADO: NO ACUERDO || AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ||
VICTIMA: RUTH BERMEO DE VEGA || FECHA: 06-10-23 H:10AM || SINIESTRO: 10227464 ||SPOA:
190016000601201909364
 
Apreciada Dra. Ángela, buenos días,
 
 
Comedidamente adjunto solicitud de reconsideración presentada por la parte actora y en la que propone
una fórmula de arreglo por $12.000.000. 
 
Es importante tener en cuenta que en esta oportunidad se allega un dictamen de pérdida de capacidad
laboral de la señora Ruth Bermeo del 5%. 
 
Por lo que trasladamos esta oferta a la compañía y quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes
frente al particular.
 
Se reenvía nuevamente el mensaje ya que el mismo rebotó por el tamaño del archivo. 
 

ANEXOS DEMANDA RUTH BERMEO 1.pdf
 
Cordialmente, 
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KENNIE LORENA GARCIA
MADRID

 

ABOGADA SENIOR

         

   
ÁREA DE DERECHO PÚBLICO

  +57 322 514 4706 

  kgarcia@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

De: Kennie Lorena García Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 25 de octubre de 2023 20:26
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RECONSIDERACIÓN || RESULTADO: NO ACUERDO || AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ||
VICTIMA: RUTH BERMEO DE VEGA || FECHA: 06-10-23 H:10AM || SINIESTRO: 10227464 ||SPOA:
190016000601201909364
 
Apreciada Dra. Ángela, buenas tardes,
 
 
Comedidamente adjunto solicitud de reconsideración presentada por la parte actora y en la que propone
una fórmula de arreglo por $12.000.000. 
 
Es importante tener en cuenta que en esta oportunidad se allega un dictamen de pérdida de capacidad
laboral de la señora Ruth Bermeo del 5%. 
 
Por lo que trasladamos esta oferta a la compañía y quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes
frente al particular.
 
Se reenvía nuevamente el mensaje ya que el mismo rebotó por el tamaño del archivo. 
 
Cordialmente, 
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KENNIE LORENA GARCIA
MADRID

 

ABOGADA SENIOR

         

   
ÁREA DE DERECHO PÚBLICO

  +57 322 514 4706 

  kgarcia@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

De: Kennie Lorena García Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 25 de octubre de 2023 20:20
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RECONSIDERACIÓN || RESULTADO: NO ACUERDO || AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ||
VICTIMA: RUTH BERMEO DE VEGA || FECHA: 06-10-23 H:10AM || SINIESTRO: 10227464 ||SPOA:
190016000601201909364
 
Apreciada Dra. Ángela, buenas tardes,
 
 
Comedidamente adjunto solicitud de reconsideración presentada por la parte actora y en la que propone
una fórmula de arreglo por $12.000.000. 
 
Es importante tener en cuenta que en esta oportunidad se allega un dictamen de pérdida de capacidad
laboral de la señora Ruth Bermeo del 5%. 
 
Por lo que trasladamos esta oferta a la compañía y quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes
frente al particular.
 
Cordialmente, 
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KENNIE LORENA GARCIA
MADRID

 

ABOGADA SENIOR

         

   
ÁREA DE DERECHO PÚBLICO

  +57 322 514 4706 

  kgarcia@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

De: Kennie Lorena García Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 25 de octubre de 2023 18:20
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana María
Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo
<jvergara@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo
<jvergara@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro
<kpaz@gha.com.co>
Asunto: RECONSIDERACIÓN || RESULTADO: NO ACUERDO || AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ||
VICTIMA: RUTH BERMEO DE VEGA || FECHA: 06-10-23 H:10AM || SINIESTRO: 10227464 ||SPOA:
190016000601201909364
 
Apreciada Dra. Ángela, buenas tardes,
 
 
Comedidamente adjunto solicitud de reconsideración presentada por la parte actora y en la que propone
una fórmula de arreglo por $12.000.000. 
 
Es importante tener en cuenta que en esta oportunidad se allega un dictamen de pérdida de capacidad
laboral de la señora Ruth Bermeo del 5%. 
 
Por lo que trasladamos esta oferta a la compañía y quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes
frente al particular.
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Cordialmente, 
 

KENNIE LORENA GARCIA
MADRID

 

ABOGADA SENIOR

         

   
ÁREA DE DERECHO PÚBLICO

  +57 322 514 4706 

  kgarcia@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

De: Kennie Lorena García Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Enviado: viernes, 6 de octubre de 2023 13:56
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María
Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz
Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro
<kpaz@gha.com.co>
Asunto: RESULTADO: NO ACUERDO || AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL || VICTIMA: RUTH BERMEO
DE VEGA || FECHA: 06-10-23 H:10AM || SINIESTRO: 10227464 ||SPOA: 190016000601201909364
 
Apreciada Dra. Ángela, buenas tardes,
 
 
Comedidamente informo nuestra comparecencia de la audiencia extrajudicial celebrada de forma
presencial el día de hoy, 06 de octubre de 2023, en la Fiscalía 14 Local de Popayán dentro del trámite
de la referencia.
 
 
A la diligencia compareció la señora Ruth Bermeo de Vega y su apoderado el Dr. Fabian Andrés
Martínez Paz como querellantes; por otro lado, el Dr. Jesús Herney Quiceno Ríos como apoderado de
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la empresa de transporte Rápido Tambo, el conductor el señor Edwin Hernán Mambuscay Muñoz y del
propietario del vehículo.  
 
No se hicieron presente las demás personas lesionadas. 
 
 
Los hechos objeto de la conciliación versan sobre el accidente ocurrido el 20 de noviembre de 2019
aprox. a las 8pm, cuando el vehículo de placas SAP-548 conducido por el señor Edwin Hernán
Mambuscay al realizar una maniobra se sale del carril y se choque con un árbol. La señora Ruth
Bermeo de Vega quien iba como pasajera de este automotor sufre lesiones. 
 
Las pretensiones ascienden a la suma de $226.325.229 por perjuicios materiales e inmateriales.
 
 
Desarrollo de la audiencia: Se verifican las pretensiones del convocante. El apoderado de la parte
querellante realiza una breve instrucción y señala que la suma para conciliar es $30.000.000. Teniendo
en cuenta las instrucciones de la compañía se realiza un ofrecimiento por la suma de $2.000.000. La
Señora Ruth señala que la suma es muy bajita para los daños causados por el conductor del vehículo, y
se sostiene en conciliar por los $30.000.000. En ese sentido, se manifiesta que la suma es demasiado
alta para lo que está probado en el proceso. Por lo anterior, la Fiscal levanta constancia de no acuerdo.
 
No se realiza mención sobre los $3.500.000 puesto que no era una suma atractiva para la querellante. 
 
Se adjunta constancia de no acuerdo.
 
 
Cordialmente, 
 
 

KENNIE LORENA GARCIA
MADRID

 

ABOGADA SENIOR

         

   
ÁREA DE DERECHO PÚBLICO

  +57 322 514 4706 

  kgarcia@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments
 
 

 
De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 4 de octubre de 2023 12:05
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION A CONCILIACION LESIONES CULPOSAS. SINIESTRO: 10227464 SPOA:
190016000601201909364
 
Cordial saludo,
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 06 de octubre de 2023, a las 10:30 hrs.
 
Siniestro 10227464
Caso OnBase: 98398
Fecha del siniestro: 20 de noviembre de 2019
Fecha de aviso: 01 de junio de 2021
Póliza: AA008116
Producto: R.C. CONTRACTUAL-1006
Tomador: COOP.INTEG.TRANSPORTES RAPIDO TAMBO LTD
Asegurado: ARGENIS MUÑOZ LUZ  MUÑOZ
Prima: Ok
Placa: SAP548
Amparos afectados: INCAPACIDAD TEMPORAL
Valores asegurados: 60 SMMLV ($49.686.960)
 
Convocante: 190016000601201909364
 
Antecedente:
 
Responsabilidad: asegurado responsable, causal 157 no saber maniobrar ante una situación de peligro.
Resultan 7 pasajeros lesionados.
Versión conductor asegurado: "Venia por la carrera 9 norte frente al colegio INEM, una moto me cierra
el paso y pierdo el control del vehículo, me alcanzo a subir al separador e impacte un árbol”.
 
A la fecha de los 7 pasajeros lesionados, solo ha reclamado:
 
Reclamante:
RUTH BERMEO DE VEGA
Edad: 58 años
Pretensiones: $226.325.229
 
DML: Incapacidad definitiva 20 días. Sin secuelas medico legales.
DIAGNOSTICO: HC Trauma en tórax, contusión maxilar inferior, contusión región anterior de la tibia,
contusión a nivel de cuello, sin fracturas, solo afectación tejidos blandos.
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
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Indicar que nos asiste ánimo conciliatorio, iniciar ofrecimiento, respecto de la señora Ruth Bermeo en
$2.000.000, máximo a ofrecer $3.500.000. Tratemos de conciliar en esta audiencia. Si se presentan mas
víctimas dentro de la diligencia, recordar que deben realizar reclamación ante la compañía por medio
de la página acreditando su calidad, ocurrencia y cuantía de lo pretendido.  
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el
fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
De: audiencias
Enviado el: jueves, 28 de septiembre de 2023 9:39 p. m.
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION A CONCILIACION LESIONES CULPOSAS. SINIESTRO: 10227464 SPOA:
190016000601201909364
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial
citada para el 06 de octubre de 2023, a las 10:00 hras, (según el documento adjunto), agradezco me
pueda confirmar su disponibilidad para la atención de la misma.
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
 
De: Noelia Arroyave <Noelia.Arroyave@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 28 de septiembre de 2023 10:29 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Julian Rincon <Julian.Rincon@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACION A CONCILIACION LESIONES CULPOSAS. SINIESTRO DEL 20 - 11- 2019 EN DONDE SE VIO
INVOLUCRADO EL VEHÍCULO DE PLACA SAP548 PERTENECIENTE A LA EMPRESA RÁPIDO TAMBO.
 
Buen Dia,
 
Respetados Compañeros adjunto enviamos citación audiencia de conciliación.
 
Fecha:  Viernes 06-10-2023
Hora:    10:00 AM
Lugar:  FISCALÍA 14 UNIDAD DE CONCILIACIÓN PRE PROCESAL – CARRERA 6 Nº: 70BN-00
BARRIÓ LA PAZ – CASA DE JUSTICIA.
 

 
Muchas Gracias.
 
Atentamente,
NOELIA LUCIA ARROYAVE – GESTORA DE SERVICIOS
Teléfono (602) 8274390  Ext 5107 | Cel y Whatsapp 3132971258 | Dirección CARRERA 9 ESQUINA #
17AN-28 LOCAL 4 EDIFICIO CHAYANI- BARRIO EL RECUERDO
Horario de Atención Lunes a  Jueves  7:30 a.m. 12:30 pm y 2:00  a 5 :00 p.m

mailto:Noelia.Arroyave@laequidadseguros.coop
mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
mailto:Julian.Rincon@laequidadseguros.coop


5/12/23, 16:28 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQANvKrpAXUNZOhpky%2FGxwQ… 12/12

                                                  Viernes  8:00 a.m. 12:30 pm y 1:30  a 4 :00 p.m
Noelia.Arroyave@laequidadseguros.coop  - www.laequidadseguros.coop Popayán – Colombia
 

 
 
De: Giovanna Helena Velasco Mosquera <giovanna.velasco@fiscalia.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de septiembre de 2023 12:02 p. m.
Para: Noelia Arroyave <Noelia.Arroyave@laequidadseguros.coop>
CC: rapidotambo1@gmail.com
Asunto: CITACION A CONCILIACION
 
Señor:
Representante Legal Seguros La Equidad
Ciudad
 
Cordial saludo,
 
Me permito enviar adjunto boleta de citación N°: 0910 para diligencia de conciliación a llevarse
a cabo el día 06 octubre de 2023 a las 10:00Am.
 
 
Cordialmente;
 
 
GIOVANNA HELENA VELASCO MOSQUERA.
Fiscal 14 Unidad de Conciliación Pre Procesal.
Celular: 3011803733
Carrera 6 # 70BN-00 Barrio La Paz - Casa de Justicia.
Popayán - Cauca.
 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o
compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor
borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en
ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este
mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo
puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o
toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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