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RV: RUP10713 ASIGNACIÓN RECOBRO PROCESO JUDICIAL.

Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Mar 30/01/2024 11:55
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
Buen dia, Cad

Por favor cargar correo presente, como Honorarios en el case.

Cordialmente, 

 

VALENTINA TAMAYO ORTEGA

 

 

AUXILIAR DE FACTURACION
             ÁREA FINANCIERA

  +57 315 577 6200

  facturacion@gha.com.co

   gha.com.co 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este

Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe

manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
Enviado: miércoles, 10 de enero de 2024 8:07
Para: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: RUP10713 ASIGNACIÓN RECOBRO PROCESO JUDICIAL.
 

No suele recibir correos electrónicos de jvega@solidaria.com.co. Por qué esto es importante

Valentina buenos días
 
Para el presente caso de ENDOSALUD DE OCCIDENTE S.A.,   se autorizan honorarios por la presentación y auto admisorio de la
demanda hasta 2 SMMLV, y para el recobro se autoriza como valor recobrado entre $1.000.000 a $50.000.000 honorarios de éxito hasta
veinte 20% y se descontará los honorarios pagados con ocasión al auto admisorio de la demanda.
 
Cordialmente,
 
 
JORGE VEGA SARMIENTO
Abogado Gerencia de Indemnizaciones Seguros Generales
Dirección General
Calle 100 No 9A – 45
Tel 3185 893722
Bogotá – Col.

 
De: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 12:18
Para: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
Asunto: RE: RUP10713 ASIGNACIÓN RECOBRO PROCESO JUDICIAL.
 
Buenas tardes estimado Dr. Jorge,
 
Comedidamente solicito de su colaboración informándonos el valor de los honorarios del proceso en referencia,
 
Quedo atenta a sus comentarios,
 
Cordial saludo,
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VALENTINA TAMAYO ORTEGA

 

 

 
AUXILIAR DE FACTURACION  

             ÁREA FINANCIERA  
  +57 315 577 6200  
  facturacion@gha.com.co  

 

 

 gha.com.co   
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este
Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email

and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and

reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 
 

De: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 6 de diciembre de 2023 17:49
Para: jvega@solidaria.com.co <jvega@solidaria.com.co>
Asunto: RV: RUP10713 ASIGNACIÓN RECOBRO PROCESO JUDICIAL.
 
Buenas tardes estimado Dr. Jorge,
 
Comedidamente solicito de su colaboración informándonos el valor de los honorarios del proceso en referencia,
 
Quedo atenta a sus comentarios,
 
Cordial saludo,
 
 

 

VALENTINA TAMAYO ORTEGA

 

 

AUXILIAR DE FACTURACION

            

ÁREA FINANCIERA

 
+57 315 577 6200

 
facturacion@gha.com.co

 

 gha.com.co 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este
Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email

and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and

reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: sábado, 25 de noviembre de 2023 9:25
Para: jvega@solidaria.com.co <jvega@solidaria.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RUP10713 ASIGNACIÓN RECOBRO PROCESO JUDICIAL.
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Buenos días, apreciado doctor Jorge 
 
Comedidamente informamos que en el proceso de la referencia el 30 de octubre de 2023, se radico la demanda ejecutiva. 

Adjuntamos el documento mencionado para su conocimiento 

 

CAROLINA BENITEZ FREYRE  
Abogada Informes  

   
       
   
      www.gha.com.co  

 315 577 6200  
   
dbenitez@gha.com.co   
   
  

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo
de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del
correo, así como de sus adjuntos.  
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments  
 
 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: martes, 15 de agosto de 2023 17:22
Para: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Diana Carolina Burgos Castillo (Shared)
<dburgos@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;
notificaciones@solidaria.com.co <notificaciones@solidaria.com.co>; ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>; IVONNE LIZETH PARDO
CADENA <IPARDO@solidaria.com.co>; Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>
Asunto: IMPORTANTE - ACEPTACIÓN ASIGNACIÓN || RV: RUP10713 ASIGNACIÓN RECOBRO PROCESO JUDICIAL.
 
Buenas tardes, doctor Jorge

Confirmamos que la documentació n puede ser enviada a la siguiente direcció n: AV 6A Bis # 35N – 100 - Oficina 212 – En Cali – Valle del Cauca.
(Edificio: Centro Empresarial Chipichape).

A nombre de la Dra. Darlyn Muñ oz Nieves.

Cordialmente,
 

CAROLINA BENITEZ FREYRE 
Abogada Informes 

  
      
  
      www.gha.com.co 

 315 577 6200 
  
dbenitez@gha.com.co  
  
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo
de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del
correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments 
 

De: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
Enviado: martes, 15 de agosto de 2023 11:23
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Diana Carolina Burgos Castillo (Shared) <dburgos@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza
<abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Notificaciones <notificaciones@solidaria.com.co>; ADRIANA ELIZABETH TOVAR
BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>; IVONNE LIZETH PARDO CADENA <IPARDO@solidaria.com.co>
Asunto: RE: IMPORTANTE - ACEPTACIÓN ASIGNACIÓN || RV: RUP10713 ASIGNACIÓN RECOBRO PROCESO JUDICIAL.
 
Apreciados buenos días
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Respecto caso asignado con el consecutivo No. RSP10713 se ubico copia del pagaré y carta de instrucciones suscrito por el tomador ENDOSALUD
DE OCCIDENTE S.A., adjunto copia para su análisis y definición de las acciones judiciales.
 
Agradecemos nos confirme a que persona y dirección será enviado el documento original para continuar con la gestión.  
 
Cordialmente,
 
 
JORGE VEGA SARMIENTO
Abogado Gerencia de Indemnizaciones Seguros Patrimoniales
Dirección General
Calle 100 No 9A – 45
Tel 3185 893722
Bogotá – Col.

 
 
 
De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado el: martes, 15 de agosto de 2023 11:00
Para: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Diana Carolina Burgos Castillo (Shared)
<dburgos@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;
Notificaciones <notificaciones@solidaria.com.co>; ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>; IVONNE LIZETH PARDO
CADENA <IPARDO@solidaria.com.co>
Asunto: IMPORTANTE - ACEPTACIÓN ASIGNACIÓN || RV: RUP10713 ASIGNACIÓN RECOBRO PROCESO JUDICIAL.
 
Buenos días, apreciados doctores
 
Respetuosamente procedemos a enviar un recordatorio del correo que antecede.
 
Nos encontramos atentos a sus comentarios, teniendo en cuenta que se trata de una acció n de recobro jurídico en virtud de la afectació n de
una pó liza de cumplimiento, solicitamos su valiosa ayuda informando si en este caso existe contragarantía, para efectos de definir si
procederá  iniciar un proceso declarativo o si corresponderá  a un ejecutivo.
 
Muchas gracias.
 

CAROLINA BENITEZ FREYRE 
Abogada Informes 

  
      
  
      www.gha.com.co 

 315 577 6200 
  
dbenitez@gha.com.co  
  
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo
de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del
correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments 
 
 

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 20:11
Para: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>;
Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Natalia Gómez Córdoba
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<secretaria@gha.com.co>; Diana Carolina Burgos Castillo (Shared) <dburgos@gha.com.co>
Asunto: ACEPTACIÓN ASIGNACIÓN || RV: RUP10713 ASIGNACIÓN RECOBRO PROCESO JUDICIAL.
 
Estimados Doctores, muy buenas noches, 
 
Amablemente acusamos recibido. Agradecemos la confianza depositada y confirmamos disponibilidad para atender el presente litigio en
representación de los intereses de la compañía. 
 
Teniendo en cuenta que se trata de una acción de recobro jurídico en virtud de la afectación de una póliza de cumplimiento, solicitamos
su valiosa ayuda informando si en este caso existe contragarantía, para efectos de definir si procederá iniciar un proceso declarativo
o si corresponderá a un ejecutivo.
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
 
Muchas gracias, siempre cordial,  
 

 
DARLYN MARCELA
MUÑOZ NIEVES

 

COORDINADORA

          

  

DERECHO PRIVADO

SUROCCIDENTE

  +57 3113888049 

  dmunoz@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de
la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del
correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachment

De: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 9 de agosto de 2023 11:54
Para: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RV: RUP10713 ASIGNACIÓN RECOBRO PROCESO JUDICIAL.
 
Apreciadas: 
 
Remito nueva asignación por ser de su resorte. 
 
Atentamente, 
Kelly Paz Chamorro 
Gerente de Derecho Público

 

3046403057  
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 www.gha.com.co       

kpaz@gha.com.co

 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus

adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

 

De: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
Enviado: martes, 8 de agosto de 2023 15:16
Para: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>
Asunto: RUP10713 ASIGNACIÓN RECOBRO PROCESO JUDICIAL.
 
Bogotá D.C. 08 de agosto de 2023
ISP- 23 – RUP10713
 
 
Doctores
GUSTAVO HERRERA ASOCIADOS
Atn. Dra. Kelly Alejandra Paz Chamorro
Ciudad.
 
 
REF.: ASIGNACIÓN RECOBRO SEGUROS PATRIMONIALES
           PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL.
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Respetada Doctores buenos días:
 
Procedemos remitir caso de cumplimiento, para su análisis y asignación para iniciar las acciones de recobro contra el tomador del seguro, con
ocasión a la afectación de la póliza No. 660-47-994000005765 de acuerdo con la siguiente información:
 
 
Siniestro No. 660-47-2016-30028   RSP10713

Asegurado/Beneficiario
HOSPITAL RAUL ORJUELA BUENO
E.S.E.

Clase de garantía No tiene

Contragarantía No.
Amparo afectado SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Fecha de pago 24-03-2023
Orden de pago No. 800516552
Valor indemnizado $  29.414.197
Tomador / Asegurado ENDOSALUD DE OCCIDENTE SA
Nit. 900248093
Codeudores  

Dirección
Cl. 23 Nte. #2N - 66, El Piloto, Cali, Barrio
San Vicente

Teléfono de contacto 24892692
Email servicioalclienteendosalud@gmail.com  
Ciudad Cali – Vall del Cauca.

 
Adjunto:
 

Copia de la póliza 660-47-994000005765
Copia de sentencia de 1 y 2 instancia
Copia del comprobante de pago.
Copia de la póliza 660-47-994000005765
Copia cobro prejurídico.

 
 
En caso de que se requiera algún documento adicional agradecemos nos informen para su envío.  Quedamos a la espera del acuse de recibo,
del análisis de la documentación, o de responder cualquier duda o aclaración.
 
Cordialmente,
 
 
JORGE VEGA SARMIENTO
Abogado Gerencia de Indemnizaciones Seguros Patrimoniales
Dirección General
Calle 100 No 9A – 45
Tel 3185 893722
Bogotá – Col.
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Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s)
destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas

antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado por
virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje.
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This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its addressee(s). If received
in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect.
However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any loss

or damage arising from use of this message.

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?
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