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Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Sáb 01/06/2024 10:19
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
Buenos Días CAD
Por favor cargar carta de honorarios al Case numero 18681
Cordialmente Kevin Gomez 
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De: LUDY VIVIANA RAMIREZ MARTINEZ <LVRAMIR@mapfre.com.co>
Enviado: jueves, 26 de enero de 2023 16:36
Para: Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>
Cc: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>
Asunto: RE: PROCESOS PENDIENTE DE ASIGNACION DE HONORARIOS / CIERRE ENERO/MAPFRE
 
Buenas tardes,
 
Se asigna la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) por concepto de honorarios de la casación.
 
JR_92014091212_2
 
 
Cordialmente,

Viviana Ramirez Martinez
Abogada
Secretaria General
MAPFRE COLOMBIA
Cra 14  N 96- 34 Piso 6
110221 Bogotá
Cel. 3160186992
lvramir@mapfre.com.co
 
 

 
 
 
De: Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 26 de enero de 2023 3:58 p. m.
Para: LUDY VIVIANA RAMIREZ MARTINEZ <LVRAMIR@mapfre.com.co>
Asunto: RV: PROCESOS PENDIENTE DE ASIGNACION DE HONORARIOS / CIERRE ENERO/MAPFRE
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 REMITENTE EXTERNO: ATENCIÓN, especialmente con enlaces y archivos adjuntos / EXTERNAL SENDER: be CAUTIOUS, particularly with links and attachments / REMETENTE EXTERNO: ATENÇAO,
principalmente com links e anexos.
 
Buenas tardes, 
 
Estimada doctora, Ludy 
 
Comedidamente me permito compartir la información solicitada, para saber si contamos con honorarios adicionales por el trámite de casación,
 
 
Quedo atenta a sus comentarios,
 
 
Cordialmente,
 
 

Diana Cardona Guevara 

Auxiliar de Facturacion
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De: LUDY VIVIANA RAMIREZ MARTINEZ <LVRAMIR@mapfre.com.co>
Enviado: lunes, 23 de enero de 2023 11:44
Para: Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>
Cc: Tamayo Duarte Miguel Angel <MATAMAY@mapfre.com.co>; LUISA FERNANDA PAZ DELGADO <PDLUISA@MAPFRE.COM.CO>; JEFFERSON VARGAS SUAREZ
<VSJEFFE@MAPFRE.COM.CO>; Sanchez Rodriguez Leonary <LEONARY@mapfre.com.co>; PENALOZA GUTIERREZ ABSALON ANDRES <AAPENAL@mapfre.com.co>; Molina
Cardoso Paola Andrea <PANDREA@mapfre.com.co>; Pérez Egas Wilmer <WPEREZE@mapfre.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>
Asunto: RE: PROCESOS PENDIENTE DE ASIGNACION DE HONORARIOS / CIERRE ENERO/MAPFRE
 
Buenos días,
 
En lo que a mi corresponde reitero lo indicado en el correo adjunto:
 

DEMANDANTE DEMANDADO COMPAÑIA EXPEDIENTE SINIESTRO ETAPA

MAURICIO MOLINA MÉNDEZ COLFONDOS S.A. PENSIONES Y
CESANTÍAS Y OTROS - RAD: 2011-
00313

MAPFRE LO686 - 2859 92014091212 POR FAVOR CONFIRMAR SI TENEMOS
HONORARIOS POR CASACION

POR FAVOR M
INFORME DE
TENGO EN LO
VALIDARLO

BELLANIRA RESTREPO HIGUITA
en nombre propio y en
representación del menor
MAICOL DAVID MARTÍNEZ

EMEL MACIAS NOMEZQUE,
ANDREA DEL PILAR CASTILLO
ROSAS Y MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A.
RADICACIÓN:
76622310300120210007500

MAPFRE PENDIENTE JR_ 260111611700152_2  1RA CUOTA - POR FAVOR
CONFIRMAR SI TENEMOS LOS
MISMOS HONORAIROS YA QUE
REPRESENTAMOS A el conductor del
vehículo asegurado EMEL MACIAS
NOMEZQUE

LOS HONORA
LA REPRESEN
LOS ASIGNAN
INDEMNIZAC
COPIA

RAD: 2020-00094, LUZ PATRICIA
UPEGUI OSORIO

MAPFRE SEGUROS GENERALES
DE COLOMBIA

MAPFRE JUDICIAL739 SIN DATOS 1RA CUOTA - CONTESTACIÓN
ASEGURADA - POR FAVOR
CONFIRMAR HONORARIOS PARA EL
PROCESO PENAL

LOS HONORA
PROCESO PEN
INDEMNIZAC
COPIA

 
Les recomiendo que independicen lo que corresponde a indemnizaciones (defensa del asegurado) y lo de Secretaria General (defensa de la Compañía), pues al incluirnos a
todos en sus correo se está generando confusión de los responsables de las asignaciones.  
 
Sigo pendiente de la información del sineistro 92014091212, sin eso no puedo gestionar la asignación de honorarios.
 
 
Cordialmente,

Viviana Ramirez Martinez
Abogada
Secretaria General
MAPFRE COLOMBIA
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Cra 14  N 96- 34 Piso 6
110221 Bogotá
Cel. 3160186992
lvramir@mapfre.com.co
 
 

 
 
 
De: Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 20 de enero de 2023 1:53 p. m.
Para: Tamayo Duarte Miguel Angel <MATAMAY@mapfre.com.co>; LUDY VIVIANA RAMIREZ MARTINEZ <LVRAMIR@mapfre.com.co>; LUISA FERNANDA PAZ DELGADO
<PDLUISA@MAPFRE.COM.CO>; JEFFERSON VARGAS SUAREZ <VSJEFFE@MAPFRE.COM.CO>; Sanchez Rodriguez Leonary <LEONARY@mapfre.com.co>; PENALOZA GUTIERREZ
ABSALON ANDRES <AAPENAL@mapfre.com.co>; Molina Cardoso Paola Andrea <PANDREA@mapfre.com.co>; Pérez Egas Wilmer <WPEREZE@mapfre.com.co>
Asunto: PROCESOS PENDIENTE DE ASIGNACION DE HONORARIOS / CIERRE ENERO/MAPFRE
 
 REMITENTE EXTERNO: ATENCIÓN, especialmente con enlaces y archivos adjuntos / EXTERNAL SENDER: be CAUTIOUS, particularly with links and attachments / REMETENTE EXTERNO: ATENÇAO,
principalmente com links e anexos.
 
Buenos días
 
Estimados doctores
 
Comedidamente me permito remitir reporte de los procesos que se encuentran pendientes de asignación de honorarios en el corte de facturación del mes de
noviembre,
 
Quedo atenta a sus importantes comentarios

Cordialmente,
 
 

Diana Cardona Guevara 

Auxiliar de Facturacion
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***DISCLAIMER***

Este mensaje, así como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al
destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor
comunicárnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilización, reproducción, alteración, archivo o comunicar a
terceros el presente mensaje y archivos anexos, podrá ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de
2012 y demás normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.
***DISCLAIMER***

Este mensaje, así como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al
destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor
comunicárnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilización, reproducción, alteración, archivo o comunicar a
terceros el presente mensaje y archivos anexos, podrá ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581
de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.
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