
RV: Propuesta de transacción, SINIESTRO: 119090461 || JUAN RAMON ARTEAGA

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 17/05/2024 10:44
Para:​Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>​
CC:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (357 KB)
Fwd_ Aceptación de ofrecimiento. Siniestro_ Vehículo de Placas GEK-862. Victima_ Víctor Mario Arteaga Mezquida..eml;

ALLIANZ

De: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado: viernes, 17 de mayo de 2024 10:28
Para: Tiffany del Pilar Castaño Torres <tcastano@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Burgos Castillo <dburgos@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;
Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Propuesta de transacción, SINIESTRO: 119090461 || JUAN RAMON ARTEAGA
 
Caro: 
La conciliación de este correo no es del caso Blanca Correa sino Juan Ramón Arteaga, por favor elimínalo
de tus pendientes. 

Tiffa: 
Solicitamos tu amable ayuda con la elaboración de un contrato de transacción por la suma de
$180.000.000 con pago a 10 días, con dos pagos a proporción: $126 para el señor Juan Ramón
autorizado por todos los demás demandantes (esto debemos dejarlo expreso en el correo) y $54 para el
abogado por concepto de honorarios (Con la cláusula que nos mostró santiago en la reunión pasada,
que puso Juan David en el contrato en el que hubo error) 

La idea es que tengamos el contrato en el curso del día para enviárselo al abogado hoy y que pueda
empezar a gestionar las firmas y las autenticaciones con los demandantes que están en Apartadó. 

En el correo que te adjunto está tanto la cuenta de Juan Ramón como la cuenta del abogado. 
Si tienes alguna pregunta por favor cuéntame. 

Muchas gracias.
Cordialmente, 

Maria Camila Agudelo
Coordinadora Derecho Privado Bogotá y Centro

Email: mcagudelo@gha.com.co |  318 380 0187

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado: jueves, 16 de mayo de 2024 21:10
Para: Diana Carolina Burgos Castillo <dburgos@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RV: Propuesta de transacción, SINIESTRO: 119090461
 

Carito:
Por favor gestionemos este contrato en la mañana, lo revisamos y lo mandamos de una vez para
cumplirle a la Cía. 

Si tienes alguna pregunta avísame. 
Muchas gracias. 

Cordialmente, 
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Enviado: jueves, 16 de mayo de 2024 21:07
Para: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: Propuesta de transacción, SINIESTRO: 119090461
 

Internal

Hola Maria Camila,
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Si es factible mandar el contrato  mañana te lo agradecería ya  que hoy el abogado se comunicó con el
Dr. Niño  indicándole que sus clientes están presionando un poco el tema y debemos garantiza este
cierre.
 
Muchas gracias.
 
Gina Paola Garcia Quintero
Abogada Senior Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
 

 
De: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2024 7:02 a. m.
Para: Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
CC: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: Propuesta de transacción, SINIESTRO: 119090461
 
Recibido Dra. Gina. 

Te confirmo que el día martes hablé con el Dr. Álvaro y ya tenemos la información para el
acuerdo, ya nos encontramos en la elaboración del contrato y la gestión de firmas. Te
avisaremos en cuanto tengamos los documentos completos para el pago. 
 
Muchas gracias por tu amable atención en todos nuestros temas.
Cordialmente,

Maria Camila Agudelo
Coordinadora Derecho Privado Bogotá y Centro

Email: mcagudelo@gha.com.co |  318 380 0187

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

 
 
 
 

De: Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 11:17
Para: Álvaro Niño Villabona <alvaro.nino.villabona@gmail.com>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: Propuesta de transacción, SINIESTRO: 119090461
 

Internal

 
Estimadas Maria Camila y Ana Maria,
 
Luego de la audiencia inicial el abogado de la parte demandante se comunico con el Dr. @Álvaro Niño
Villabona donde le indica que acepta la negociación propuesta (antes de ser proceso judicial) por una
suma de 180millones de pesos, por lo anterior, @mcagudelo@gha.com.co, por favor comunícate con
 @Álvaro Niño Villabona para que el te suministre la información y se proceda con el contrato de
transacción, el pago lo podemos dejar a 10 días hábiles o menos.
 
Muchas gracias,
 
Gina Paola Garcia Quintero
Abogada Senior Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación
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Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
 

 
De: Álvaro Niño Villabona <alvaro.nino.villabona@gmail.com>
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2024 10:48 a. m.
Para: Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Asunto: Propuesta de transacción, SINIESTRO: 119090461
 
Buenos días doctora;
 
De acuerdo a lo dialogado telefónicamente con Usted y de la reunión de la semana pasada con
el doctor Edgar Peñaloza me permito remitir la propuesta del abogado de los demandantes.
De antemano le manifiesto que la cifra de los 180 millones de pesos era la que ya había
agotado y no había sido aceptada, pero ahora los demandantes aceptaron esa cifra.
 
Quedo atento a sus comentarios
__________________________________________
Cordialmente,
 
Alvaro Niño Villabona

Calle 19 # 42 - 90 Oficina 1805, Medellín
Cel: 3217466577
Correo: alvaro.nino.villabona@gmail.com, alvaro.nino@une.net.co
Contáctenos: https://anvabogados.com
 

---------- Forwarded message ---------
De: Jesus Padilla <jpadilla198946@gmail.com>
Date: mar, 14 may 2024 a las 9:53
Subject: Propuesta de transacción, SINIESTRO: GEK-862; asegurado Allianz Seguros S.A.
To: alvaro gmail <alvaro.nino.villabona@gmail.com>
 

Dr.
Alvaro Niño Villabona
Cordial Saludo, 
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Por medio de la presente de manera muy atenta, me permito realizar propuesta para finiquitar
la controversia de la referencia. Una vez consultado con mis clientes me autorizan para
trasladar la propuesta de llegar a un acuerdo por la suma de $180.000.000 (Ciento Ochenta
Millones de Pesos), a título de indemnización por la muerte de su hijo y hermano VÍCTOR
MARIO ARTEAGA MEZQUIDA. Muchas Gracias.
 
 
 
--
JESÚS DAVID PADILLA PADILLA
Especialista en Responsabilidad Civil y Seguros 
Universidad Pontificia Bolivariana Medellín
 
Especialista en Derecho de Seguros
Universidad Pontificia Javeriana Bogotá
 
 

SECCIONAL MEDELLÍN
Carrera 46 # 52 - 140.
Edificio Banco Caja Social, Oficinas 1209-1212
Correo electrónico: jpadilla198946@gmail.com
jprepresentacionjuridica@gmail.com
Teléfono: 300 842 5851
PBX: 324 4218471
 
SECCIONAL COSTA
Calle 12 carrera 12 - 63
Barrio La Esperanza
Cereté - Córdoba
Correo electrónico: jpabogadoscerete@gmail.com
Contacto: WILLIAM CÉSAR JALAL RAMOS
Teléfono: 310 408 6327
 
SECCIONAL BUCARAMANGA - SANTANDER
Carrera 35 N° 17 - 77
Edificio Bancoquia, Oficina 1006.
Correo electrónico: jprepresentacionjuridica@gmail.com
Contacto: ERWIN ALEJANDRO CARDONA GÓMEZ
Teléfono: 318 227 5174
 
SECCIONAL SINCELEJO-SUCRE
Carrera. 18 #23-20, Edificio Caja Agraria, Oficina.507
Cel. 300 8425851
Correo Electrónico: Jprepresentacionjurdica@gmail.com
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