De: JESSICA PAOLA ROA RAMIREZ <jessica.roa@previsora.gov.co>
Enviado el: viernes, 27 de octubre de 2023 09:36 a.m.
Para: Valentina Pefia Rueda <vpena@gha.com.co>; ANDREA YANETH MANTILLA

<andrea.mantilla@previsora.gov.co>
CC: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; MARIA CAMILA AGUDELO ORTIZ

<mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD PAGO DE DEPOSITOS JUDICIALES//RAD:2019-00852 //DTE:IDALITH
OLARTE//DDO:COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A. //VPR

Buen dia Valentina,

Me permito confirmar que ya ingresaron los recursos objeto de devolucién de titulo
judicial.

Cordial saludo,

PAOLA ROA RAMIREZ

PROFESIONAL-ZONA CENTRO

s )! GERENCIA DE LITIGIOS
C ) VICEPRESIDENCIAJURIDICA

PREVISORA 601 348 57 57

SEGUROS Jessica.roa@previsora.gov.co

No prometemos, aseguramos
WWWw.previsora.gov.co

Calle 57 No 9 - 07, Bogota

DOCUMENTO DE USO INTERNO
De: Valentina Pefa Rueda <vpena@gha.com.co>
Enviado el: lunes 23 de octubre de 2023 15:17
Para: JESSICA PAOLA ROA RAMIREZ <jessica.roa@previsora.gov.co>; ANDREA YANETH MANTILLA
<andrea.mantilla@previsora.gov.co>
CC: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; MARIA CAMILA AGUDELO ORTIZ
<mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD PAGO DE DEPOSITOS JUDICIALES//RAD:2019-00852 //DTE:IDALITH
OLARTE//DDO:COMPANI'A DE SEGUROS LA PREVISORA S.A. //VPR

Buenas tardes

Sefiores LA PREVISORA
Apreciada Paola
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Espero este correo la encuentre bien, por medio del presente me permito
recordarle que alin nos encontramos a la espera de respuesta sobre el pago de
depositos judiciales del asunto de referencia, de acuerdo con el correo
precedente.

Cordialmente,

VALENTINA PENA

RUEDA
ABOGADO JUNIOR
AREA DERECHO PRIVADO

+57 3155697766

vpena@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi
como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well
as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and ifs
attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are
not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: Valentina Pefa Rueda <vpena@gha.com.co>

Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 11:27

Para: JESSICA PAOLA ROA RAMIREZ <jessica.roa@previsora.gov.co>; ANDREA YANETH MANTILLA
<andrea.mantilla@previsora.gov.co>
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Cc: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; MARIA CAMILA AGUDELO ORTIZ
<mcagudelo@gha.com.co>

Asunto: RE: SOLICITUD PAGO DE DEPOSITOS JUDICIALES//RAD:2019-00852 //DTE:IDALITH
OLARTE//DDO:COMPARNIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A. //VPR

Buenos dias
Sefiores LA PREVISORA

Apreciada Paola

Espero este correo la encuentre bien, por medio del presente me permito
recordarle que aun nos encontramos a la espera de respuesta sobre el pago de
depdsitos judiciales del asunto de referencia, de acuerdo con el correo
precedente.

Cordialmente,

VALENTINA PENA

RUEDA
ABOGADO JUNIOR
AREA DERECHO PRIVADO

+57 3155697766

vpena@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi
como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacidén aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well
as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and ifs
attached files are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are
not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments
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De: Valentina Pefia Rueda <vpena@gha.com.co>

Enviado: lunes, 9 de octubre de 2023 11:19

Para: JESSICA PAOLA ROA RAMIREZ <jessica.roa@previsora.gov.co>; ANDREA YANETH MANTILLA
<andrea.mantilla@previsora.gov.co>

Cc: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; MARIA CAMILA AGUDELO ORTIZ
<mcagudelo@gha.com.co>

Asunto: SOLICITUD PAGO DE DEPOSITOS JUDICIALES//RAD:2019-00852 //DTE:IDALITH
OLARTE//DDO:COMPANIA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A. //VPR

Buenos dias

Sefiores LA PREVISORA
Apreciada Paola

Espero este correo te encuentre bien, por medio del presente me permito precisar
gue efectuada la revision de las actuaciones judiciales del proceso de referencia,
se evidencia que el pago de depdsitos judiciales fue efectuado :

Por lo anterior, tu especial ayuda confirmado si ya se vio reflejado el pago en la
cuenta bancaria indicada por ustedes.

Cordialmente,

VALENTINA PENA
RUEDA
ABOGADO JUNIOR
AREA DERECHO PRIVADO
+57 3155697766
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi
como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electronico vy sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well
as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its
attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are
not the intfended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

De: Valentina Pefa Rueda <vpena@gha.com.co>

Enviado: domingo, 24 de septiembre de 2023 15:48

Para: JESSICA PAOLA ROA RAMIREZ <jessica.roa@previsora.gov.co>; ANDREA YANETH MANTILLA
<andrea.mantilla@previsora.gov.co>

Cc: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; MARIA CAMILA AGUDELO ORTIZ
<mcagudelo@gha.com.co>

Asunto: RE: Documentos requeridos - La Previsora S.A.

Buenos dias

Sefiores LA PREVISORA
Apreciada Paola

Acuso recibido, muchas gracias.

Cordialmente,
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi
como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electronico vy sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well
as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its
attached files are prohibited by law. If you are the intfended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are
not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
aftachments

De: JESSICA PAOLA ROA RAMIREZ <jessica.roa@previsora.gov.co>

Enviado: jueves, 21 de septiembre de 2023 9:03

Para: Valentina Pefia Rueda <vpena@gha.com.co>; ANDREA YANETH MANTILLA
<andrea.mantilla@previsora.gov.co>

Cc: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; MARIA CAMILA AGUDELO ORTIZ
<mcagudelo@gha.com.co>

Asunto: RE: Documentos requeridos - La Previsora S.A.

Buen dia Valentina,
Remito certificaciédn bancaria de la Compafiia para el deposito judicial.

Cordial saludo,
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PAOLA ROA RAMIREZ

PROFESIONAL-ZONA CENTRO

s )! GERENCIA DE LITIGIOS
C ) VICEPRESIDENCIAJURIDICA

PREVISORA 601 348 57 57

SEGUROS Jessica.roa@previsora.gov.co

No prometemos, aseguramos
WWw.previsora.gov.co

Calle 57 No 9 - 07, Bogota

De: Valentina Pefia Rueda <vpena@gha.com.co>

Enviado el: miércoles 20 de septiembre de 2023 17:07

Para: ANDREA YANETH MANTILLA <andrea.mantilla@previsora.gov.co>

CC: JESSICA PAOLA ROA RAMIREZ <jessica.roa@previsora.gov.co>; Monica Liceth Torres Escobar
<mtorres@gha.com.co>; MARIA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>

Asunto: RE: Documentos requeridos - La Previsora S.A.

Buenos dias

Sefiores PREVISORA
Apreciada Andrea y Jessica,

Espero este correo las encuentre bien, por medio del presente me permito indicar
qgue el Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogota sefialo que en el presente caso
como el titulo a entregar excede los 15 SMLMV se debe oficiar al juzgado para
gue realice el pago a favor de la compafiia aseguradora a través de transferencia,
de tal forma que solicito su especial ayuda con el envio de certificacion
bancaria para tal fin.

Estaré atenta si surge alguna duda respecto a lo sefialado.

Cordialmente,
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi
como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electronico vy sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well
as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its
attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are
not the intfended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

De: Valentina Pefia Rueda <vpena@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 20 de septiembre de 2023 11:24

Para: ANDREA YANETH MANTILLA <andrea.mantilla@previsora.gov.co>
Cc: JESSICA PAOLA ROA RAMIREZ <jessica.roa@previsora.gov.co>
Asunto: RE: Documentos requeridos - La Previsora S.A.

Buenos dias
Sefiores PREVISORA
Apreciada Andrea,

Acuso recibido,

muchas gracias.

Cordialmente,
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi
como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacidén aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well
as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and ifs
attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are
not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

De: ANDREA YANETH MANTILLA <andrea.mantilla@previsora.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de septiembre de 2023 10:41

Para: Valentina Pefia Rueda <vpena@gha.com.co>

Cc: JESSICA PAOLA ROA RAMIREZ <jessica.roa@previsora.gov.co>
Asunto: Documentos requeridos - La Previsora S.A.

No suele recibir correos electrénicos de andrea.mantilla@previsora.gov.co. Por qué esto es importante

Buenos dias:
Remito los documentos requeridos:

1. Rut de La Previsora. Contrasefa de ingreso: “1”
2. Copia de a cédula de ciudadania de la Dra. Janneth Rocio Badillo

Quedo atenta.
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Cordialmente,

P

PREVISORA

STGUROS
No prometemos, aseguramos
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ANDREA YANETH MANTILLA PINEROS

SECRETARIA
VICEPRESIOENCIA JURIDICA

601 348 57 57 £xt 1301 / 3102487469
andrea,mantilla@pravisora.gov.co

WWW, previsora.gov.co

Calle 57 No 9 - 07, Bogota



