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RV: DOCUMENTOS PARA EL PAGO - ACUERDO CONCILIATORIO // RAD. 2019-01064 // DTE. MAYCOL RAMOS PARRA // EQK048

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Lun 27/11/2023 16:33
Para:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>​

Buenas tardes Estimadas,

Remitimos para su conocimiento.
19054

Cordialmente;

De: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Enviado: lunes, 27 de noviembre de 2023 16:31
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Asunto: RE: DOCUMENTOS PARA EL PAGO - ACUERDO CONCILIATORIO // RAD. 2019-01064 // DTE. MAYCOL RAMOS PARRA // EQK048
 
Buenas tardes 

Remito soporte de pago

Cordialmente,

Laura Catalina Batanero Alvarez
Analista de Procesos Judiciales RC Autos
y Cobros Jurídicos   

(+571) 2855600 Ext: 

Calle 33 No. 6B - 24  

Bogotá, Colombia

Labatanero@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: domingo, 26 de noviembre de 2023 11:34
Para: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Asunto: DOCUMENTOS PARA EL PAGO - ACUERDO CONCILIATORIO // RAD. 2019-01064 // DTE. MAYCOL RAMOS PARRA // EQK048
 
Estimadas doctoras Laura y Diana, buen día. 

Comedidamente remitimos recordatorio del correo que antecede, por medio del cual solicitamos nos compartan el soporte de pago del acuerdo conciliatorio llegado
dentro del presente proceso. 

Cordialmente,  



https://www.segurosmundial.com.co/
https://www.segurosmundial.com.co/
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PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

 

ABOGADA JUNIOR

             INFORMES

  +57 321 625 25 60

  pastudillo@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: viernes, 17 de noviembre de 2023 14:31
Para: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Asunto: DOCUMENTOS PARA EL PAGO - ACUERDO CONCILIATORIO // RAD. 2019-01064 // DTE. MAYCOL RAMOS PARRA // EQK048
 
Estimadas doctoras Laura y Diana.     

Cordial saludo.     

Atentamente nos permitimos informar que el día de hoy 17 de noviembre de 2023 la parte demandada remitió  los documentos requeridos para proceder con el pago
del acuerdo conciliatorio, dichos documentos son los siguientes:  
 

Copia de la cédula de ciudadanía  
Rut   
Certificado de matrícula mercantil de la Cámara de Comercio   
Certificado bancario no superior de 30 días en donde se depositará  los recursos vía transferencia  
Formulario de Sarlaft  
Copia del Acta de Conciliació n 

Recordamos que, de conformidad con el acuerdo conciliatorio, la Compañ ía Mundial de Seguros S.A. le corresponde el pago por la suma de CINCO MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS ($5.937.516) 
 
La anterior suma deberá  ser pagada a la cuenta de ahorros No. 0550488400882228 del Banco Davivienda a nombre del demandante, el señ or MAYCOL RAMOS PARRA
con Cédula de Ciudadanía nú mero 1.130.590.782 
 
El pago de la anterior suma a cargo de la compañ ía se deberá  llevar a cabo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentació n de los
documentos.  Teniendo en cuenta que la documentació n se remitió  el 17 de noviembre 2023, el término para realizar el pago fenece el 18 de diciembre de 2023.    
  
Quedamos atentos a la remisió n del soporte de pago.    
  
Cordialmente,     

 

 

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

 

ABOGADA JUNIOR

             INFORMES

  +57 321 625 25 60

  pastudillo@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Enviado: viernes, 10 de noviembre de 2023 17:01
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Cc: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Asunto: RE: ACUERDO CONCILIATORIO // RAD. 2019-01064 // DTE. MAYCOL RAMOS PARRA // EQK048
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Muy buen día Estimados

Quedamos atentos a la documentación completa para proceder con el pago

Cordialmente, 
Diana Carolina Romero Patiño
Directora Jurídica  de Procesos Judiciales
Autos y Cobros Jurídicos   

2855600 Ext: 1254

Calle 33 No. 6B - 24  
Bogotá, Colombia

dcromero@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co  

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: viernes, 10 de noviembre de 2023 2:55 p. m.
Para: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Asunto: ACUERDO CONCILIATORIO // RAD. 2019-01064 // DTE. MAYCOL RAMOS PARRA // EQK048
 
Estimadas doctoras, reciban un cordial saludo.

Dando alcance al correo que antecede remitimos acta de audiencia por la cual se llegó  a un acuerdo conciliatorio.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

 

ABOGADA JUNIOR

             INFORMES

  +57 321 625 25 60

  pastudillo@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: jueves, 9 de noviembre de 2023 17:30
Para: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Asunto: ACUERDO CONCILIATORIO // RAD. 2019-01064 // DTE. MAYCOL RAMOS PARRA // EQK048
 
Estimadas doctoras Laura y Diana. 

Atentamente informamos que el día 08 de noviembre de 2023, se llevó  a cabo la continuació n de la audiencia programa de qué  trata el artículo 372 y 373 del C.G.P., en la
cual se llegó  al siguiente acuerdo conciliatorio que pone fin al presente proceso:  

Los demandados se obligan al pago a favor del demandante por la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.500.000), de los cuales  la Compañ ía
Mundial de Seguros S.A. se obligó  al pago por la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE
($5.937.516), y la demandada la señ ora Alba Lizarralde conjunto con Radio Taxi Aeropuerto se obligaron al pago del deducible por la suma de UN MILLON QUINIETOS
SESENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.562.484),  
 
El pago del dinero a cargo de la compañ ía se deberá  llevar a cabo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentació n de los documentos.   
   
Una vez se allegue la documentació n requerida para el pago se remitirá  para el cumplimiento del acuerdo conciliatorio.   
 
Cordialmente,  
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PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

 

ABOGADA JUNIOR

             INFORMES

  +57 321 625 25 60

  pastudillo@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Enviado: lunes, 18 de septiembre de 2023 12:26
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: INSTRUCCIONES AUDIENCIA 19/09/2023 // 2019-01064 // MAYCOL RAMOS PARRA // EQK048
 
Buenos dias, 
remito instrucciones sobre proceso de referencia, 
cordialmente, 

                               

Paula Sofia Ortiz Ordoñez
Asesor Jurídico de Procesos Judiciales  

 2855600 Ext: 1254

Calle 33 No 6B-24  

Bogotá, Colombia

portiz@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co  

 

De: Jennifer Deluquez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>
Enviado: lunes, 18 de septiembre de 2023 11:57
Para: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Asunto: RE: INSTRUCCIONES AUDIENCIA 19/09/2023 // 2019-01064 // MAYCOL RAMOS PARRA // EQK048
 
Buenos días respetada Sofia, en cuanto a instrucciones sobre esta audiencia ratificamos ofrecimiento por $5,061,211la liquidación ya se encuentra al 100%. 

 

Jennifer Deluquez
Abogada De Soporte Vicepresidencia

soportevicepresidencia@holdingvml.net

/grupoempresarialvml

@HoldingVML

www.holdingvml.com

 


  e Privacidad  Aviso de privacidad

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional.
No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICOS Y CIA SA-EN sigla AJUSTA Y CIA
SA miembro de HOLDING VML S.AS. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria
1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que AJUSTA Y CIA S.A cuenta con política para el tratamiento de los datos
personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://www.ajusta.co/terminos.pdf 
 
Puede usted ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a AJUSTA Y
CIA S.A a la dirección de correo electrónico contacto.ajusta@holdingvml.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante correo
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ordinario remitido a la Av Calle 19 # 36-28, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ. 

De: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Enviado: viernes, 15 de septiembre de 2023 12:05
Para: Jennifer Deluquez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Lina María León Blanco <lleon@segurosmundial.com.co>; Luz Stephany Gacharna Cuellar
<lgacharna@segurosmundial.com.co>; JUAN CARLOS ROJAS <juancarlos.rojas@holdingvml.net>
Asunto: RV: INSTRUCCIONES AUDIENCIA 19/09/2023 // 2019-01064 // MAYCOL RAMOS PARRA // EQK048
 
Buenos dias, 
agradezco la revisión de la propuesta elevada por el Abogado a cargo del proceso, a fin de aumentar el ofrecimiento autorizado dentro del presente proceso
teniendo en cuenta que la diligencia fue reprogramada para el proximo 19 de septiembre, 

atenta a lo que proceda, 

                               

Paula Sofia Ortiz Ordoñez
Asesor Jurídico de Procesos Judiciales  

 2855600 Ext: 1254

Calle 33 No 6B-24  

Bogotá, Colombia

portiz@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co  

 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: viernes, 15 de septiembre de 2023 11:10
Para: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Asunto: INSTRUCCIONES AUDIENCIA 19/09/2023 // 2019-01064 // MAYCOL RAMOS PARRA // EQK048
 
Estimada doctora, reciba un cordial saludo. 

Atentamente nos permitimos informar que dentro del proceso de la referencia se fijó  como fecha para dar continuidad a la audiencia inicial el día 19 de septiembre de
2023 a partir de las 9:00 a.m.  

Dentro de la anterior diligencia la etapa conciliatoria fracasó  en razó n a que la parte demandante no aceptó  el ofrecimiento máximo autorizado por la suma de
$5.061.211 y manifestó  su postura sobre el monto de $15.000.000. 

Así las cosas, el Despacho sugirió  conciliar por la suma de $12.000.000, alegando la liquidació n que el juzgado ha realizado sobre las pretensiones. 

De conformidad con lo anterior se solicita de su amable colaboració n informando si se admite la reconsideració n de la suma autorizada dentro del proceso de la
referencia teniendo en cuenta que el proceso se encuentra calificado como PROBABLE. 

Adjuntamos liquidació n objetiva para su conocimiento. 

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.  

Cordialmente,  
PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

 

ABOGADA JUNIOR

             INFORMES

  +57 321 625 25 60

  pastudillo@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
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contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023 10:10
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Camila Florez Lenis <mflorez@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Asunto: INSTRUCCIONES AUDIENCIA 16/05/2023 9:00 2019-01064 MAYCOL RAMOS PARRA EQK048
 
Buenos dias, 
Remito instrucciones sobre diligencia citada en referencia para su correspondiente conocimiento y trámite,
cordialmente,

                               

Paula Sofia Ortiz Ordoñez
Asesor Jurídico de Procesos Judiciales  

 2855600 Ext: 1254

Calle 33 No 6B-24  

Bogotá, Colombia

portiz@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co  

 

De: Yuri Alvarez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>
Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023 8:29
Para: Lina María León Blanco <lleon@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Cc: JUAN CARLOS ROJAS <juancarlos.rojas@holdingvml.net>; Coordinación Civil Nacional <coorcivilnal@holdingvml.net>
Asunto: AUDIENCIAS 16 DE MAYO 2023
 
Respetada Doctora
Sofia Ortiz

Buenos días, de acuerdo a relación de audiencia programadas para el mes de mayo de 2023 y solicitudes de conciliación, envió instrucciones

Fecha de audiencia 16/05/2023
PLACA: EQK048
Reclamación: 13963
DEMANDANTE: MAYCOL RAMOS PARRA

SE RATIFICA OFRECIMIENTO POR LA SUMA DE $5,061,211 EN ARAS DE LLEGAR A UN ACUERDO CONCILIATORIO.

Fecha de audiencia 16/05/2023
PLACA: SHJ590
Reclamación: 8599
DEMANDANTE: JAIDITH DEL CARMEN NAVARRO

PROCESO CONCILIADO MEDIANTE CONTRATO DE TRANSACCIÓN CON FECHA 14/08/2018 POR VALOR DE $44.000.000. SE ADJUNTA CONTRATO Y SOPORTE DE
PAGO (SOLICITADO A MUNDIAL/ SOFIA ANEXAR)

Fecha de audiencia 16/05/2023
PLACA: TJP351
Reclamación: 23868
DEMANDANTE: ALVEIRO DAVID VILLAMIZAR OCHOA

SE AUTORIZA OFRECER LA SUMA $45.000.000 A $50.000.000.

Fecha de audiencia 16/05/2023
PLACA: EQK809
Reclamación: 52176 DAÑOS / 52175 LESIONES
DEMANDANTE: RAUL ORLANDO HOYOS GARCIA

SE OBJETA POR DUDA EN LA DINAMICA DEL ACCIDENTE.

https://www.facebook.com/SegurosMundial
https://twitter.com/SegurosMundial
https://www.segurosmundial.com.co/
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 Cordialmente,

 

Yuri Álvarez
Abogada De Soporte Vicepresidencia

soportevicepresidencia@holdingvml.net

/grupoempresarialvml

@HoldingVML

www.holdingvml.com

 


  e Privacidad  Aviso de privacidad

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional.
No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICOS Y CIA SA-EN sigla AJUSTA Y CIA
SA miembro de HOLDING VML S.AS. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria
1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que AJUSTA Y CIA S.A cuenta con política para el tratamiento de los datos
personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://www.ajusta.co/terminos.pdf 
 
Puede usted ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a AJUSTA Y
CIA S.A a la dirección de correo electrónico contacto.ajusta@holdingvml.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante correo
ordinario remitido a la Av Calle 19 # 36-28, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ. 

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!

mailto:Jhon.robles@holdingvml.net
https://www.facebook.com/GRUPOEMPRESARIALVML/?fref=ts
https://twitter.com/HoldingVML
http://www.holdingvml.com/
http://www.ajusta.co/terminos.pdf
mailto:contacto.ajusta@holdingvml.com
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