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M G ma|l Jessica Sandoval <jessicalorenasan@gmail.com>

RV: SOLICITUD FACTURA PAGO DE PERITAJE 18001334000420160066400

2 mensajes

juridica@hmi.gov.co <juridica@hmi.gov.co> 13 de marzo de 2024, 10:23 a.m.

Para: "jessicalorenasan@gmail.com" <jessicalorenasan@gmail.com>

LUIS CARLOS LOPEZ RAMIREZ
Jefe de Oficina Juridica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E

‘ HOSPITAL DEPARTAMENTAL
Maria
h Inmaculada
De: tesoreria@hmi.gov.co <tesoreria@hmi.gov.co>
Enviado: miércoles, 13 de marzo de 2024 10:13
Para: juridica@hmi.gov.co <juridica@hmi.gov.co>; notificacionesjudiciales@hmi.gov.co
<notificacionesjudiciales@hmi.gov.co>

Cc: Erlian Avirama Sabogal <eavirama@hmi.gov.co>; gerencia <gerencia@hmi.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD FACTURA PAGO DE PERITAJE 18001334000420160066400

Sefores:
Juridica

Buenos dias,
Me permito adjuntar lo solicitado en correo lineas abajo.
Cordialmente,

PAULA ANDREA ARTEAGA CABRERA
Tesorera General

De: Erlian Avirama Sabogal <eavirama@hmi.gov.co>

Enviado: martes, 12 de marzo de 2024 15:20

Para: tesoreria@hmi.gov.co <tesoreria@hmi.gov.co>

Cc: juridica@hmi.gov.co <juridica@hmi.gov.co>

Asunto: RV: SOLICITUD FACTURA PAGO DE PERITAJE 18001334000420160066400

Buena tarde,
Paula se requiere de cardcter prioritario la respuesta a este requerimiento.
Quedo atenta.

Erlian Avirama Sabogal
Subgerente Administrativa y Financiera

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=84cc42c9de&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1793425071405163331&simpl=msg-f:17934250714051633...

13


mailto:tesoreria@hmi.gov.co
mailto:tesoreria@hmi.gov.co
mailto:juridica@hmi.gov.co
mailto:juridica@hmi.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@hmi.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@hmi.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@hmi.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@hmi.gov.co
mailto:eavirama@hmi.gov.co
mailto:gerencia@hmi.gov.co
mailto:eavirama@hmi.gov.co
mailto:tesoreria@hmi.gov.co
mailto:tesoreria@hmi.gov.co
mailto:juridica@hmi.gov.co
mailto:juridica@hmi.gov.co

13/3/24, 16:12 Gmail - RV: SOLICITUD FACTURA PAGO DE PERITAJE 18001334000420160066400

\ HOSPITAL HEP&HIRHEHTAL
l_,l Maria

Inmaculada

E.S.E.

De: Administracion HDMI <administracion@hmi.gov.co>

Enviado: martes, 12 de marzo de 2024 15:06

Para: Erlian Avirama Sabogal <eavirama@hmi.gov.co>

Asunto: RV: SOLICITUD FACTURA PAGO DE PERITAJE 18001334000420160066400

De: notificacionesjudiciales@hmi.gov.co <notificacionesjudiciales@hmi.gov.co>

Enviados: martes, 12 de marzo de 2024 15:06:38 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco

Para: Administracion HDMI <administracion@hmi.gov.co>; tesoreria@hmi.gov.co <tesoreria@hmi.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD FACTURA PAGO DE PERITAJE 18001334000420160066400

Cordial Saludo, por favor solicito de su colaborar con el fin de allegar esta informacién de caracter urgente,
Atentamente

LUIS CARLOS LOPEZ RAMIREZ
Jefe de Oficina Juridica

De: Jessica Sandoval <jessicalorenasan@gmail.com>

Enviado: martes, 12 de marzo de 2024 14:56

Para: notificacionesjudiciales@hmi.gov.co <notificacionesjudiciales@hmi.gov.co>
Asunto: SOLICITUD FACTURA PAGO DE PERITAJE 18001334000420160066400

Cordial saludo

En atencidn a la carga procesal interpuesta en audiencia inicial celebrada el dia 12 de marzo de 2024 en el proceso
de reparacion directa radicado 18001334000420160066400, adelantado en el Juzgado Cuarto Administrativo, me
permito requerir a quien corresponda se sirva allegar en el término no mayor a 3 dias copia de comprobante de
pago (factura) del dictamen pericial rendido por el Dr. Harold Enrique Silva Meneses, Especialista en
Ginecoobstetricia, rendido aproximadamente en el mes de septiembre de afio 2017, sobre los hechos objeto de
litigio relacionados con la sefiora ANA FRANCISCA CUELLAR CASTRO.

Lo anterior, fue decretado por el despacho para ser tenido en cuenta en caso de condena en costas a la parte
demandante.

Atentamente

JESSICA SANDOVAL ROJAS
Abogada Externa

ﬂ TESORERIA_0001.pdf
3986K

notificacionesjudiciales@hmi.gov.co <notificacionesjudiciales@hmi.gov.co> 13 de marzo de 2024, 11:39 a.m.
Para: "jessicalorenasan@gmail.com" <jessicalorenasan@gmail.com>

[Texto citado oculto]
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