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RV: ¡¡URGENTE!! INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - SINIESTRO LO-2017-214-504 -
PLACA IZU460

Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Lun 15/01/2024 11:47
Para:​Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>;​Jessica Benavides Plaza <jbenavides@gha.com.co>;​CAD GHA
<cad@gha.com.co>;​Miguel Ángel Saldarriaga <msaldarriaga@gha.com.co>;​Informes GHA <informes@gha.com.co>​

GUSTAVO ALBERTO HERRERA
ÁVILA

 

DIRECTOR GENERAL

             ÁREA DIRECCIÓN GENERAL

  +57 3155776200 - 602 6594075

  gherrera@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Castro, Ana <Ana.Castro@libertyseguros.co>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 11:38
Para: QUINTERO, KIRA <KIRA.QUINTERO@libertyseguros.co>; SANCHEZ, TERESA
<Teresa.Sanchez@libertyseguros.co>; BURGOS, MIRIAN <mirian.burgos@libertyseguros.co>; Jacqueline Romero
<firmadeabogadosjr@gmail.com>
Cc: GARCIA, KATHERIN <Katherin.Garcia@LibertyMutual.com>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>
Asunto: RE: ¡¡URGENTE!! INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - SINIESTRO LO-2017-214-504 - PLACA IZU460
 
Buenos días Dra. Kira

Hemos tomado atenta nota del ofrecimiento autorizado por el área jurídica de conciliar en una cifra de
hasta $400.000.000.

Solicitamos revisar la reserva actualmente constituida en el siniestro.

Dra. Jacqueline 

Conforme a lo indicado por la Dra. Kira - proceder de conformidad con la búsqueda de la firma del
acuerdo.

https://gha.com.co/
https://gha.com.co/
mailto:gherrera@gha.com.co
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
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Cordial Saludo,
 
 
ANA LUZ CASTRO CASTRO
Gerente
Asesorías Jurídicas ALC SAS
__________________________
Administración Penal Liberty Seguros 

De: QUINTERO, KIRA <KIRA.QUINTERO@libertycolombia.com>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 11:29
Para: SANCHEZ, TERESA <Teresa.Sanchez@Libertycolombia.com>; Castro, Ana
<Ana.Castro@Libertycolombia.com>
Cc: GARCIA, KATHERIN <Katherin.Garcia@LibertyMutual.com>; gherrera@gha.com.co <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RE: {EXTERNAL} ¡¡URGENTE!! INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - SINIESTRO LO-2017-214-504 -
PLACA IZU460
 
Estimadas Teresa y Ana Luz
 
Por medio del presente, les confirmo la autorización de conciliar en este proceso hasta por la suma de
$400 millones de pesos.
 
Teniendo en cuenta que al ser un incidente de reparación, copio al Dr. Gustavo para que este al tanto
de la suma, sin embargo y conforme a lo conversado, quedara la conciliación en cabeza de la Dra.
Jackeline Romero pues fue quien recibió la contrapropuesta.
 
Quedo atenta a cualquier duda.
 
Cordialmente,
 
 
Kira Karolina Quintero Angarita
Abogada de Litigios
Vicepresidencia Legal y de Compliance
───────────────
Liberty Seguros
Calle 72 # 10- 07, Bogotá, Colombia
Tel: +57310 3300  Ext 1601527
 
De: MEJIA, KATY <Katy.Mejia@Libertycolombia.com>
Enviado el: lunes, 15 de enero de 2024 8:45 a. m.
Para: QUINTERO, KIRA <KIRA.QUINTERO@libertycolombia.com>
CC: GARCIA, KATHERIN <Katherin.Garcia@LibertyMutual.com>
Asunto: RV: {EXTERNAL} ¡¡URGENTE!! INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - SINIESTRO LO-2017-214-504 -
PLACA IZU460
 
Hola Kira,
 
De acuerdo!
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Cordialmente,
 
 
Katy Mejía Guzmán
Gerente Legal
Vicepresidencia Legal y de Compliance
───────────────
Liberty Seguros
Calle 72 # 10 - 07, Bogotá, Colombia
Tel: (+57) 601 310 3300 Ext 0369647
 
De: QUINTERO, KIRA <KIRA.QUINTERO@libertycolombia.com>
Enviado el: viernes, 12 de enero de 2024 10:04 a. m.
Para: MEJIA, KATY <Katy.Mejia@Libertycolombia.com>
CC: GARCIA, KATHERIN <Katherin.Garcia@LibertyMutual.com>
Asunto: RV: {EXTERNAL} ¡¡URGENTE!! INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - SINIESTRO LO-2017-214-504 -
PLACA IZU460
 
Hola Katy
 
Por medio del presente, solicito por favor de tu colaboración autorizando la suma para conciliar de
$400.000.000 Cuatrocientos Millones de Pesos. Para lo anterior, me permito realizar la trazabilidad del
caso de la siguiente manera:
 

1. HECHOS:
a. El 17 de diciembre de 2016, el señor RAÚL ANTONIO MOSQUERA VALDÉS, se movilizaba en

su motocicleta de placas SZU16R (asegurado), cuando fue impactado por el vehículo de
placas IZU460 conducido por SORANITH VÁSQUEZ GUERRERO y de propiedad de HÉCTOR
ALEJANDRO RAMÍREZ. Como consecuencia, el señor RAUL MOSQUERA pierde la vida en el
lugar del accidente.

b. Como causa probada del accidente, se estableció que la señora SORANITH (conductor del
vehículo asegurado), invadió el carril contrario. Por estos hechos se adelantó proceso penal
en contra de la señora VALDÉS, quien fue condenada por el delito de homicidio culposo, en
sentencia del 6 de julio de 2021 por el Juzgado 2 Penal Del Circuito y confirmada por el
Tribunal en sentencia del 21 de septiembre de 2021. Declarando la existencia de
concurrencia de culpas del 50% para ambas partes.

 
2. Este proceso afecta la póliza de automóviles 27 para el automóvil de placas IZU460.

a. Pretensiones: $2.128.000.000
b. Liquidación de perjuicios: $1.374.000.000: porcentaje concurrencia de culpas 50%

($687.000.000). el salario del fallecido era de $4.778.169
c. Valor asegurado de $500.000.000
d. Valoración: $500.000.000 (menor de los 3 valores)
e. Reserva actual: $300.000.000
f. Valor ajuste: $100.000.000

 
3. El proceso se encuentra calificado tanto por el área penal como por nosotros, como probable

teniendo en cuenta la existencia de sentencia condenatoria en ambas instancias para la
asegurada, haciendo la salvedad de que se declaró concurrencia de culpas.
 

Nota: en la liquidación de perjuicios, en el item del lucro cesante, se dejó el valor pretendido por el
demandante, esto es $620.000.000. No obstante, la liquidación realizada con su salario final de
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$4.778.169 arroja un total de lucro cesante por  $1.335.014.341, este valor lo encontraras en la casilla
D7 de la liquidación.
 
Quedo atenta a tus comentarios,
 
 
Cordialmente,
 
 
Kira Karolina Quintero Angarita
Abogada de Litigios
Vicepresidencia Legal y de Compliance
───────────────
Liberty Seguros
Calle 72 # 10- 07, Bogotá, Colombia
Tel: +57310 3300 Ext 1601527
 
De: SANCHEZ, TERESA <Teresa.Sanchez@Libertycolombia.com>
Enviado el: miércoles, 15 de noviembre de 2023 4:58 p. m.
Para: QUINTERO, KIRA <KIRA.QUINTERO@libertycolombia.com>
CC: TRIANA, KATHERINE <Katherine.Triana@Libertycolombia.com>; BURGOS, MIRIAN
<Mirian.Burgos@Libertycolombia.com>
Asunto: RE: {EXTERNAL} ¡¡URGENTE!! INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - SINIESTRO LO-2017-214-504 -
PLACA IZU460
 
Buen día Kira,
 
Del caso en asunto continua audiencia de reparación integral Liberty se encuentra vinculada, calor asegurado $
500.000.000, la contrapropuesta del apoderado de las victimas es de $ 400.000.000, me indicas por favor cual es
la tasación del daño y el valor autorizado para la audiencia.
 
Quedo atenta, muchas gracias. 
 
Saludo cordial;
 
 
Teresa Sánchez González
Abogada
Gerencia Proveedores y Servicios
Vicepresidencia Operaciones y Siniestros
─────────────────────────
Liberty Seguros
Cra 29B # 78.71, Bogotá, Colombia
Tel: 57 - 3103300 Ext 0367683

 
De: QUINTERO, KIRA <KIRA.QUINTERO@libertycolombia.com>
Enviado el: martes, 4 de abril de 2023 15:44
Para: SANCHEZ, TERESA <Teresa.Sanchez@Libertycolombia.com>
CC: TRIANA, KATHERINE <Katherine.Triana@Libertycolombia.com>; BURGOS, MIRIAN
<Mirian.Burgos@Libertycolombia.com>
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Asunto: RE: {EXTERNAL} ¡¡URGENTE!! INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - SINIESTRO LO-2017-214-504 -
PLACA IZU460
 
Hola Tere! Te confirmo que si. El apoderado asignado es el Dr. Gustavo Herrera
 
 
 
Cordialmente,
 
 
Kira Karolina Quintero Angarita
Abogada de Litigios
Vicepresidencia Legal y de Compliance
───────────────
Liberty Seguros
Calle 72 # 10- 07, Bogotá, Colombia
Tel: +57310 3300  Ext 1601527
 
Mi día de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de tu
horario laboral.
────────────────────────

De: SANCHEZ, TERESA <teresa.sanchez@libertycolombia.com>
Enviado el: martes, 4 de abril de 2023 3:42 p. m.
Para: QUINTERO, KIRA <KIRA.QUINTERO@libertycolombia.com>
CC: TRIANA, KATHERINE <Katherine.Triana@Libertycolombia.com>; BURGOS, MIRIAN
<Mirian.Burgos@Libertycolombia.com>
Asunto: RV: {EXTERNAL} ¡¡URGENTE!! INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - SINIESTRO LO-2017-214-504 -
PLACA IZU460
 
Buen día Kira,
 
Solicito gentilmente me indiques si se asignado abogado en representación de Liberty del caso en asunto, la
fiscalía ya les notifico de la audiencia en asunto??
 
Se autorizo hasta $ 200.000.000,  la audiencia continua el 26.04.2023.
 
 
Quedo atenta, muchas gracias. 
 
Saludo cordial;
 
 
Teresa Sánchez González
Abogada
Gerencia Proveedores y Servicios
Vicepresidencia Operaciones y Siniestros
─────────────────────────
Liberty Seguros
Cra 29B # 78.71, Bogotá, Colombia
Tel: 57 - 3103300 Ext 0367683

mailto:teresa.sanchez@libertycolombia.com
mailto:KIRA.QUINTERO@libertycolombia.com
mailto:Katherine.Triana@Libertycolombia.com
mailto:Mirian.Burgos@Libertycolombia.com


15/1/24, 13:23 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQAFJLOBBIUh1Pk6STyhGyadE%3D 6/7

 

De: Jacqueline Romero <firmadeabogadosjr@gmail.com>
Enviado el: viernes, 3 de febrero de 2023 12:53 p. m.
Para: Castro, Ana <Ana.Castro@libertyseguros.co>; SANCHEZ, TERESA <teresa.sanchez@libertycolombia.com>;
TRIANA, KATHERINE <katherine.triana@libertyseguros.co>; BURGOS, MIRIAN <Mirian.Burgos@libertyseguros.co>
Asunto: {EXTERNAL} ¡¡URGENTE!! INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - SINIESTRO LO-2017-214-504 - PLACA
IZU460
 
Cordial saludo
 
Respetuosamente me dirijo ante ustedes, con el fin de solicitar su valiosa colaboracion frente al
siguiente caso:
SINIESTRO LO-2017-214-504 
PLACA: IZU-460
ASEGURADO: HECTOR ALEJANDRO RAMIREZ VASQUEZ
CONDUCTOR: SORANITH VASQUEZ GUERRERO
SPOA: 765206000180201602077
 
Etapa: INCIDENTE DE REPARACIÓN
 
La última instrucción recibida por la compañía fue por un valor de $120.000.000 el 10-12-2017.
Se culminó la etapa penal con sentencia condenatoria del Juzgado 02 Penal del Cto de Palmira,
contra SORANITH VASQUEZ GUERRERO, sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Buga
el 21 de septiembre de 2021, razón por la cual el Abogado de Víctimas realiza una demanda de
INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL, se instaló la audiencia el 02/02/2023, la parte
demandante presentó sus pretensiones en un total de 1.920.000.000, de igual manera el juez
determina, valora y discrimina el valor de cada pretensión.  
 
Si bien es cierto la cuantía solicitada es sumamente alta, por ende, se solicita a la compañía
analizar y revisar el caso, con el fin de transar el asunto y evitar una condena tan alta que
llegue o supere la cobertura de la póliza. Se fijó fecha para continuar la audiencia de
INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL para el 26 de abril de 2023 a las 09:30 horas
 
Agradezco su colaboración, y quedamos pendientes a una respuesta oportuna
 
Adjuntamos demanda de INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL
 
 
 
Cordialmente,

Jacqueline Romero Estrada
Abogada
Calle 29 No. 27-40 Oficina 604 Edificio Banco de Bogotá.
Palmira, Valle del Cauca
(+57) 3176921134 – 3182115503 - 2859637
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Proyectó: DAVID ZAPATA
Mi día de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a
responder fuera de tu horario laboral.
────────────────────────
Este correo electrónico contiene información confidencial y también puede contener información
privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, se le notifica que
cualquier distribución, uso o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo
por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente
de su sistema.
Mi día de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a
responder fuera de tu horario laboral.
────────────────────────
Este correo electrónico contiene información confidencial y también puede contener información
privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, se le notifica que
cualquier distribución, uso o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo
por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente
de su sistema.
Mi día de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a
responder fuera de tu horario laboral.
────────────────────────
Este correo electrónico contiene información confidencial y también puede contener información
privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, se le notifica que
cualquier distribución, uso o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo
por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente
de su sistema.
Mi día de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a
responder fuera de tu horario laboral.
────────────────────────
Este correo electrónico contiene información confidencial y también puede contener información
privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, se le notifica que
cualquier distribución, uso o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo
por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente
de su sistema.


