
RE: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA
TOBÓN HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-
00049-01 | GQG

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Jue 06/06/2024 15:15
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>;​Juan Pablo
Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (335 KB)
RE_ Información __ RV_ Liquidación actualizada _ CT 107137 _ Memorial _ Dte. OLGA LUCÍA
TOBÓN HERNÁNDEZ _ Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. _ Rad. 2022-00049-01 _
GQG.eml;
Estimados compañeros, muy buenas tardes,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas. 
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado: jueves, 6 de junio de 2024 15:09
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>
Cc: Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA TOBÓN
HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-00049-01 | GQG
 
Estimados, 
Doctores. 

Cordial saludo, 

Les informo que el día de hoy me comunique con el Dr. Soler, en aras de corroborar el valor
pagado por concepto de sentencia de primera instancia desfavorable, el cual me menciona
que internamente hicieron la liquidación y les arrojó la suma total de $254.896.745, también me
manifestó que en dado caso exista alguna controversia por el valor pagado, se pagará solo la
suma que estipule el despacho. 

Quedo atento a sus inquietudes y solicitudes. 

Cordialmente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 ABOGADO JUNIOR

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
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law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado: jueves, 18 de abril de 2024 5:40 p. m.
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA TOBÓN
HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-00049-01 | GQG
 
Estimada, 
Darlyn. 

Cordial saludo, 

Confirmo que el pago realizado por la compañía corresponde a la condena de primera
instancia, toda vez que como manifiesta Daisy en el correo que adjunto, la compañía ya no
tiene ánimo de suscribir contrato de transacción. 

Cordialmente,

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 ABOGADO JUNIOR

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: jueves, 18 de abril de 2024 12:08 p. m.
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas
Buitrago <srojas@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves
<ljurado@gha.com.co>
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Asunto: RE: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA TOBÓN
HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-00049-01 | GQG
 
Estimado Juan Pablo, muy buenas tardes, 

Amablemente solicito tu valiosa ayuda confirmando con Sura si el pago corresponde a la condena de
primera instancia, para evitar ejecuciones. O que por favor se aclare el motivo del pago para informarlo
en ese sentido en el memorial que radicaremos ante el Juzgado, roda vez que en este momento nos
encontrábamos gestionando con el Dr. Alan un acercamiento conciliatorio. Estando aun pendiente la
sentencia de segunda instancia. 

Quedo atenta a las aclaraciones de la Compañía. 

Muchas gracias, siempre cordial, 

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: lunes, 15 de abril de 2024 16:17
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas
Buitrago <srojas@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves
<ljurado@gha.com.co>
Asunto: RE: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA TOBÓN
HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-00049-01 | GQG
 
Estimado Juan Pablo, muy buenas tardes, 
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Amablemente solicito tu valiosa ayuda confirmando con Sura si el pago corresponde a la condena de
primera instancia, para evitar ejecuciones. O que por favor se aclare el motivo del pago para informarlo
en ese sentido en el memorial que radicaremos ante el Juzgado, roda vez que en este momento nos
encontrábamos gestionando con el Dr. Alan un acercamiento conciliatorio. Estando aun pendiente la
sentencia de segunda instancia. 

Quedo atenta a las aclaraciones de la Compañía. 

Muchas gracias, siempre cordial, 

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado: lunes, 15 de abril de 2024 15:52
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;
Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA TOBÓN
HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-00049-01 | GQG
 
Estimadas, 
Doctoras.

Cordial saludo, 

Comparto comprobante de pago, en aras de que se radique el memorial de cumplimiento
ante el desapcho.

Quedo atento, cordialmente, 
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JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 ABOGADO JUNIOR

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
Enviado: lunes, 15 de abril de 2024 3:49 p. m.
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Cc: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira
<mazapatap@sura.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA TOBÓN
HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-00049-01 | GQG
 
Cordial saludo:
Envío comprobante de pago en este asunto. Agradezco aportarlo al juzgado. Tiene liquidación hasta el 30 de abril.
 
Saludos,
 
 
Francisco Soler Peña
ANALISTA ASUNTOS LEGALES REGIONAL OCCIDENTE
 
SURA COLOMBIA
 
Dirección: Calle 64 Norte Nº 5BN-146 Local 101C Centro Empresa (Cali - Colombia)
Teléfono: (602) 608 0101 opc. 7 ext. 25223
cfsoler@sura.com.co

Logo_SURA
 
De: Gustavo Adolfo Reyes Sandoval <gareyes@sura.com.co>
Enviado el: lunes, 15 de abril de 2024 03:48 p. m.
Para: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>; Sandra Liliana Delgado Reyes <sldelgado@sura.com.co>
CC: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira
<mazapatap@sura.com.co>; Marly Johanna Torres Guerra <mjtorres@sura.com.co>
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GustavoAdolfo Reyes Sandoval
Especialista de Operaciones
Seguros SURA Colombia
Gerencia Vida y Rentas
Correo gareyes@sura.com.co             

Asunto: RE: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA TOBÓN
HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-00049-01 | GQG
 
Francisco,
 
Te compartimos el comprobante… Sandra sumercé siempre tan diligente mil gracias
 
Kind regards,
 
 

 
Te invitamos a que actualices tus beneficiarios a través de la página web www.segurossura.com.co ingresando por inicio de
sesión/ Sucursal Virtual Personas
 
De: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
Enviado el: lunes, 15 de abril de 2024 8:58 a. m.
Para: Gustavo Adolfo Reyes Sandoval <gareyes@sura.com.co>; Sandra Liliana Delgado Reyes
<sldelgado@sura.com.co>
CC: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira
<mazapatap@sura.com.co>; Marly Johanna Torres Guerra <mjtorres@sura.com.co>
Asunto: RE: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA TOBÓN
HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-00049-01 | GQG
 
Gracias por el apoyo:
Agradezco que nos remitan el comprobante de la transacción para aportarla al juzgado.
 
Saludos,
 
 
Francisco Soler Peña
ANALISTA ASUNTOS LEGALES REGIONAL OCCIDENTE
 
SURA COLOMBIA
 
Dirección: Calle 64 Norte Nº 5BN-146 Local 101C Centro Empresa (Cali - Colombia)
Teléfono: (602) 608 0101 opc. 7 ext. 25223
cfsoler@sura.com.co

Logo_SURA
 
De: Gustavo Adolfo Reyes Sandoval <gareyes@sura.com.co>
Enviado el: lunes, 15 de abril de 2024 08:36 a. m.
Para: Sandra Liliana Delgado Reyes <sldelgado@sura.com.co>; Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
CC: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira
<mazapatap@sura.com.co>; Marly Johanna Torres Guerra <mjtorres@sura.com.co>
Asunto: RE: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA TOBÓN
HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-00049-01 | GQG
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GustavoAdolfo Reyes Sandoval
Especialista de Operaciones
Seguros SURA Colombia
Gerencia Vida y Rentas
Correo gareyes@sura.com.co             

Listo Compañeros,
Solicitud creada ID 62
 
Sandra,
Como es la 1a vez que empleo ( incluso también creo que es la 1ª vez empleamos en reclamos Vida si no estoy
mal) , retroalimentanos si todo está bien y si debemos mejorar algo. Igual como les conté el cuadro de Francisco
estaba muy completo, simplemente fue cuestión de Copiar y pegar
 
Kind regards,
 
 

 
Te invitamos a que actualices tus beneficiarios a través de la página web www.segurossura.com.co ingresando por inicio de
sesión/ Sucursal Virtual Personas
 
De: Sandra Liliana Delgado Reyes <sldelgado@sura.com.co>
Enviado el: jueves, 11 de abril de 2024 2:01 p. m.
Para: Gustavo Adolfo Reyes Sandoval <gareyes@sura.com.co>; Marly Johanna Torres Guerra
<mjtorres@sura.com.co>; Gustavo Adolfo Solano Arnedo <gasolano@sura.com.co>
CC: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira
<mazapatap@sura.com.co>; Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
Asunto: RE: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA TOBÓN
HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-00049-01 | GQG
 
Buenas tardes
 
@Gustavo Adolfo Solano Arnedo puedes poner el numero del egreso o recibo
 
Quedo muy atenta
 
Saludos
 
De: Gustavo Adolfo Reyes Sandoval <gareyes@sura.com.co>
Enviado el: jueves, 11 de abril de 2024 12:28 p. m.
Para: Marly Johanna Torres Guerra <mjtorres@sura.com.co>
CC: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira
<mazapatap@sura.com.co>; Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>; Sandra Liliana Delgado Reyes
<sldelgado@sura.com.co>
Asunto: RE: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA TOBÓN
HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-00049-01 | GQG
 
Joha,
Danos una mano con esto, acabo de generar el recibo de pago para el pago de la condena -adjunto-, sin embargo,
con el nuevo procedimiento (el formulario powerapp de Gestión de Pagos) quedo un poco atado de manos pues
no tengo accesos a SAP, entonces desconozco el Número Acreedor, y no puedo continuar el formulario.
 
Lo chévere es que Francisco en su correo nos aporta super completa la información de los datos del juzgado
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Kind regards,
 
Gustavo Adolfo Reyes Sandoval
Especialista de Operaciones Seguros
GERENCIA VIDA Y RENTAS
SEGUROS SURA COLOMBIA
gareyes@sura.com.co              
www.segurossura.com.co                    

 
 
Te invitamos a que actualices tus beneficiarios a través de la página web www.segurossura.com.co ingresando por inicio de
sesión/ Sucursal Virtual Personas
 
De: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
Enviado el: jueves, 11 de abril de 2024 10:29 a. m.
Para: Gustavo Adolfo Reyes Sandoval <gareyes@sura.com.co>
CC: Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira
<mazapatap@sura.com.co>
Asunto: RV: Información || RV: Liquidación actualizada | CT 107137 | Memorial | Dte. OLGA LUCÍA TOBÓN
HERNÁNDEZ | Ddo. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | Rad. 2022-00049-01 | GQG
 
Gustavo, hola, espero que estés bien:
Agradezco nos eches una mano con el pago de la siguiente condena, según los siguientes datos:
 
Valor: 254896745.
Siniestro: 0810089110661.
 
La anterior suma liquidada deberá de ser cancelada en la siguiente cuenta:
 
Cuenta del juzgado   760012031010 
Código del juzgado:  760013103010 
Nombre del juzgado:  10 civil circuito de Cali
Descripción de concepto:  Pago sentencia
Número del proceso:  76001310301020220004900
Tipo de identificación del demandante:  C.C 
Identificación del demandante:  42765096
Razón social o nombre del demandante:   OLGA LUCÍA
Apellidos del demandante:   TOBÓN HERNÁNDEZ,
Tipo de identificación del demandado:   NIT
Identificación demandada: 8909037905

Razón social o nombre del demandado: 
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
S.A.
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Saludos,
 
 
Francisco Soler Peña
ANALISTA ASUNTOS LEGALES REGIONAL OCCIDENTE
 
SURA COLOMBIA
 
Dirección: Calle 64 Norte Nº 5BN-146 Local 101C Centro Empresa (Cali - Colombia)
Teléfono: (602) 608 0101 opc. 7 ext. 25223
cfsoler@sura.com.co

Logo_SURA
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