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RE: SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE, CONFIRMA Y CONDENA EN COSTAS A DEMANDANTE / JULIO ARTURO RISUEÑO Y
OTROS / CLIENTE: LIBERTY SEGUROS S.A. / 2018-00181-01 / No. CASE 19500

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Mar 13/02/2024 10:55
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (58 KB)
2018-00181-01 CONSTANCIA EJECUTORIA.pdf;

Estimados compañeros, muy buenos días, 
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Aura Maria Coral Guerra <acoral@gha.com.co>
Enviado: martes, 13 de febrero de 2024 09:17
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>
Asunto: RE: SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE, CONFIRMA Y CONDENA EN COSTAS A DEMANDANTE / JULIO ARTURO RISUEÑO Y OTROS / CLIENTE: LIBERTY SEGUROS
S.A. / 2018-00181-01 / No. CASE 19500
 
Buenos días estimados,

Adjunto constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

Saludos.
 

 

AURA MARIA CORAL GUERRA

 

     DEPENDIENTE JUDICIAL

                       ÁREA DEPENDENCIA

           +57 317 752 4448

         acoral@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico

y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera

confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: viernes, 2 de febrero de 2024 11:36
Para: Aura Maria Coral Guerra <acoral@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>
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Asunto: RE: SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE, CONFIRMA Y CONDENA EN COSTAS A DEMANDANTE / JULIO ARTURO RISUEÑO Y OTROS / CLIENTE: LIBERTY SEGUROS
S.A. / 2018-00181-01 / No. CASE 19500
 
Estimada Aura, muy buenos días, 

Amablemente solicito tu valiosa ayuda haciendo control a la ejecutoria de esta decisión. Porfa el 08 de febrero nos ayuda validando en Rama y en el expediente si
el demandante formuló algún memorial frente a esta decisión. Vencida la ejecutoria porfa pide la constancia al Tribunal. Porfa acusar recibido de esta solicitud. 

Muchas gracias, siempre cordial, 

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Aura Maria Coral Guerra <acoral@gha.com.co>
Enviado: viernes, 2 de febrero de 2024 11:25
Para: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE, CONFIRMA Y CONDENA EN COSTAS A DEMANDANTE / JULIO ARTURO RISUEÑO Y OTROS / CLIENTE: LIBERTY SEGUROS
S.A. / 2018-00181-01 / No. CASE 19500
 
Buenos días doctores,

Les remito sentencia de segunda instancia de fecha 1 de febrero de 2024 notificado el 2 de febrero del 2024, mediante el cual se dispone:

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 20 de enero de 2023 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto (Nariño) al
interior del presente asunto, en los aspectos que fueron motivo de apelación.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas procesales de segunda instancia en favor de la parte demandada.

Al momento de elaborar la liquidación de las costas causadas, téngase como agencias en derecho la suma en pesos equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente (S.M.L.M.V.) al momento del pago efectivo.

TERCERO: ORDENAR, una vez culminada la actuación procesal, el envío del expediente al Juzgado de origen, dejando las anotaciones correspondientes.

CIVIL
JULIO

ARTURO
RISUEÑO

ABELARDO PASU
CAMPO Y OTROS

Tribunal
Superior -
Sala Civil
Familia

PASTO 52001310300220180018101 DEMANDADO LIBERTY
SEGUROS S.A.

Saludos.
 

 

AURA MARIA CORAL GUERRA

 

     DEPENDIENTE JUDICIAL

                       ÁREA DEPENDENCIA

           +57 317 752 4448

         acoral@gha.com.co

 GHA.COM.CO
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