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RV: INFORME AUDIENCIA INICIAL // RECONSIDERACIÓN SUMA // JESUS DAVID PEREZ RIVERO TKA28F - SVQ818 

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Mar 17/10/2023 10:36
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>​

Estimados compañeros, muy buenos días, 
 
Amablemente solicito tu valiosa ayuda cargando la cadena del correo.
 
Muchas gracias, siempre cordial,  

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 10:21
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: INFORME AUDIENCIA INICIAL // RECONSIDERACIÓN SUMA // JESUS DAVID PEREZ RIVERO TKA28F - SVQ818 
 
Estimadas doctoras, buen día.

Informo que la compañ ía ratificó  la suma de $60.000.000 para conciliar dentro del presente asunto.

Quedo atenta a sus valiosos comentarios.

Cordialmente, 

 

 

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

 

ABOGADA JUNIOR

             INFORMES

  +57 321 625 25 60

  pastudillo@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 10:19
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: INFORME AUDIENCIA INICIAL // RECONSIDERACIÓN SUMA // JESUS DAVID PEREZ RIVERO TKA28F - SVQ818 
 
Buenos días, 
remito psi, 

cordialmente,
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Paula Sofia Ortiz Ordoñez
Asesor Jurídico de Procesos Judiciales  

 2855600 Ext: 1254

Calle 33 No 6B-24  
Bogotá, Colombia

portiz@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial
twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co  
 

De: Jennifer Deluquez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>
Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 10:12
Para: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Asunto: RE: INFORME AUDIENCIA INICIAL // RECONSIDERACIÓN SUMA // JESUS DAVID PEREZ RIVERO TKA28F - SVQ818 
 
Buen día Sofi, para la presente diligencia ratificamos ofrecimiento de $ 60.000.000. que para el momento de la audiencia se enviaran instrucciones. 

 

Jennifer Deluquez
Abogada De Soporte Vicepresidencia

soportevicepresidencia@holdingvml.net

/grupoempresarialvml

@HoldingVML

www.holdingvml.com

 

e Privacidad Aviso de privacidad

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional.
No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICOS Y CIA SA-EN sigla AJUSTA Y CIA
SA miembro de HOLDING VML S.AS. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria
1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que AJUSTA Y CIA S.A cuenta con política para el tratamiento de los datos
personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://www.ajusta.co/terminos.pdf 
 
Puede usted ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a AJUSTA Y
CIA S.A a la dirección de correo electrónico  contacto.ajusta@holdingvml.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante correo
ordinario remitido a la Av Calle 19 # 36-28, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ. 

De: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Enviado: viernes, 13 de octubre de 2023 11:39
Para: Jennifer Deluquez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>; Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; JUAN CARLOS ROJAS <juancarlos.rojas@holdingvml.net>
Asunto: RV: INFORME AUDIENCIA INICIAL // RECONSIDERACIÓN SUMA // JESUS DAVID PEREZ RIVERO TKA28F - SVQ818 
 
Buenos dias, 
cordialmente remito solicitud de reconsideración para su estudio, 

atentos a sus instrucciones, 

                               

Paula Sofia Ortiz Ordoñez
Asesor Jurídico de Procesos Judiciales  

 2855600 Ext: 1254

Calle 33 No 6B-24  
Bogotá, Colombia

portiz@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial
twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co  
 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: jueves, 12 de octubre de 2023 14:53
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Para: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Asunto: INFORME AUDIENCIA INICIAL // RECONSIDERACIÓN SUMA // JESUS DAVID PEREZ RIVERO TKA28F - SVQ818 
 
Estimadas doctoras, buen día. 

Atentamente informamos que el día 10 de octubre 2023 se llevó  a cabo la audiencia inicial dentro del proceso referente, en la cual se agotaron las siguientes etapas: 

1.       Presentació n de las partes 
2.       Conciliació n:  

La parte demandante solicita $150.000.000 para cerrar el caso. La compañ ía Mundial de Seguros S.A. ofreció  $60.000.000, Transipiales ofreció  $10.000.000 y el
propietario del vehículo (asegurado) ofreció  $20.000.000, para un total de $90.000.000. 

3.             Se solicitó  suspensió n de la diligencia, toda vez que Transipiales y el asegurado indican que pueden incrementar sus ofrecimientos. De acuerdo con lo anterior, el
juzgado dispuso fecha para dar continuidad a la audiencia inicial para el 12 de diciembre de 2023 a las 9:00 am 

Cabe mencionar que, aunque en este momento la calificació n es eventual, lo cierto es que en el proceso existe un RAT aportado por los demandantes que imputa la
causa del accidente al conductor del vehículo asegurado y el IPAT que imputa la hipó tesis a un tercer vehículo abandonado en la vía. Sin embargo, al momento no se ha
probado que el hecho de un tercero tenga la virtualidad de enervar la responsabilidad del asegurado, por ende, dependerá  del debate probatorio, especialmente del RAT
que la compañ ía considere aportar, acreditar que la causa del accidente es atribuible a un tercero.  

Ahora, si eventualmente se declarara una concurrencia de causas por el hecho de un tercero (que lo cierto es que esta postura dependerá  del criterio judicial, pues
existen antecedentes en donde no se ha declarado una reducció n de indemnizació n por el hecho de un tercero, pues si la concurrencia llegará  a probarse, lo que surge es
una obligació n solidaria con el demandado) Pero aun considerando este escenario, se encuentra que como el valor de la contingencia es de $730.878.125 y si a ello se le
reduce el 50% por posible concurrencia, el valor de una condena sería de $365.439.062 

Del valor de $365.439.062 nuestro asegurado debe responder por el 75% de aquella condena conforme al contrato de vinculació n con Transipiales. En ese orden de
ideas, una condena al asegurado sería de $274.079.297 y los contratos de seguro amparan 60 millones cada uno (el de RCE bá sica y el de RCE en exceso). Es decir 120
millones.  

Como se puede observar, la suma de 150 millones solicitada por los 10 demandantes es una buena posibilidad de cerrar el caso, por lo tanto, se solicita se reconsidere la
suma autorizada con el fin de poder dar por terminado el presente proceso. 

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios. 

Cordialmente, 

De: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Enviado: lunes, 9 de octubre de 2023 17:17
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Asunto: INSTRUCCIONES AUDIENCIA JESUS DAVID PEREZ RIVERO TKA28F - SVQ818 
 
Buenas tardes, 
cordialmente remito instrucciones de diligencia, 

                               

Paula Sofia Ortiz Ordoñez
Asesor Jurídico de Procesos Judiciales  

 2855600 Ext: 1254

Calle 33 No 6B-24  
Bogotá, Colombia

portiz@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial
twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co  
 

De: Jennifer Deluquez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>
Enviado: lunes, 9 de octubre de 2023 17:05
Para: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>; JUAN CARLOS ROJAS <juancarlos.rojas@holdingvml.net>; Luz Stephany Gacharna Cuellar
<lgacharna@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>; Coordinación Civil Nacional <coorcivilnal@holdingvml.net>
Asunto: Instrucciones de audiencia
 
Buenas tardes Dres, envío instrucciones 

FECHA DE AUDIENCIA: 10/10/2023 
PLACA: WTQ044 
RECLAMACIÓN: 45522 - 40925 
DEMANDANTE: LUIS FELIPE PADILLA LOPEZ  
EXISTE ACEPTACIÓN POR LA SUMA DE $23.500.000, POR EL CUAL SE REALIZÓ CONTRATO Y SE ENVÍO AL TERCERO.  
 
FECHA DE AUDIENCIA: 10/10/2023 
PLACA: SVQ818 
RECLAMACIÓN: 51984 
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DEMANDANTE: JESUS DAVID PEREZ RIVERO 
SE AUTORIZA POR COMITÉ SEGUROS MUNDIAL EL TOPE DE LA POLIZA DE $ 60.000.000.  

 

Jennifer Deluquez
Abogada De Soporte Vicepresidencia

soportevicepresidencia@holdingvml.net

/grupoempresarialvml

@HoldingVML

www.holdingvml.com

 

e Privacidad Aviso de privacidad

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional.
No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICOS Y CIA SA-EN sigla AJUSTA Y CIA
SA miembro de HOLDING VML S.AS. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria
1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que AJUSTA Y CIA S.A cuenta con política para el tratamiento de los datos
personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://www.ajusta.co/terminos.pdf 
 
Puede usted ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a AJUSTA Y
CIA S.A a la dirección de correo electrónico  contacto.ajusta@holdingvml.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante correo
ordinario remitido a la Av Calle 19 # 36-28, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ. 
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