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RV: Solicitud de información // factura cuenta de Cobro // peritaje radicado 19001- 3333
- 006 -2016 - 00035 - 00

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 17/11/2023 15:30
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

CARGAR

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: viernes, 17 de noviembre de 2023 15:17
Para: Jessie Daniella Quintero Rincón <jquintero@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro
<kpaz@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Solicitud de información // factura cuenta de Cobro // peritaje radicado 19001- 3333 - 006 -2016 -
00035 - 00
 
Buen día.

Nº 19723

 
 

                 +57 315 577 6200 - 602 659 4075 / notificaciones@gha.com.co 

  
 

       

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Jorge Uriel Rueda Romero <jorgeurielabogados@gmail.com>
Enviado: viernes, 17 de noviembre de 2023 15:07
Para: jhoncelis@unicauca.edu.co <jhoncelis@unicauca.edu.co>; Jhonjacels@hotmail.com
<Jhonjacels@hotmail.com>; j06admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
<j06admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>; oscar fernando peña carabali <oscar1121@hotmail.com>; Diego
Luis Cordoba Canabal <diego.cordoba@usc.edu.co>; JUAN CARLOS GAÑAN <asesorsurapopayan@gmail.com>;
redgionjuridica@gmail.com <redgionjuridica@gmail.com>; Jorge Uriel Rueda Romero
<jorgeurielabogados@gmail.com>; notificacionesjudiciales@previsora.gov.co
<notificacionesjudiciales@previsora.gov.co>; notificacionesjudiciales@allianz.co
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<notificacionesjudiciales@allianz.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Jorge Luis Bermúdez
Rojas <jbermudez@gha.com.co>; Andrea Maria Orozco Caicedo <amorozcoc@procuraduria.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud de información // factura cuenta de Cobro // peritaje radicado 19001- 3333 - 006 -2016 -
00035 - 00
 
Dr. Celis

Buenas tardes,

De manera respetuosa me permito enviar soporte de pago por la cuota parte del peritaje, aclarando
que este pago se realizó el pasado 18 de octubre de 2023

Atte,

JORGE URIEL RUEDA ROMERO
CC 91.292913. DE BUCARAMANGA
TEL 317 767 2241
TP 208777 del CS de la J.



23/11/23, 11:42 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQACsSTzxyMyVGt25aAVy44eg%3D 3/3

El lun, 18 sept 2023 a la(s) 15:15, Jorge Uriel Rueda Romero (jorgeurielabogados@gmail.com) escribió:
Dr. Jhon Jairo Celis Salas
Medico Cirijano

Buenas tardes, 

De manera respetuosa en mi calidad de apoderado de FABILU SAS, me permito solicitar la siguiente
documentación, ello con el fin de proceder al pago del valor de los honorarios fijados por la Juez 6
Administrativa de Popayán, que para el caso de mi representada corresponde a la suma de
$454.263.oo, esto documentos son :

1. Cuenta de Cobro o factura electrónica a nombre de FABILU SAS, NIT 900.242.742 - 1
2. Copia de la Seguridad social.
3. RUT vigente
4. Certificación bancaria.

Lo anterior con el fin de proceder a causar el pago de la referencia, mil gracias

JORGE URIEL RUEDA ROMERO
APODERADO DE FABILU SAS
TEL 317 757 2241
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