Seflores
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE CTO

FLORENCIA CAQUETA.

E.S.D.
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE: JAVEL FAJARDO BARRERA Y OTROS
DEMANDADO: INPEC Y OTROS.
RADICACION: 18001333300420170032700

Asunto: Memorial dando cumplimiento al auto del 1 de marzo de 2024. Allega
informacion solicitada.

Cordial saludo,

Daniela Paredes Rozo, identificada como aparece al pie de la firma, en calidad de
apoderada sustituta de la parte actora, respetuosamente me permito poner en
conocimiento de ustedes, la respuesta remitida por la Universidad CES sobre la
disponibilidad de la perito especialista en Neurologia Clinica, Dra. Carolina Estrada
Pérez para sustentar su dictamen en audiencia de pruebas.

Adicionalmente y atendiendo la agenda indicada por la perito, solicitaria
respetuosamente que en lo posible se accediera a la peticion del 17 de mayo de 2024
en horas de la tarde, por disponibilidad también de la suscrita hasta esa fecha.

Anexo: Respuesta dada por la Universidad CES, de fecha 11 de marzo de 2024; vy
comprobantes de pago por concepto de realizacion y sustentacion del dictamen.

NOTIFICACION: Para efectos de notificacidon, las recibiré al correo electrdnico:
daparoabogada@gmail.com vy al teléfono: 313 387 1414.

Respetuosamente,

[ hae Ruedes

DANIELA PAREDES ROZO
C.C.1.117.506.709
TP No 207.673 CSJ.
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15/3/24, 13:55 Gmail - RE: Auto solicita informar disponibilidad para sustentar dictamen pericial

M Gma" Daniela Paredes Rozo <daparoabogada@gmail.com>

RE: Auto solicita informar disponibilidad para sustentar dictamen pericial
1 mensaje

Simon Gonzalez Mesa <SGONZALEZM@ces.edu.co> 11 de marzo de 2024, 4:46 p.m.
Para: "daparoabogada@gmail.com" <daparoabogada@gmail.com>

Cordial Saludo,

Espero que estén muy bien.

Por medio de la presente me permito informar las fechas de la doctora Carolina Estrada:
En el mes de abril, la fecha tentativa seria el 19 0 26 después de la 1 pm.

En el mes de mayo, la fecha tentativa es el 10 o el 17 después de la 1 pm.

La doctora solo puede sustentar los viernes después de la 1 pm

Cordialmente,

Simén Gonzalez Mesa | Gestor Administrativo Juridico
Universidad CES | Calle 10A # 22-04 | Medellin, Colombia
Tel: (60) (4) 444 0555 Ext. 1191 - 1601
sgonzalezm@ces.edu.co | www.ces.edu.co

De: Santiago Marin Yepes <smarin@ces.edu.co>

Enviado: lunes, 11 de marzo de 2024 8:33

Para: Simon Gonzalez Mesa <SGONZALEZM@CES.EDU.CO>

Cc: Leon Mario Toro Cortes <ltoro@CES.EDU.CO>

Asunto: RV: Auto solicita informar disponibilidad para sustentar dictamen pericial

Buenos dias, Simén.
Remito solicitud.

Saludos.

Santiago Marin Yepes |Docente Facultad de Derecho— CENDES

Universidad CES | Calle 10A # 22-04 | Medellin, Colombia
Tel: (60) (4) 444 0555 Ext. 1106 - 1601
smarin@ces.edu.co | www.ces.edu.co

De: Daniela Paredes Rozo <daparoabogada@gmail.com>

Enviado: lunes, 11 de marzo de 2024 8:04

Para: Santiago Marin Yepes <smarin@ces.edu.co>; cgirlador@ces.edu.co <cgirlador@ces.edu.co>
Asunto: Auto solicita informar disponibilidad para sustentar dictamen pericial
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Sefiores

UNIVERSIDAD CES - Instituto CENDES-
Calle 10% No. 22-04 Medellin Antioquia
[toro@ces.edu.co cgirlador@ces.edu.co
Teléfono: (57) 604 444 05 55 Ext 1601 — 1352

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

DEMANDANTE: JAVEL FAJARDO BARRERA Y OTROS

DEMANDADO: INPEC Y OTROS.

RADICACION: 18001333300420170032700

DESPACHO JUDICIAL JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
FLORENCIA

Cordial saludo,

De manera respetuosa y atendiendo a lo ordenado por el juzgado 4 Administrativo del Circuito de Florencia en auto del 1
de marzo de 2024, me permito solicitar:

1. Se me informe, la disponibilidad de fechas con las que cuenta el perito durante los meses de abril y mayo, a efectos de
informar al despacho para que programe la audiencia de pruebas de la que trata el articulo 181 del CPACA.

Quedo atenta a su respuesta y comentarios.

Anexos: Auto del 1 de marzo de 2024, proferido por el Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Florencia.
Respetuosamente,

DANIELA PAREDES ROZO

Abogada

Especialista en Derecho Contencioso Administrativo

Magister en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
Maestranda en Derecho y Violencia de Género
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Bansolombia B

Registro de Operacion: 241010714
RE&UDOS CORNVENIOS MASIVOS

Sucursal- 466 - FLORENCIA

Ciudad: FLORENCIA

Facha: 09/02/20272 Heora: 83328

Secuencia - 17 Codigo usuario: 014

Codine Convenia: 35181

Nambre Convenio: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA
SALUD CES ' : ,
T(ijpo Identificacién Pagador: Cedula de Ciudadania
Identificacion Pagadeor: 1117885652

Valor Total: § 2,500.000.00 ***

Madio de Pago: EFECTIVO

Valor Efective: § 2.500,000.00 ***

Valar Chaque: §,0.00 ***

Costo Transaccion: § 0.00 ***

Refarencia 1: 111738854652

Refarancia 2: DICTAMEN PERICIAL

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPOMDE A LA OPERATION

ORDENADA AL BANCO



Registro de Operacion: 128326078
RE&UDOS CO!’?‘/ENIGS MASIVOS
Sucurssl- 219 - CENTRO DISTRITAL
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 03/08/2023 Hera:1:0843
Sacuancia : 341 Codigo usuarie: 015
Cadiago Canvenio: 35181
Momnre Canvanio: INSTITUTO DE JIEMCIAS DE LA
SALUD TES : : :
Tipo Identificacion Pagador: Cedula de Ciudadania
Idantificacion Faqadt:xr: 1117506709
Valor Total: § 3,430 000.00 ***
Medio da Pago: EFECTIVO
Valor Efective: § 3.480.000.00 *#°
Valor Chequea: § 0.0Q **
Costa Transaccion: § 0.00 #*
Referancia 1: 1117506709
Rafarancia 1: PAGO SUSTENTACION PERITO
AL NIRRT B et
' e LR MUE A LA OPERACION
ORDEMADA AL BANCO s




