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RE: Novedad recurso Anulación Emcali

Desde Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Jue 13/02/2025 14:18
Para Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
CC CAD GHA <cad@gha.com.co>

2 archivos adjuntos (10 MB)
Reforma_de_la_demanda_integrada_COMCEL_S.A..pdf; Auto admite anulación emcali - Consejo de Estado.pdf;

Estimados, muy buenas tardes, 

Amablemente informo que el laudo cuyo cumplimiento se está suspendiendo corresponde al del 5 de marzo de 2024,
en la cual EMCALI E.I.C.E. E.S.P., debe a favor de Comcel $1.304.936.606, y que incluimos en la reforma a la demanda
ejecutiva del Rad. 2024-00085. Pero se suspende en atención a la admisión del recurso de Comcel, pues el de Emcali se
rechazó de plano por extemporáneo. Lo más probable es que evidentemente Emcali ponga en conocimiento la
suspensión al juez del ejecutivo toda vez que fue quien presentó la solicitud, y que esto nos frene el cobro de los
demás valores adeudados por Emcali. 

Muchas gracias, siempre cordial, 

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no
comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
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recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If
you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Enviado: jueves, 13 de febrero de 2025 14:05
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: Fw: Novedad recurso Anulación Emcali
 

Obtener Outlook para iOS

De: Felipe Alejandro Garcia Avila <felipe.garcia@claro.com.co>
Enviado: Thursday, February 13, 2025 2:02:16 PM
Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: Novedad recurso Anulación Emcali
 
Buenas tardes Santiago,

remito para su conocimiento
 
Miremos como se genera el menor impacto dentro del proceso ejecutivo contra Emcali
 
Saludos
 
 

Abogado(a) Asuntos Contenciosos
Felipe Alejandro Garcia Avila
Celular / Ext: 3132769252
felipe.garcia@claro.com.co

Conmutador: Bogota : 6017480000 - 6017500300, Cali: 6024880000, Medellin: 6046041000, B/quilla: 6053870000, Bucaramanga:
6076973721

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electronico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener informacion de caracter confidencial y/o privilegiada,
y se envian a la atencion unica y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revision, uso, revelacion y/o distribucion de
dicha informacion confidencial sin la autorizacion por escrito de Comunicacion Celular S.A Comcel S.A est prohibida. Si usted no es el destinatario a
quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus
archivos, asi como cualquiera copia del mismo. Mediante la recepcion del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de
su parte y/o de sus representantes a los terminos antes mencionados, Comunicacion Celular S.A Comcel S.A tendra derecho a los daÃ±os y perjuicios
que esto le cause. Consulta nuestra politica de desconexion laboral.

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This e-mail, including, if applicable, the files attached to it, may contain information of a confidential and/or privileged nature, and are sent to the sole
and exclusive attention of the person and/or entity to whom it is addressed. Copying, review, use, disclosure and/or distribution of such confidential
information without the written authorization of Comunicaci n Celular S.A Comcel S.A is prohibited. If you are not the intended recipient of this email,
please contact the sender by replying to this email and delete the original email including your files, as well as any copy of it. By receiving this email
you acknowledge and agree that in case of breach by you and/or your representatives of the above terms, Comunicaci n Celular S.A. Comcel S.A. will
be entitled to the damages that this causes you. See our work disconnection policy.
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Clasificación: Uso Interno. Documento Claro Colombia
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