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Estimados,

Remito Pólizas solicitadas como prueba de oficio para su trámite - CASE 19786 

Respetuosamente,



 

MARLYN KATHERINE RODRÍGUEZ
RINCÓN

 

ABOGADA JUNIOR

         
   

ÁREA DE INFORMES

  +57 320 4099 605

  mkrodriguez@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments

Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Revelo Castiblanco, Maria (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>
Enviado: martes, 2 de julio de 2024 22:04
Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón
<mkrodriguez@gha.com.co>
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Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Solicitud pruebas de oficio | siniestro 99261792 - Rad. DRF-118-2020, CONTRALORIA MUNICIPAL DE
IBAGUE vs JOCELYN DANNA CARRILLO
 

Internal

Buenas noches:
Respetado doctor Acosta y Marlyn.
 
De manera comedida envío lo solicitado por la Contraloría Municipal de Ibagué, con ocasión al proceso de
responsabilidad fiscal del asunto:
 

Póliza de Manejo No. 022303415 / 0 - Municipio Ibagué - Vigencia: Desde el 20/07/2018 hasta el
19/07/2019.
Comunicación prórroga Póliza de Manejo No. 022303415 / 0 - Municipio Ibagué - Vigencia: Desde el
20/07/2019 hasta el 07/09/2019.

 
Adicionalmente, es importante que tengan en cuenta lo siguiente, ya que debe quedar claro en el memorial por
medio del cual se adjunte lo requerido por el Ente de Control:
 

1. Allianz Seguros S.A. asumió solo el 60% del riesgo amparado. Es decir, del total ($200.000.000) solo tiene
a su cargo $120.000.000, puesto que el porcentaje restante fue asumido por ASEGURADORA SOLIDARIA.
Bajo ese entendido, por favor vincular a la coaseguradora al presente juicio.

2. La modalidad de la póliza es “Por ocurrencia”.
3. El deducible pactado en el aseguramiento y aplicable al caso es de 3% sobre el valor de la pérdida.

 
Quedo muy atenta a sus comentarios sobre el particular.
 
 
Atentamente,
 
 
Maria Alejandra Revelo Castiblanco
Equipo de Procesos Judiciales, BI y Antifraude
Soy parte de un equipo comprometido en transformar
los reclamos de nuestros clientes en experiencias positivas.
No tengas miedo de ser tú mismo #MiráVe.
✉ maria.revelo@allianz.co.

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener

información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y

notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 28 de junio de 2024 9:05 a. m.
Para: Revelo Castiblanco, Maria (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>
CC: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: Solicitud pruebas de oficio | siniestro 99261792 - Rad. DRF-118-2020, CONTRALORIA MUNICIPAL DE
IBAGUE vs JOCELYN DANNA CARRILLO
 
Estimada Alejandra,
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Comedidamente informamos que, dentro del presente asunto se profirió auto que decreta pruebas y
por tanto, solicitamos tu apoyo, con la remisión de la siguiente prueba decretada de oficio por el Ente de
Control:
 
      1.- Solicitar a la COMPAÑÍA DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A. remita con destino al presente
proceso copia         de la Póliza de Manejo No. 22303415 vigencia 20/07/2018 hasta 07/09/2019,
con su condicionado         particular y general que de ella son parte integral. 
 
Quedamos muy atentos a tu valioso apoyo en este tema.
 
Fecha para aportar al Despacho: 05/jul/2024
 
Respetuosamente,
 


 

MARLYN KATHERINE
RODRÍGUEZ RINCÓN

 ABOGADA JUNIOR
       
      ÁREA DE INFORMES

  +57 320 4099 605

 
mkrodriguez@gha.com
.co

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments

 
Reservar un momento para reunirse conmigo
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