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RV: RECORDATORIO SOLICITUD EDESK 1115902 - OMAR NESTOR DIAZ COLONJE

Desde Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Fecha Lun 10/03/2025 15:32
Para Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Hola Dar

Remito instrucciones de la compañía para la audiencia inicial que se llevará a cabo el próximo 20 de
marzo. 

Cad. favor registrar este correo en case.

Gracias

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Edificio Calle 94a Carrera11A  # 94A-23 Of 201 |
+57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
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law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>
Enviado: lunes, 10 de marzo de 2025 14:52
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RECORDATORIO SOLICITUD EDESK 1115902 - OMAR NESTOR DIAZ COLONJE
 
Buen día apreciada Dra. Monica,
 
Espero estes bien.
 
Me permito confirmar la postura.
 
 
Cordialmente,
 
Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
 

 
 
De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: domingo, 9 de marzo de 2025 5:44 p. m.
Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: RECORDATORIO SOLICITUD EDESK 1115902 - OMAR NESTOR DIAZ COLONJE
 
Apreciada Doctora Laura buenas tardes 
 
Comedidamente informo que las pólizas vinculadas al proceso son las 1000314 y  1001048. 
Como se indicó en la plataforma Edesk en este caso se encuentra programada la audiencia
inicial para el 20 de marzo de 2025.  En el aplicativo se evidencia la siguiente nota:
 
"Se autoriza asistir con ánimo conciliatorio por $81.000.000 ya que el conductor del VH
Asegurado fue codificado con la hipótesis 116 exceso de velocidad y no se evidencia ningún
eximente de responsabilidad, tener en cuenta que la póliza básica tiene un deducible del 10%
mínimo 3SMMLV."
 
De acuerdo con lo anterior, amablemente solicito confirmar esta postura. 
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Mil gracias 
 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Edificio Calle 94a Carrera11A  # 94A-23 Of 201 |
+57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>
Enviado: lunes, 27 de enero de 2025 11:19
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: RECORDATORIO SOLICITUD EDESK 1115902
 
Buen día apreciada Dra. Monica,
 
Mil gracias por la información, adicionalmente me permito consultarte cuales pólizas se encuentran
vinculadas al proceso?
 
Quedo atenta a tu respuesta.
 
 
Cordialmente,
 
Laura Sanabria A.
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Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
 

 
 
De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: domingo, 26 de enero de 2025 8:55 p. m.
Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: RECORDATORIO SOLICITUD EDESK 1115902
 
Apreciada Doctora Laura buenas noches 
 
Comedidamente remito el informe de tránsito. Así mismo se confirma que la audiencia inicial se
encuentra programada para el día 20 de marzo de 2025 a las 9am
 
Lo anterior se encuentra registrado en Edesk. Cualquier inquietud con gusto la atenderé.
 
Cordial saludo. 
 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Edificio Calle 94a Carrera11A  # 94A-23 Of 201 |
+57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
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proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>
Enviado: miércoles, 22 de enero de 2025 10:40
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RECORDATORIO SOLICITUD EDESK 1115902
 
Buen día Dra. Monica,
 
Espero estes bien.
 
Me permito solicitar tu ayuda con el envio del IPAT del proceso de referencia y confirmar la fecha de la
audiencia inicial si es 20 de marzo de 2025 a las 9am?
 
Quedo atenta a tu respuesta.
 
 
Cordialmente,
 
Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
 

 
 
De: Laura Sanabria Avila
Enviado el: martes, 14 de enero de 2025 8:51 a. m.
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD EDESK 1115902
 
Buen día apreciada Dra. Monica,
 
Espero estes bien.
 
Me permito solicitar tu colaboración con la confirmación de la fecha de la audiencia inicial del proceso
en referencia y tu ayuda cargando el informe a la plataforma por favor.
 
Quedo atenta.
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Cordialmente,
 
Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
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