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Señores 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PUERTO TEJADA CAUCA   

E.  S.  D. 

 

 

PROCESO:                      EJECUTIVO A CONTINUACIÓN DE VERBAL 

RADICADO:                      19573-31-03-001-2022-00058-00  

DEMANDANTE:             CILIA ANDREA OSNAS CANTEROS Y OTROS 

DEMANDADO:     MAPFRE SEGUROS GENERALES COLOMBIA S.A 

 

ASUNTO: INFORMA PAGO Y SOLICITA LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES  

 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor y vecino de Cali, identificado con la cedula de 

ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta 

Profesional No.39.116 del C.S. de la J., obrando en calidad de apoderado de MAPFRE 

SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., conforme se encuentra acreditado en el 

expediente, a través de este acto respetuosamente procedo a informar al despacho que el 26 de 

octubre de la presente anualidad se canceló a la cuenta corriente No. 102038361 del Banco Av 

Villas, a nombre de Chacón Abogados S.A.S., identificada con Nit. 901014548-3, la suma de UN 

MILLÓN SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($1.007.137) por concepto de intereses 

de mora liquidados a la tasa del interés reconocido en la ley civil, es decir, el seis por ciento (6%) 

anual.  

 

Informando al despacho que, conforme a la documentación adjunta se logra determinar que el 

pago de la suma de $291.750.000 consignada a la cuenta de ahorros No. 142050731 del Banco 

de Bogotá, a nombre de la señora Cilia Andrea Osnas Cantero, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 34.608.499 se hizo efectivo el pasado 11 de octubre de 2023 y que el pago 

correspondiente al monto $208.250.000 a la cuenta corriente No. 102038361 del Banco Av Villas, 

a nombre de Chacón Abogados S.A.S identificada con Nit. 901014548-3, se hizo efectivo el día 

24 de octubre de 2023.  

 

Con la cancelación de estas sumas a nombre Chacón Abogados S.A.S se entiende pagada en 

su totalidad la obligación por la cual se libró mandamiento de pago mediante auto No. 455 del 13 

de octubre de 2023, y en razón de ello solicitamos la terminación del proceso ejecutivo.  

 

Consecuentemente, su señoría en los términos del artículo 597 del Código General del Proceso 

solicito el levantamiento del embargo y retención de las cuentas bancarias que fueron decretadas 

en el auto No. 457 del pasado 13 de octubre de 2023, dado que, a la fecha se cumplió con la 

totalidad de la obligación que fundamentaba la misma, conforme constancia que se aporta. 
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Expresamente manifestamos que se renuncia a la notificación y ejecutoria de auto favorable.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA 

C.C No. 19.395.114 de Bogotá D.C 

T.P. No. 39.116 del C.S.  de la J. 
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Juana Pernía

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 26 de octubre de 2023 12:13 p. m.
Para: Patricia Chacon
CC: Gustavo Alberto Herrera Avila; Ana María Barón Mendoza; Santiago Rojas Buitrago; 

Lorena Jurado Chaves; Juana Carolina Pernía Osorio; Daisy Carolina López Romero
Asunto: RE: PRUEBA DE FECHAS DE PAGO - CILIA OSNAS 
Datos adjuntos: WhatsApp Image 2023-10-26 at 11.50.36 AM.jpeg; Banco AV Villas.pdf; WhatsApp 

Image 2023-10-26 at 11.50.35 AM.jpeg; PAGO CHACON ABOGADOS.pdf

Estimados Doctores: 
 
Comedidamente remitimos la constancia del pago de los intereses conforme lo acordado el día de 
hoy.  
 
Agradecemos su valiosa ayuda remitiendo al Despacho la solicitud de terminación del proceso y 
levantamiento de las medidas cautelares.  
 
Cordialmente,  
 

  

  

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ 

 

  

 COORDINADORA REGIONAL SUR 
OCCIDENTE  

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO 
  +57 311 388 8049  
  dmunoz@gha.com.co  

 

 
 

  

 GHA.COM.CO 
  

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso 
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra 
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información 
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al 
remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial 
or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are 
the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, 
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy 
of the mail as well as its attachments 

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co> 
Enviado: jueves, 26 de octubre de 2023 12:03 
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co> 
Asunto: RV: PRUEBA DE FECHAS DE PAGO - CILIA OSNAS  
  
19965 
 

GUSTAVO ALBERTO 
HERRERA ÁVILA 
 DIRECTOR GENERAL 
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             ÁREA DIRECCIÓN 
GENERAL  

 

  

  +57 3155776200 - 602 
6594075 

  gherrera@gha.com.co  

 

 
 

  

 GHA.COM.CO 

  
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso 
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra 
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información 
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al 
remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial 
or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are 
the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, 
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy 
of the mail as well as its attachments 

De: Patricia Chacon <pchacon@chaconabogados.com.co> 
Enviado: jueves, 26 de octubre de 2023 11:53 
Para: Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co> 
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co> 
Asunto: PRUEBA DE FECHAS DE PAGO - CILIA OSNAS  
  
Santiago de Cali, 26 de octubre del 2023. 
  
  
Señores, 
Dra. DAISY LOPEZ. 
Dr. GUSTAVO HERRERA. 
E.S.D. 
  
  
Mediante el presente e-mail y confirme a conversación sostenida con anterioridad, me permito remitir pantallazos y 
pruebas de las fechas exactas en que entraron de manera tardía los pagos acordados, así: 
  
PRIMER PAGO directamente a la señora CILIA ANDRE OSNAS: Se recibió el 11 de octubre del 2023. 
SEGUNDO PAGO a CHACÓN ABOGADOS S.A.S.: Se recibió el 24 de octubre del 2023. 
  
  
Así pues, estaremos atentos el pago de los intereses y una vez se confirmemos el recibido, se procederá a solicitar la 
terminación del proceso ejecutivo por pago total de la obligación.   
  
Se recuerda la cuenta bancaria a la cual se podría hacer el pago: 
  
A la cuenta corriente No. 102038361 del Banco Av Villas, a nombre de Chacón Abogados S.A.S., identificada con Nit. 
901014548-3 
  
Cordialmente, 
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Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a 
secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de Chacón Abogados  S.A.S. Si usted no es el 
destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y sus 
normas reglamentarias, el Titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de 
datos, cuyo responsable es Chacón Abogados  S.A.S, cuyas finalidades son: propósitos comerciales, información sobre comportamiento y crédito 
comercial; y gestión contable, fiscal y administrativa.  
                                                                                                                
Puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito 
dirigido a Chacón Abogados  S.A.S a la dirección de correo electrónico notificaciones@chaconabogados.com.co, indicando en el asunto el 
derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Cra 4 No. 12 - 41, Oficina 401, Edificio Seguros Bolívar, Cali.  
  






