20/3/25, 8:26 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

E Outlook

REPORTE ACTUACION MEMORIAL SOLICITUD TERMINACION DEL PROCESO CON PAGO TOTAL DE LA
OBLIGACION// DTE: CAYO ANTONIO CAJAS NAVIA Y OTROS// DDO: FLOTA MAGDALENA Y OTROS// RAD.
2013-00205//LACR-C

Desde Laura Andrea Cruz Rincén <lcruz@gha.com.co>
Fecha Mié 19/03/2025 19:04
Para Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Ccc Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>;
Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

0 3 archivos adjuntos (1 MB)

MEMORIAL ALLEGA CONSTANCIA DE PAGO. Liquidacién.pdf; Entregado_ MEMORIAL SOLICITUD TERMINACION DEL PROCESO CON
PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION__ DTE_ CAYO ANTONIO CAJAS NAVIA Y OTROS_ DDO_ FLOTA MAGDALENA Y OTROS__ RAD. 2013-
00205__LACR-C .eml; MEMORIAL SOLICITUD TERMINACION DEL PROCESO CON PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION__ DTE_ CAYO
ANTONIO CAJAS NAVIA'Y OTROS__ DDO_ FLOTA MAGDALENA Y OTROS__ RAD. 2013-00205__LACR-C .em|;

Cordial saludo, estimados compaiieros del drea de informes

Remito el presente correo con el fin de reportar que el dia de hoy 19 de marzo de 2025, fue radicado ante
el JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE POPAYAN solicitud de terminacién del proceso con pago total de la
obligacidn, en cuanto se realizé el pago correspondiente por la aseguradora a la parte demandante por la suma
de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
(545,380,582.62 M/CTE).

@CAD GHA Agradezco su colaboracion con la carga de las piezas

Cordialmente,

Laura Andrea Cruz Rincén

Auxiliar Juridica

Email: lcruz@gha.com.co | 312 591 0782
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacién y/o distribucidon, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
aftachments.

De: Darlyn Marcela Muioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 19 de marzo de 2025 16:39

Para: Laura Andrea Cruz Rincén <Icruz@gha.com.co>

Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>

Asunto: RE: MEMORIAL SOLICITUD TERMINACION DEL PROCESO CON PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION// DTE: CAYO
ANTONIO CAJAS NAVIAY OTROS// DDO: FLOTA MAGDALENA Y OTROS// RAD. 2013-00205//LACR-C

Estimada Laura, muy buenas tardes,
Amablemente acuso recibido. Porfa recuerda reportar la actuacion y solicitar al CAD cargar las piezas.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muinoz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelaciéon y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por

la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
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manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
aftachments.

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 19 de marzo de 2025 16:36

Para: j06ccpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co <j06ccpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: konradsotelo@hotmail.com <konradsotelo@hotmail.com>; chrestrepo@gmail.com <chrestrepo@gmail.com>;
victorlf90@hotmail.com <victorlf90@hotmail.com>

Asunto: MEMORIAL SOLICITUD TERMINACION DEL PROCESO CON PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION// DTE: CAYO ANTONIO
CAJAS NAVIA Y OTROS// DDO: FLOTA MAGDALENA Y OTROS// RAD. 2013-00205//LACR-C

Senores

JUZGADO SEXTO (6°) CIVIL DEL CIRCUITO DE POPAYAN
j06ccpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.

REFERENCIA: EJECUTIVO.

DEMANDANTE: CAYO ANTONIO CAJAS NAVIAY OTROS.
DEMANDADO: FLOTA MAGDALENAY OTROS.
RADICACION 19001-31-03-006-2013-00205-00.

ASUNTO: SOLICITUD TERMINACION DEL PROCESO CON PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, conocido en autos, actuando en mi calidad de apoderado de
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A conforme al poder que consta en el expediente; a través del presente
escrito, procedo a REASUMIR el mandato a mi otorgado y seguidamente solicitar la TERMINACION DEL
PROCESO POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION, y para tal fin remitir los comprobantes del pago
realizado por mi representada el dia 74 de marzo de 2025, por la suma total de CUARENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($45,380,582.62
M/CTE).

Cordialmente,
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GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogota D.C.
T.P. No. 39.116 del C.S.J.

NOTIFICACIONES

E- mail: notificaciones@gha.com.co / Contactos: (+57) 315 577 6200 - 602 659 4075
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intfended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments
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