
RV: SGC 9463 - APROBACION PROPUESTA HONORARIOS - NOTIFICA ACTUACION
PROCESAL RAD 2021-00038-00

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mar 30/04/2024 9:30
Para:​Facturacion <facturacion@gha.com.co>​
CC:​Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

PST

De: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 30 de abril de 2024 9:25
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Juan Pablo Medina
Campiño <jmedina@gha.com.co>
Asunto: SGC 9463 - APROBACION PROPUESTA HONORARIOS - NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2021-00038-
00
 
Cordial saludo,
 
Me permito informar que el día de hoy el área de reaseguros nos informó:
 

 
 
 
Claudia Jimena Lastra Fernández | Abogada Dirección Legal Judicial Distrito VII  celular
3017152567. CELULAR 313 2971329 | , Calle 38 No. 4i – 32, piso 5 Cooperamos| Horario de
Atención: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a  5:00 p.m. y Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.*
claudia.lastra@laequidadseguros.coop + www.laequidadseguros.coop
| Ibagué – Colombia.
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
De: Luz Amparo Riascos Alomia <lriascos@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 15 de junio de 2023 11:25 a. m.
Para: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
CC: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Asunto: RE: SGC 9463 - REASEGURADO SOLICITUD PROPUESTA HONORARIOS NOTIFICA ACTUACION PROCESAL
RAD 2021-00038-00
 
 
Apreciada Dra. Claudia:  
 
Comedidamente remitimos en documento adjunto  nuestra propuesta de prestación de servicios
profesionales. La dejamos a su amable consideración quedando pendientes de cualquier inquietud o
comentario que surja al respecto. 
 
Por otro lado, indicamos que debido a una equivocación nuestra, omitimos realizar la solicitud de
antecedentes en este caso. Es preciso anotar que el proyecto de contestación del llamamiento en
garantía se trabajó con fundamento en las pólizas que la Compañía nos había remitido en casos en los
que éstas fueron vinculadas.  Igualmente, éstos fueron los certificados que estudiamos como prueba
documental para el proyecto de contestación que se remitió.
 
Pedimos excusas por el inconveniente presentado, ya tomamos correctivos para evitar que un evento
similar vuelva a presentarse.  
 
Cordial saludo, 
 

 
Luz Amparo Riascos Alomía

Abogada 
 

     
 
      www.gha.com.co

                       

  3117753792  

 (60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

 lriascos@gha.com.co 
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial
o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice:  The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments
 

De: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 15 de junio de 2023 9:32
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Luz Amparo Riascos Alomia
<lriascos@gha.com.co>; Luz Amparo Riascos Alomia <lriascos@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago
<srojas@gha.com.co>
Cc: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Maria
Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: SGC 9463 - REASEGURADO SOLICITUD PROPUESTA HONORARIOS NOTIFICA ACTUACION PROCESAL
RAD 2021-00038-00
 
Cordial saludo,
 
Podría por favor informarme, en qué fecha hicieron la solicitud de antecedentes y quien se los
remitió.
 
 
Agradezco por favor renviarnos la propuesta de honorarios gracias
 
Cordialmente,
 
 
 
Claudia Jimena Lastra Fernández | Abogada Dirección Legal Judicial Distrito VII  celular
3017152567. CELULAR 313 2971329 | , Carrera 5 No. 38 – 29| Horario de Atención: Lunes a
Jueves 8:00 a.m. a  5:00 p.m. y Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.*
claudia.lastra@laequidadseguros.coop + www.laequidadseguros.coop 
| Ibagué – Colombia.
 
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
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responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 15 de junio de 2023 9:28 a. m.
Para: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>; Luz Amparo Riascos Alomia
<lriascos@gha.com.co>
CC: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Asunto: RE: SGC 9463 - REASEGURADO SOLICITUD PROPUESTA HONORARIOS NOTIFICA ACTUACION PROCESAL
RAD 2021-00038-00
 
Buen día Clau,
 
No encuentro solicitud de GHA de los antecedentes, por lo tanto, no fueron asignado a abogado
interno. Por favor valida con el abogado de la firma, en qué fecha hicieron la solicitud y quien
remitió los antecedentes.
 
Cordialmente,
 
Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial – Dirección Legal Judicial.
 ((57-1) 5922929 Ext. 1101|,Dirección: Carrera 9 A #99 - 07
* maria.borda@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |Bogotá – Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
De: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 15 de junio de 2023 7:54 a. m.
Para: Luz Amparo Riascos Alomia <lriascos@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
CC: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Asunto: RV: SGC 9463 - REASEGURADO SOLICITUD PROPUESTA HONORARIOS NOTIFICA ACTUACION PROCESAL
RAD 2021-00038-00
 
Cordial saludo
 
Agradezco por favor renviarnos la propuesta de honorarios gracias
 
@Maria Alejandra Borda Cordial saludo doctora, puedes verificar por favor a quien le asignaste los
antecedentes es que no los vi cargados en el SGC y no hay tampoco modificado con el numero del
siniestro gracias
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Claudia Jimena Lastra Fernández | Abogada Dirección Legal Judicial Distrito VII  celular
3017152567. CELULAR 313 2971329 | , Carrera 5 No. 38 – 29| Horario de Atención: Lunes a
Jueves 8:00 a.m. a  5:00 p.m. y Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.*
claudia.lastra@laequidadseguros.coop + www.laequidadseguros.coop 
| Ibagué – Colombia.
 
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
De: Luz Amparo Riascos Alomia <lriascos@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 11:07 p. m.
Para: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>
CC: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Asunto: SGC 9463 - REASEGURADO SOLICITUD PROPUESTA HONORARIOS NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD
2021-00038-00
 
Estimada Dra. Claudia, buen día.
 
 
De manera comedida remito proyecto de contestación de la demanda y del llamamiento en garantía y
del informe inicial.
 
 
Quedamos atentos.
 
 
Cordial saludo,
 

 
Luz Amparo Riascos Alomía

Abogada 
 

     
 
      www.gha.com.co

  3117753792  

 (60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

 lriascos@gha.com.co 
 

2/5/24, 16:13 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQALQYjzB8kp1Bo384Fo3Z4fI%3D 5/6

mailto:claudia.lastra@laequidadseguros.coop
http://www.laequidadseguros.coop/
mailto:lriascos@gha.com.co
mailto:Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop
mailto:kpaz@gha.com.co
mailto:nloaiza@gha.com.co
http://www.gha.com.co/
mailto:Bespejo@gha.com.co


                       

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial
o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice:  The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments
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