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Respuesta a requerimiento | Se ha compartido con usted la anotaciÃ³n PAGO DE COSTAS A FAVOR
DE AZ SEGUROS S.A.

Desde Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Fecha Mié 16/10/2024 8:01
Para Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; CAD

GHA <cad@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>

Estimados,

Remito comunicación de la compañía, en la que nos indican que sí recibieron el pago de $500.000 por
concepto de costas dentro del proceso CASE 20154

Aún tenemos pendiente recibir un pago por valor de $1.000.000, el cual lo deberíamos recibir a finales
de octubre.

Respetuosamente,



 

MARLYN KATHERINE RODRÍGUEZ
RINCÓN

 

ABOGADA JUNIOR
         
   

ÁREA DE INFORMES

  +57 320 4099 605
  mkrodriguez@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments
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Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 16 de octubre de 2024 07:58
Para: María Tatiana Diaz Allianz <maria.diazm@allianz.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: Respuesta a requerimiento | Se ha compartido con usted la anotaciÃ³n PAGO DE COSTAS A FAVOR DE AZ
SEGUROS S.A.
 
Estimada doctora Tatiana,

Comedidamente informamos que, la cédula de la señora Jaqueline Ramírez Ramírez es 30403443

En el momento que se realice el pago faltante, lo estaremos informando.

Respetuosamente,



 

MARLYN KATHERINE RODRÍGUEZ
RINCÓN

 

ABOGADA JUNIOR
         
   

ÁREA DE INFORMES

  +57 320 4099 605
  mkrodriguez@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments

Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Diaz Montenegro, Maria Tatiana (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.diazm@allianz.co>
Enviado: martes, 15 de octubre de 2024 19:59
Para: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Asunto: RV: Se ha compartido con usted la anotaciÃ³n PAGO DE COSTAS A FAVOR DE AZ SEGUROS S.A.
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Internal

Cordial saludo
 
Estimada Marlyn
 
Confirmo que el dinero ya ingresó a la cuenta de la compañía, por favor me ayudas con el numero de
cedula de la demandante JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ.
 
Muchas gracias.
 
Cordialmente
 
María Tatiana Díaz Montenegro
Coordinadora de Procesos judiciales P&C y vida.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0242486
✉ maria.diazm@allianz.co
 

 
De: legisoffice@notificacioneslegis.com <legisoffice@notificacioneslegis.com>
Enviado el: miércoles, 2 de octubre de 2024 3:17 p. m.
Para: Diaz Montenegro, Maria Tatiana (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.diazm@allianz.co>
Asunto: Se ha compartido con usted la anotaciÃ³n PAGO DE COSTAS A FAVOR DE AZ SEGUROS S.A.
 

Creación de anotación
02/10/2024 3:16:51 p. m.

Estimado(a) MARIA TATIANA DIAZ MONTENEGRO

Datos de la anotación

Caso: JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ; 2019-00168; MANIZALES; STRO 82246665

Consecutivo: APJ30023

Cliente: ALLIANZ SEGUROS S.A.

Titulo anotación: PAGO DE COSTAS A FAVOR DE AZ SEGUROS S.A.

Descripción: Dra. comedidamente adjuntamos soporte de pago remitido por los demandantes por
un valor de $500.000, respecto del cobro de costas a favor de la compañía. En este caso, queda
pendiente el pago de $1.000.000 para finales de octubre, por tanto, queremos confirmar con
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ustedes si el dinero soportado en la transacción adjunta, ingresó a la cuenta bancaria de la
compañía. Quedamos muy atentos a sus comentarios.

Creada por: GUSTAVO HERRERA ZONA CENTRO

Fecha creación: 02/10/2024 3:16:51 p. m.

Todos los derechos reservados - Copyright 2009 - 2021
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Este mensaje se ha generado a través de www.legisoffice.com Cualquier inquietud escribanos a

soportelegisoffice@legis.com.co
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