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Recordatorio cumplimiento total pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE
RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Desde Marlyn Katherine Rodriguez Rincon <mkrodriguez@gha.com.co>
Fecha Mar 03/12/2024 16:39

Para Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; CAD
GHA <cad@gha.com.co>

cc Informes GHA <informes@gha.com.co>

Estimadas Dar y Cami,

Remito para conocimiento y tramite - CASE 20154

@CAD GHA: Chicos por fa cargar el correo precedente, en formato PDF.
iMil gracias!

Respetuosamente,

0
MARLYN KATHERINE RODRIGUEZ

RINCON
ABOGADA JUNIOR
AREA DE INFORMES

+57 320 4099 605 ABOGADOS & ASOCIADOS
mkrodriguez@gha.com.co
- Lin J o
GHA.COM.CO
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3/12/24, 16:40 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Romero Lenis, Maria Claudia (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.romero@externos.allianz.co>

Enviado: martes, 3 de diciembre de 2024 16:30

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Asunto: RE: Recordatorio cumplimiento total pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE
RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Internal

Estimados,

Confirmo el ingreso del dinero proceder con el paz y salvo.

Cordial Saludo,
Maria Claudia Romero Lenis.
Allianz Colombia | Apoderada para Asuntos Judiciales|

Movil +52 (315)5694672|
Correo electréonico maria.romero@externos.allianz.co | Visitanos en www.allianz.co

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprimas este e-mail si no es necesario

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 6:11 p. m.

Para: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Romero Lenis, Maria Claudia (ALLIANZ
COLOMBIA) <maria.romero@externos.allianz.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: Recordatorio cumplimiento total pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE
RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria Claudia,

Comedidamente enviamos un amable recordatorio frente a la solicitud que antecede, respecto a conocer si la
compaiiia recibio el dinero del pago de la ultima cuota que debia realizar el demandante dentro del proceso del
asunto, por concepto de costas procesales.

Por lo anterior, quedamos muy atentos a sus comentarios.

De antemano, mil gracias.

Respetuosamente,

O
MARLYN KATHERINE
RODRIGUEZ RINCON

ABOGADA JUNIOR
AREA DE INFORMES
+57 320 4099 605

mkrodriguez@ghac  ABOGADOS & ASOCIADOS

om.co
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E‘; Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: jueves, 14 de noviembre de 2024 09:12

Para: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Maria Claudia Romero Allianz
<maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Recordatorio cumplimiento total pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE
RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria Claudia,

Comedidamente enviamos un amable recordatorio frente a la solicitud que antecede, respecto a conocer sila
compaiiia recibio el dinero del pago de la ultima cuota que debia realizar el demandante dentro del proceso del
asunto, por concepto de costas procesales.

Por lo anterior, quedamos muy atentos a sus valiosos comentarios.

Respetuosamente,

N
MARLYN KATHERINE
RODRIGUEZ RINCON

ABOGADA JUNIOR

AREA DE INFORMES G H

+57 320 4099 605

mkrodriguez@gha.c ABOGADQOS & ASOCIADOS

om.co
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a Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: jueves, 7 de noviembre de 2024 02:21

Para: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Maria Claudia Romero Allianz
<maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Cumplimiento total pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ
Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria Claudia,

Comedidamente enviamos el soporte de pago de la Ultima cuota que debia realizar el demandante dentro del
proceso del asunto, por concepto de costas procesales.

EICOMPROBANTE DE PAGO.jpeg

Por favor confirmar si la compaiiia recibio el dinero en su cuenta bancaria para poder asi, generar el paz y salvo
con el extremo actor.

Quedamos atentos a su confirmacion.
Respetuosamente,

[
MARLYN KATHERINE
RODRIGUEZ RINCON

ABOGADA JUNIOR
AREA DE INFORMES
+57 320 4099 605

mkrodriguez@ghac  ABQOGADOS & ASOCIADOS

om.co
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[_:i Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Romero Lenis, Maria Claudia (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.romero@externos.allianz.co>

Enviado: martes, 29 de octubre de 2024 16:48

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincdn <mkrodriguez@gha.com.co>; Maria Claudia Romero - Personal
<mariaclaudia.romero@hotmail.com>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: Cumplimiento pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y
OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Internal

Estimados,

El pago fue aplicado por la compaiiia.

Cordial Saludo,
Maria Claudia Romero Lenis.
Allianz Colombia | Apoderada para Asuntos Judiciales|

Movil +52 (315)5694672]
Correo electrénico maria.romero@externos.allianz.co | Visitanos en www.allianz.co

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprimas este e-mail si no es necesario

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 28 de octubre de 2024 12:40 p. m.

Para: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Romero Lenis, Maria Claudia
(ALLIANZ COLOMBIA) <maria.romero@externos.allianz.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Cumplimiento pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE RAMIREZ
RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria Claudia,

Comedidamente enviamos un amable recordatorio, frente a la solicitud que efectuamos anteriormente,
para conocer si efectivamente el dinero consignado por el demandante, por un valor de $500.000 por
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concepto de costas, ingreso a la cuenta de la compaiiia.

Quedamos muy atentos a sus comentarios.

Respetuosamente,

[]
MARLYN KATHERINE
RODRIGUEZ RINCON

ABOGADA JUNIOR
AREA DE INFORMES

+57 320 4099 605
mkrodriguez@gha.c  ABOGADOS & ASOCIADOS
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la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its altached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

a Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 2 de octubre de 2024 15:16

Para: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Maria Claudia Romero Allianz
<maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Cumplimiento pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE RAMIREZ
RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria Claudia,

Comedidamente adjuntamos soporte de pago remitido por los demandantes por un valor de $500.000,
respecto del cobro de costas a favor de la compaiiia.

En este caso, queda pendiente el pago de $1.000.000 para finales de octubre, por tanto, queremos
confirmar con ustedes si el dinero soportado en la transaccion adjunta, ingresé a la cuenta bancaria de
la compafiia.
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Quedamos muy atentos a sus comentarios.

Respetuosamente,

0
MARLYN KATHERINE
RODRIGUEZ RINCON
ABOGADA JUNIOR

AREA DE INFORMES

+57 320 4099 605
mkrodriguez@ghac  AROGADOS & ASOCIADOS

om.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its altached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

E\; Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Romero Lenis, Maria Claudia (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.romero@externos.allianz.co>

Enviado: jueves, 29 de agosto de 2024 11:11

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>; Maria Claudia Romero - Personal
<mariaclaudia.romero@hotmail.com>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: Aceptacion de pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE
RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Internal

Estimados,

Remito certificacién bancaria de la compaiiia.

Cordial Saludo,
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Maria Claudia Romero Lenis.

Allianz Colombia | Apoderada para Asuntos Judiciales|
Movil +52 (315)5694672]
Correo electrénico maria.romero@externos.allianz.co | Visitanos en www.allianz.co

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprimas este e-mail si no es necesario

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado el: jueves, 29 de agosto de 2024 9:16 a. m.

Para: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Romero Lenis, Maria Claudia
(ALLIANZ COLOMBIA) <maria.romero@externos.allianz.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Aceptacion de pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE RAMIREZ
RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria Claudia,

Comedidamente informamos que dentro del proceso del asunto, logramos un acuerdo con los
demandantes para que procedan con el pago de las costas procesales asi:

Pagar el valor de $1.500.000 en dos (02) cuotas de:

. $1.000.000 entre el 25y 30 de septiembre y
. otra de $500.000 entre el 25 y 30 de octubre.

Ahora bien, los demandantes manifiestan que para ellos es dificil autenticar y enviar contrato de
transaccion porque implica mayor movilidad y gasto, entonces queremos conocer si se autoriza
proceder sin contrato y nosotros le hacemos control al pago de ambas cuotas de manera rigurosa.

Finalmente, solicitamos amablemente, una certificacién bancaria actualizada para poder trasladar a los
demandantes para que efectien directamente sus pagos.

Quedamos muy atentos a indicaciones o instrucciones.

Respetuosamente,

[
MARLYN KATHERINE
RODRIGUEZ RINCON

ABOGADA JUNIOR
AREA DE INFORMES
+57 320 4099 605

mkrodriguez@ghac  AROGADOS & ASOCIADOS

om.co
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3 Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Maria Claudia Romero <mariaclaudia.romero@hotmail.com>

Enviado: martes, 30 de julio de 2024 14:36

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>; Maria Claudia Romero Allianz
<maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: Recordatorio | Propuesta de pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168,
JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimados:

Validado con casa principal tratar de enviar una contrapropuesta asi: seria $1.500.000 al dia o 3.000.000 a cuotas;
sabemos de lo dispendioso que sera el seguimiento a esas cuotas por eso se propone $1.500.000 al dia, vender todo lo
que estamos rebajando, iniciemos la negociacion y si no se logra, hagamos contrato de transaccién por $1.500.000 en los
términos del correo que antecede.

Cordial Saludo

Maria Claudia Romero.

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: martes, 30 de julio de 2024 2:30 p. m.

Para: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Maria Claudia Romero Allianz
<maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Recordatorio | Propuesta de pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168,
JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria C,,

Comedidamente enviamos un amable recordatorio frente a la solicitud de instrucciones del correo
precedente, con el fin de conocer si procedemos a aceptar la propuesta de pago indicada por el
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOQY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAKErURNQAUJDsJr53LQBYqY%3D  9/18
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extremo demandante.

Quedamos muy atentos a tus indicaciones.
Respetuosamente,

0
MARLYN KATHERINE
RODRIGUEZ RINCON
ABOGADA JUNIOR

AREA DE INFORMES

+57 320 4099 605
mkrodriguez@ghac  AROGADOS & ASOCIADOS

om.co
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la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
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reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

E\; Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincdn <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: viernes, 26 de julio de 2024 14:12

Para: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Maria Claudia Romero Allianz
<maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Propuesta de pago costas procesales | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE RAMIREZ
RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria C.,
Comedidamente informamos que, dentro del proceso del asunto, el extremo demandante, a travées de

su apoderado nos informé acerca de una posible propuesta de pago y por tanto la remitimos para su
analisis y posterior instruccion:
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«(...) Teniendo en cuenta, la dificil situacién econédmica de mis mandantes ellos proponen efectuar un
pago total de un millén quinientos mil pesos (1.500.000) en las cuotas que a continuacién se
refieren:

* Primera 10 de septiembre de 2024 $350.000
« Segunda 10 de octubre de 2024 $350.000

« Tercera 10 de noviembre de 2024 $350.000
« Cuarta 10 de diciembre de 2024 $350.000

» Quinta 10 de enero de 2025 $100.000».

En ese sentido, quedamos muy atentos a sus indicaciones para conocer si procedemos a aceptar
esta conciliacion e iniciar labores de cobro.

Respetuosamente,

N
MARLYN KATHERINE
RODRIGUEZ RINCON

ABOGADA JUNIOR
AREA DE INFORMES
+57 320 4099 605

mkrodriguez@gha.c  ABOGADOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
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[—:115 Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Maria Claudia Romero <mariaclaudia.romero@hotmail.com>

Enviado: martes, 16 de enero de 2024 14:03

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>; Maria Claudia Romero Lenis
<maria.romero@externos.allianz.co>

Asunto: RE: Costas procesales y viabilidad de cobro | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE
RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS
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Estimados:
Proceder con el cobro prejudicial y se permite negociar el monto hasta en el 60% por recaudo inmediato.
Cordial Saludo

Maria Claudia Romero.

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado el: viernes, 12 de enero de 2024 11:24 a. m.

Para: Maria Claudia Romero Lenis <maria.romero@externos.allianz.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Costas procesales y viabilidad de cobro | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE RAMIREZ
RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria Claudia,

Comedidamente informamos que, dentro del proceso del asunto se recibi¢ auto por medio del cual se
ordeno estarse a lo resuelto por el superior jerarquico y se liquidaron costas a favor de la compaiiia.

Las costas procesales se aprueban por un valor de $ 47.942.628,00, a favor del extremo pasivo
(demandados y llamados en garantia), que corresponde a SALUD TOTAL E.P.S., SERVICIO OCCIDENTAL
DE SALUD E.P.S., y CLINICA VERSALLES S.A,, ALLIANZ SEGUROS S.A.,, CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA.,,
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., JUAN CARLOS VASCO ALZATE y SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Correspondiendo a Allianz, a prorrata, la suma de $ 5.992.828,5.

Viabilidad de cobro:

Realizada la averiguacion de bienes se verifica que, si bien aparecen tres inmuebles registrados a
nombre de la contraparte, los certificados de tradicion coinciden registrando el mismo nombre de la
contraparte mas no su cédula, por lo tanto, no podrian solicitarse medidas cautelares pues la oficina de
registro pertinente realizaria la devolucion del oficio al no coincidir el demandado con el propietario.
Adicionalmente se verifican las siguientes anotaciones que podrian causar incertidumbre frente a un
eventual perfeccionamiento de medidas cautelares:

-50C-1781213. Tiene registrada una hipoteca con cuantia indeterminada a favor de Davivienda.
-50C-1781962. Tiene registrada una hipoteca con cuantia indeterminada a favor de Davivienda.

Anexo los certificados de tradicion obtenidos donde se verifica lo mencionado:

ZICERTIFICADO MATRICULA No. 50C-1781962.pdf
HICERTIFICADO MATRICULA No. 50C-1781213.pdf
I CERTIFICADO MATRICULA No. 370-78475.pdf
[ZlConsulta bienes Jaqueline Ramirez.pdf

Quedamos atentos a tus valiosos comentarios,
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Adjunto auto como soporte documental.

Respetuosamente,

[
MARLYN KATHERINE
RODRIGUEZ RINCON
ABOGADA JUNIOR

AREA DE INFORMES

+57 320 4099 605
mkrodriguez@gha.c
om.co
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comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its altached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

C2 Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 6 de septiembre de 2023 19:12

Para: Maria Claudia Romero Allianz <maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Lorena Jurado Chaves <Jjurado@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Constancia de ejecutoria no casa | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE RAMIREZ
RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria Claudia,

Comedidamente te informo que recibimos constancia de ejecutoria frente al auto que negé el recurso
de casacién interpuesto por la demandante dentro del proceso del asunto.

En este orden, adjuntamos soporte documental para tu conocimiento.

Respetuosamente,
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a Reservar un momento para reunirse conmigg

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: jueves, 31 de agosto de 2023 19:48

Para: Maria Claudia Romero Allianz <maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <|jurado@gha.com.co>

Asunto: Auto no concede recurso de casacién | siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE RAMIREZ
RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria Claudia,

Comedidamente informamos del auto que decidié no conceder el recurso de casacién dentro del
proceso del asunto.

Lo anterior, teniendo en cuenta la postura del Tribunal respecto a considerar a los recurrentes como
litisconsorcio facultativo y por ende, no cumplir con el requisito para proceder con el recurso.

Estaremos muy atentos a la ejecutoria de la decision y la devolucién al Juzgado de origen para informar
lo pertinente.

Respetuosamente,
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a Reservar un momento para reunirse conmigg

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 23 de agosto de 2023 21:39

Para: Maria Claudia Romero Allianz <maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Lorena Jurado Chaves <Jjurado@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Recurso de casacion | Sentencia 2da instancia favorable - siniestro 82246665 Rad. 2019-00168,
JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria Claudia,

Comedidamente informamos que, dentro del proceso del asunto, la parte demandante interpuso
recurso extraordinario de casacion contra la decision de segunda instancia favorable para la compafia.

En este orden de cosas, estamos pendientes a la admisidn y estaremos informando lo pertinente.
Adjuntamos soporte documental.

Respetuosamente,
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C2 Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Enviado: jueves, 17 de agosto de 2023 19:35

Para: Maria Claudia Romero Allianz <maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Lorena Jurado Chaves <|jurado@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Sentencia 2da instancia favorable - siniestro 82246665 Rad. 2019-00168, JAQUELINE RAMIREZ
RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS

Estimada doctora Maria Claudia

Comedidamente informamos que, en el proceso de referencia, se notific6 sentencia de segunda
instancia favorable para los intereses de la Compafiia, en la cual se resolvio:

«Primero: CONFIRMAR la sentencia dictada el trece (13) de febrero del corriente, por el Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Manizales Caldas, dentro del proceso de responsabilidad médica, promovido por los
sefiores Jaqueline Ramirez Ramirez, Eduardo Ramirez Loaiza, Esther Julia Ramirez de Ramirez, Sandra
Maria Ramirez Ramirez, Francia Milena Ramirez Ramirez, César Eduardo Ramirez Ramirez, Luis Fernando
Aranzazu Valencia, Luis Eduardo Aranzazu Ramirez y Daniel Alberto Duque Ramirez, en contra de Salud
Total E.PS., Servicio Occidental de Salud E.PS., y Clinica Versalles S.A. (hoy Clinica Ospedale S.A.S.), tramite
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dentro del cual se efecto llamamiento en garantia de Allianz Sequros S.A., Chubb Seguros Colombia S.A.,
Axa Colpatria Seguros S.A., Juan Carlos Vasco Alzate y Seguros del Estado S.A.

Segundo: CONDENA EN COSTAS en esta sede a cargo de la parte demandante y en favor de Allianz
Seguros S.A., Juan Carlos Vasco Alzate, Clinica Versalles S.A. (hoy Clinica Ospedale S.A.S.), Salud Total
E.PS., Servicio Occidental de Salud E.PS., para los efectos pertinentes se procederd de conformidad con el
canon 365 ss del CGP».

Adjunto soporte documental.

Respetuosamente,
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T2 Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Lorena Jurado Chaves <|jurado@gha.com.co>

Enviado: lunes, 13 de febrero de 2023 22:30

Para: David Orlando Giraldo Morales <david.giraldo@allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Sentencia 1ra instancia favorable - siniestro 82246665 rad. 2019-00168, JAQUELINE RAMIREZ
RAMIREZ Y OTROS vs SALUD TOTAL EPS Y OTROS
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Apreciado doctor David

Comedidamente informamos que, en el proceso de referencia, se profirié sentencia de primera instancia favorable
paralos intereses de la Compaiiia, en los siguientes términos:

“1. Denegar las pretensiones dentro del presente proceso verbal de responsabilidad civil contractual y extracontractual de
naturaleza médica promovido por Jaqueline Ramirez Ramirez, Eduardo Ramirez Loaiza, Esther Julia Ramirez de Ramirez,
Sandra Maria Ramirez Ramirez, Francia Milena Ramirez Ramirez, César Eduardo Ramirez Ramirez, Luis Fernando
Aranzazu Valencia, Luis Eduardo Aranzazu Ramirez, Daniel Alberto Duque Ramirez contra Salud Total E.PS. S.A., E.PS. S.0.S.
S.A.S. y Clinica Versalles S.A. hoy Clinica Ospedale S.A.S. con llamamiento en garantia de Allianz Seguros S.A., Chubb Seguros
Colombia S.A., Axa Colpatria Seguros S.A., Juan Carlos Vasco Alzate y Seguros del Estado S.A., por lo dicho en la parte motiva

de esta sentencia.

2. Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la parte demandada y llamadas en garantia, liquidense por
secretaria. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 44.942.628 por lo ya dicho.”

La parte demanda interpuso recurso de apelacion.

Cordialmente,

LORENA JURADO

GERENTE - AREA DE INFORMES G H A
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