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ﬁ Outlook

Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RE: APORTO CERTIFICACION BANCARIA // COBRO DE AGENCIAS EN DERECHO//REQUIRENTE: ALLIANZ
SEGUROS S.A REQUERIDO: JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS RAD.170013103003-2019-00168-00 //

VSL

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Fecha Lun 28/10/2024 16:49
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cC Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>

Estimados compafieros, muy buenas tardes,

Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

GH

ABOGADOS & ASOCIADOS

gha.com.co
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Darlyn Marcela Muioz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente
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28/10/24, 17:01 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: lunes, 28 de octubre de 2024 16:16

Para: omabogadosl@gmail.com <omabogadosl@gmail.com>

Asunto: RV: APORTO CERTIFICACION BANCARIA // COBRO DE AGENCIAS EN DERECHO//REQUIRENTE: ALLIANZ SEGUROS
S.A REQUERIDO: JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS RAD.170013103003-2019-00168-00 // VSL

Estimado Dr., reciba un cordial saludo.

A través de este mensaje, le recordamos amablemente el pago de la segunda cuota, cuyo plazo vence el
préximo 30 de octubre, segun lo acordado.

Agradecemos su atencion y quedamos atentos ante cualquier consulta.
De antemano, muchas gracias.

Cordialmente,

NOTIFICACIONES
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacidon aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

De: OM ABOGADOS Asesoria Juridica Integral <omabogadosl@gmail.com>

Enviado: lunes, 30 de septiembre de 2024 13:47

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: Re: APORTO CERTIFICACION BANCARIA // COBRO DE AGENCIAS EN DERECHO//REQUIRENTE: ALLIANZ SEGUROS
S.A REQUERIDO: JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS RAD.170013103003-2019-00168-00 // VSL
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28/10/24, 17:01 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Muy buen dia Doctor, muchas gracias por su amable ayuda y comprensién. Honrando el compromiso
adquirido, me permito remitir constancia de pago de los 500.000 acordados.

Cordial saludo.

El jue, 29 ago 2024 a las 11:50, Notificaciones GHA (<notificaciones@gha.com.co>) escribio:
Apreciado Doctor, reciba un cordial saludo.

Atendiendo a la aceptacion del pago en los términos en que les fue propuesto, remitimos la certificacion
bancaria a la cual pueden realizar el respectivo pago en los términos acordados. Tan pronto el pago este
depositado, se enviaria una constancia de paz y salvo de la obligacion.

De antemano, muchas gracias.

Cordialmente,

De: OM ABOGADOS Asesoria Juridica Integral <omabogadosl@gmail.com>

Enviado: miércoles, 28 de agosto de 2024 15:49

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: Re: REITERACION REQUERIMIENTO PARA EL COBRO DE AGENCIAS EN DERECHO//REQUIRENTE: ALLIANZ
SEGUROS S.A REQUERIDO: JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS RAD.170013103003-2019-00168-00 // VSL

Muy buen dia estimado Doctor, de nuevo le agradecemos profundamente su ayuda en este caso.

De cara a lo anterior, mis mandantes aceptan la propuesta de 1.500.000 para pagarla en una cuota de
$1.000.000 entre el 25 y 30 de septiembre y otra de 500.000 entre el 25 y 30 de octubre.

Quedamos atentos a los documentos a firmar para tal o si debemos proyectarlos.

Mil gracias de nuevo.

El mié, 21 ago 2024 a las 18:15, Notificaciones GHA (<notificaciones@gha.com.co>) escribio:
Apreciado Doctor,
Reciba un cordial saludo.
En vista a la dificultad presentada por la parte demandante de realizar un pago Unico de $1.500.000,
presentamos la opcion de realizar el pago de 1.500.000 en dos cuotas, las cuales se pueden realizar en los
siguientes términos: El primer pago de $1.000.000 en el mes de septiembre, y el restante (la suma de
$500.000) en el mes de octubre.
Quedamos atentos a su respuesta.

De antemano, muchas gracias.

Atentamente,

De: OM ABOGADOS Asesoria Juridica Integral <omabogadosl@gmail.com>

Enviado: martes, 13 de agosto de 2024 11:21

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: Re: REITERACION REQUERIMIENTO PARA EL COBRO DE AGENCIAS EN DERECHO//REQUIRENTE: ALLIANZ
SEGUROS S.A REQUERIDO: JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS RAD.170013103003-2019-00168-00 // VSL

Muy buen dia Doctor, espero que se encuentre muy bien. Muchas gracias por toda su ayuda y su gestion.
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28/10/24, 17:01 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

He conversado con la sefiora Jaqueline y teniendo en cuenta la situacidén econdmica de la familia para
ellos es dificil poder sacar 1.500.000 de contado, sin embargo, estarian dispuestos a hacer un esfuerzo
entre todos para reunir un millén de pesos y poder pagarles el 15 de septiembre para que podamos
terminar el asunto.

Les pedimos muy amablemente puedan considerar esta propuesta y quedamos atentos a lo que nos
indiquen pues nuestro gran interés es poder cerrar este tema.

Cordial saludo

OM ABOGADOS

Carrera 21 #30-03 Oficina 308

Edificio de la Sociedad Colombia de Arquitectos
Yuliana Ocampo M. 311-733-3268

Juan David Morales A. 310-406-6321

Manizales, Caldas

El El mar, 6 ago. 2024 a la(s) 7:20a. m., Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co> escribio:

Apreciado Doctor,
Reciba un cordial saludo.

Después de revisar la propuesta enviada, nos permitimos presentar una formula con el fin de llegar a un
acuerdo satisfactorio. Proponemos las siguientes opciones:

1. Un pago Unico de $1.500.000.
2. O bien, el valor total de $3.000.000 en cuotas.

Queremos recordarle que la primera opcion contempla una considerable reduccion respecto al monto
original. Apreciariamos que se tenga en cuenta el esfuerzo que hemos hecho para ofrecer una opcién
mas accesible.

Quedamos atentos a su respuesta.

De antemano, muchas gracias.

Atentamente,

De: OM ABOGADOS Asesoria Juridica Integral <omabogadosl@gmail.com>
Enviado: lunes, 22 de julio de 2024 17:48
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>;

jackeramirez2014@gmail.com <jackeramirez2014@gmail.com>

Asunto: Re: REITERACION REQUERIMIENTO PARA EL COBRO DE AGENCIAS EN DERECHO//REQUIRENTE: ALLIANZ
SEGUROS S.A REQUERIDO: JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS RAD.170013103003-2019-00168-00 // VSL

No suele recibir correos electrénicos de omabogados1@gmail.com. Por qué esto es importante

Muy buen dia, muchas gracias por su amable respuesta. Teniendo en cuenta, la dificil situacién
econdmica de mis mandantes ellos proponen efectuar un pago total de un millén quinientos mil pesos
(1.500.000) en las cuotas que a continuacion se refieren:

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAC%2F %2BuvZPp6xBsz9BjfSMBIA...

4/8


mailto:omabogados1@gmail.com
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
mailto:notificaciones@gha.com.co
mailto:omabogados1@gmail.com
mailto:notificaciones@gha.com.co
mailto:jackeramirez2014@gmail.com
mailto:jackeramirez2014@gmail.com

28/10/24, 17:01

Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Primera 10 de septiembre de 2024 $350.000
Segunda 10 de octubre de 2024 $350.000
Tercera 10 de noviembre de 2024 $350.000
Cuarta 10 de diciembre de 2024 $350.000
Quinta 10 de enero de 2025 $100.000

El mar, 16 jul 2024 a las 16:30, Notificaciones GHA (<notificaciones@gha.com.co>) escribio:

Apreciado Doctor, reciba un cordial saludo.

De manera respetuosa solicito amablemente nos sea confirmado el valor que los demandantes
proponen y los términos de dicho pago.

De antemano, muchas gracias.
Cordialmente,
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogota
T.P. No. 39.116 del C.S

De: OM ABOGADOS Asesoria Juridica Integral <omabogadosl@gmail.com>
Enviado: martes, 16 de julio de 2024 15:18
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Cc: jackeramirez2014@gmail.com <jackeramirez2014@gmail.com>
Asunto: Re: REITERACION REQUERIMIENTO PARA EL COBRO DE AGENCIAS EN DERECHO//REQUIRENTE: ALLIANZ
SEGUROS S.A REQUERIDO: JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS RAD.170013103003-2019-00168-00 // VSL

No suele recibir correos electrénicos de omabogados1@gmail.com. Por qué esto es importante

Muy buen dia doctor, con mis clientes han manifestado presentar dificultades econdmicas para el
pago, motivo por el cual, procedo a preguntar si existe forma, en caso tal, de poder llevar a cabo un
acuerdo de pago para los dineros alli referidos?

Quedamos atentos.
Cordial saludo.

El lun, 15 jul 2024 a las 10:30, Notificaciones GHA (<notificaciones@gha.com.co>) escribio:
Sefores

JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ
EDUARDO RAMIREZ LOAIZA

ESTHER JULIA RAMIREZ DE RAMIREZ
SANDRA MARIA RAMIREZ RAMIREZ
FRANCIA MILENA RAMIREZ RAMIREZ
CESAR EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
LUIS FERNANDO ARANZAZU VALENCIA
LUIS EDUADO ARANZAZU RAMIREZ
DANIEL ALBERTO DUQUE RAMIREZ

E. S. M.
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Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

REFERENCIA: REITERACION
REQUERIMIENTO PARA EL COBRO DE AGENCIAS
EN DERECHO

REQUIRENTE: ALLIANZ SEGUROS
S.A

REQUERIDO:

JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS

Respetados sefiores,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, abogado en ejercicio, vecino de Cali,
identificado con la cédula de ciudadania N° 19'395.114 de Bogota y portador de la tarjeta profesional
N° 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de apoderado especial
de ALLIANZ SEGUROS S.A. por medio de este escrito les requiero para que de forma inmediata
procedan a efectuar el pago de AGENCIAS EN DERECHO E INTERESES MORATORIOS,
aprobadas mediante Auto interlocutorio No. 1657 del 14 de diciembre de 2023, cuyo valor total
asciende a SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
($6.033.667). Dichas costas procesales corresponden a las agencias de primera y segunda
instancia ordenadas en el proceso de Responsabilidad médica adelantado por el Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Manizales, con radicado No0.170013103003-2019-00168-00, donde ustedes
fungen como demandantes y mi representada en calidad de llamada en garantia, proceso mediante
el cual tanto en primera como en segunda instancia se negaron las pretensiones incoadas en la
demanda y a reglon seguido se condenaron en costas en favor de los demandados. Conforme
requerimiento anexo.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogota
T.P. No. 39.116 del C.S

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: jueves, 25 de enero de 2024 9:50
Para: jackeramirez2014@gmail.com <jackeramirez2014@gmail.com>;

omabogados.1@gmail.com <omabogados.1@gmail.com>

Cc: Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; Valentina Casas Valencia <vcasas@gha.com.co>

Asunto: REQUERIMIENTO PARA EL COBRO DE AGENCIAS EN DERECHO//REQUIRENTE: ALLIANZ SEGUROS S.A
REQUERIDO: JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ Y OTROS RAD.170013103003-2019-00168-00 VCV

Bogota D.C., 25 de enero del 2024

Sefores
JAQUELINE RAMIREZ RAMIREZ
EDUARDO RAMIREZ LOAIZA
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Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
ESTHER JULIA RAMIREZ DE RAMIREZ
SANDRA MARIA RAMIREZ RAMIREZ
FRANCIA MILENA RAMIREZ RAMIREZ
CESAR EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
LUIS FERNANDO ARANZAZU VALENCIA
LUIS EDUADO ARANZAZU RAMIREZ
DANIEL ALBERTO DUQUE RAMIREZ
E. S. M.

REFERENCIA: REQUERIMIENTO PARA
EL COBRO DE AGENCIAS EN DERECHO

REQUIRENTE: ALLIANZ SEGUROS S.A
REQUERIDO: JAQUELINE RAMIREZ

RAMIREZ Y OTROS

Respetados sefiores,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, abogado en ejercicio, vecino de Cali, identificado
con la cédula de ciudadania N° 19'395.114 de Bogota y portador de la tarjeta profesional N° 39.116 del
Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de apoderado especial de ALLIANZ
SEGUROS S.A. por medio de este escrito les requiero para que de forma inmediata procedan a efectuar el
pago de AGENCIAS EN DERECHO E INTERESES MORATORIOS, aprobadas mediante Auto interlocutorio
No. 1657 del 14 de diciembre de 2023, cuyo valor total asciende a SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MiIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($6.033.667). Dichas costas procesales corresponden a las
agencias de primera y segunda instancia ordenadas en el proceso de Responsabilidad médica adelantado por
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, con radicado No.170013103003-2019-00168-00, donde
ustedes fungen como demandantes y mi representada en calidad de llamada en garantia, proceso mediante el
cual tanto en primera como en segunda instancia se negaron las pretensiones incoadas en la demanda y a

reglén seguido se condenaron en costas en favor de los demandados. Conforme requerimiento anexo.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogota
T.P. No. 39.116 del C.S

OM ABOGADOS

Calle 20 #21-38 Oficina 12-04 C
Edificio Banco de Bogota

Yuliana Ocampo M. 311-733-3268
Juan David Morales A. 310-406-6321
Manizales, Caldas
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OM ABOGADOS

Calle 20 #21-38 Oficina 12-04 C
Edificio Banco de Bogota

Yuliana Ocampo M. 311-733-3268
Juan David Morales A. 310-406-6321
Manizales, Caldas

OM ABOGADOS

Carrera 21 #30-03 Oficina 308

Edificio de la Sociedad Colombia de Arquitectos
Yuliana Ocampo M. 311-733-3268

Juan David Morales A. 310-406-6321

Manizales, Caldas
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