27/6/24, 9:52 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: AUTORIZACION HONORARIOS- DTE. PAULA ANDREA MORENO Y OTROS DDO.
AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. STRO
_150717312100001

Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Jue 27/06/2024 8:46
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

Buenos Dias Cad
Por favor cargar cadena de correos al Case numero 20205
Cordialmente Kevin Gomez

De: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

Enviado: miércoles, 12 de octubre de 2022 9:00

Para: Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;
Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Natalia Gdmez Cérdoba <secretaria@gha.com.co>
Cc: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>

Asunto: RE: AUTORIZACION HONORARIOS- DTE. PAULA ANDREA MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS

- CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. STRO _150717312100001

Buenos dias, estimados Doctores.

Me refiero a la asignacién de honorarios del presente caso, en el cual el re asegurador autorizo la suma de 13
SMMLV vy a la fecha no contamos con facturacién de acuerdo a las etapas culminadas.

Para el momento de la facturacidn agradezco por favor referenciar el nimero de siniestro JR_
150717312100001_1 de igual manera agradezco referenciar en el campo de descripcién de la factura alguna de
las siguientes opciones dependiendo de |la etapa procesal a cobrar:

Concepto 1 — Contestacién: 40% - JOMIAYA

Concepto 2 — Alegatos: 30% - JOMIAYA

Concepto 3 — Sentencia en Firme (a favor o en Contra): 30% - JOMIAYA
Concepto 4: Audiencias — JOMIAYA

(sugiero copiar y pegar el texto sin puntos ni comas)
En la remisidn agradezco por favor adjuntar el archivo XML que proporciona su proveedor de facturaciéon

electrdnica, remitir la facturacion al correo ROBOT (FACTURACION_ABOGSG@MAPFRE.COM.CO) con copia a
jomiaya@mapfre.com.co .

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Carrera 14 No. 96-34

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAENDF %2BnIdEBzrB4lu7XLTfl%3D
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27/6/24, 9:52 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

@ MAPFRE
PAPERLESS\/

MAPFRE contribuye a la conservacicn del medic ambiente

De: Aya Rodriguez Johanna Milena

Enviado el: lunes, 28 de marzo de 2022 4:06 p. m.

Para: FACTURACION <facturacion@gha.com.co>; 'DR. HERRERA' <gherrera@gha.com.co>; 'DRA. JINNETH
HERNANDEZ' <jhernandez@gha.com.co>; 'SECRETARIA' <secretaria@gha.com.co>

Asunto: AUTORIZACION HONORARIOS- DTE. PAULA ANDREA MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS -
CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. STRO 150717312100001_

Buenas tardes, estimados Doctores.
Me permito compartir autorizacién de honorarios.

Cordial saludo,

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Carrera 14 No. 96-34

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co

@ MAPFRE
PAPERLESS\/

MAPFRE contribuye a la conservacion del medic ambiente

De: Torres, Michelle <Michelle Torres@willistowerswatson.com>

Enviado el: lunes, 28 de marzo de 2022 4:00 p. m.

Para: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@ mapfre.com.co>

CC: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>; Gomez, Ana Maria
<AnaMaria.Gomez@WillisTowersWatson.com>; reclamosWTWRe@willistowerswatson.com; Mejia, Jenny
<Jenny.Mejia@WillisTowersWatson.com>

Asunto: RE: RAD.2018-00083-00 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI- DTE. PAULA ANDREA
MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. Y
LLAMAMIENTOS EN GARANTIA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS DE SALUD |
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27/6/24, 9:52 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Estimada Johanna,
Gracias por tu respuesta. Compartimos esta actualizacién con el mercado.
Conforme a tu solicitud informo que ambos reaseguradores dieron su aval:

Chubb:

Quote

Te confirmo que nos encontramos de acuerdo con la propuesta de honorarios por valor de 13 SMLV.
Unquote

Swiss Re:

Quote

Damos nuestro acuerdo a la propuesta y esquema de honorarios mencionada en el documento.
Unquote

Quedamos atentos a tus comentarios y avances sobre este asunto.
Saludos,

Michelle Torres
Claims Executive

WTW
Corredores de Reaseguros | Av. Carrera 19 No. 95-20. Piso 24.
Bogota, Colombia.

T +57 601 606 7575
M +57 321 365 8175
michelle.torres@willistowerswatson.com

wiwco.com

Sigue a WTW en redes sociales

Cualquier queja o deficiencia en la prestacion de nuestros servicios, podra Usted comunicarla al Defensor del Consumidor Financiero de Willis Towers Watson Colombia Corredores

de Seguros S.A, correo electronico secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co o dirigirla a la Carrera. 13 No.75-20, Oficina 208 - Teléfono y Fax 211 32 98, en la ciudad de Bogotd

D.C., Colombia

Please consider the environment - do you really need to print this email?

Email Disclaimer - Descargo de responsabilidad por correo electrénico - Isengéo de responsabilidade por e-mail

(EN) The information contained in this email is confidential and for the exclusive use of its recipients. It is forbidden to people or entities that are not the recipients of this email, to make any
type of modification, copy or distribution of it. If you receive this email by mistake, please notify the sender and delete it. (ES) La informacién contenida en este correo es confidencial y para
uso exclusivo de los destinatarios del mismo. Esta prohibido a las personas o entidades que no sean los destinatarios de este correo, realizar cualquier tipo de modificacién, copia o
distribucion del mismo. Si Usted recibe este correo por error, tenga a bien notificar al emisor y eliminarlo. (PT) As informagdes contidas neste e-mail séo confidenciais e para uso exclusivo de
seus destinatarios. E proibido a pessoas ou entidades que n&o sejam os destinatarios deste email fazer qualquer tipo de modificagéo, copia ou distribuigdo dele. Se vocé receber este e-mail

por engano, notifique o remetente e exclua-o.

Cualquier queja o deficiencia en la prestacion de nuestros servicios, podra Usted comunicarla al Defensor del Consumidor Financiero de Willis Towers Watson Colombia Corredores
de Seguros S.A, correo electrdnico secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co, o notificarla directamente a través de nuestra pagina web https://www.wtwco.com/es-
CO/Notices/consumidor-financiero
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27/6/24, 9:52 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@ mapfre.com.co>

Enviado el: lunes, 28 de marzo de 2022 3:37 p. m.

Para: Torres, Michelle <Michelle.Torres@willistowerswatson.com>

CC: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>; Gomez, Ana Maria
<AnaMaria.Gomez@WillisTowersWatson.com>; reclamosWTWRe@willistowerswatson.com; Mejia, Jenny
<Jenny.Mejia@WillisTowersWatson.com>

Asunto: RE: RAD.2018-00083-00 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI- DTE. PAULA ANDREA
MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. Y
LLAMAMIENTOS EN GARANTIA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS DE SALUD |

Buenas tardes, estimada Michelle.

El proceso se encuentra actualmente en etapa preliminar en el cual se llevé a cabo la audiencia inicial calificado
aun en remoto, motivo por el cual la reserva se encuentra ajustada solo en honorarios juridicos con un monto de
$ 30.000.000 de pesos Colombianos, sea esta la oportunidad para reiterar amablemente la autorizacién de los
honorarios por la defensa.

Segun la revisidn del caso en la pagina de la rama, el Juzgado libro oficio notificando fecha para audiencia de
pruebas el 10/05/2022.

Adjunto informe inicial y piezas procesales del caso.

Cordial saludo,

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Carrera 14 No. 96-34

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co

@ MAPFRE

MAPFRE contribuye a la conservacion del medic ambiente

De: Torres, Michelle <Michelle Torres@willistowerswatson.com>

Enviado el: viernes, 25 de marzo de 2022 8:47 a. m.

Para: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

CC: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>; Gomez, Ana Maria
<AnaMaria.Gomez@WillisTowersWatson.com>; reclamosWTWRe@willistowerswatson.com; Mejia, Jenny
<Jenny.Mejia@WillisTowersWatson.com>

Asunto: RE: RAD.2018-00083-00 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI- DTE. PAULA ANDREA
MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. Y
LLAMAMIENTOS EN GARANTIA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS DE SALUD |
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27/6/24, 9:52 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Estimada Johana,

Nos han requerido una actualizacidn sobre este asunto incluyendo las reservas. Podrias también compartir el
informe del abogado requerido, por favor?

Saludos,

Michelle Torres
Claims Executive

WTW
Corredores de Reaseguros | Av. Carrera 19 No. 95-20. Piso 24.
Bogota, Colombia.

T +57 601 606 7575
M +57 321 365 8175
michelle.torres@willistowerswatson.com

witwco.com

Sigue a WTW en redes sociales

Cualquier queja o deficiencia en la prestacion de nuestros servicios, podra Usted comunicarla al Defensor del Consumidor Financiero de Willis Towers Watson Colombia Corredores
de Seguros S.A, correo electronico secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co o dirigirla a la Carrera. 13 No.75-20, Oficina 208 - Teléfono y Fax 211 32 98, en la ciudad de Bogotd

D.C., Colombia

Please consider the environment - do you really need to print this email?

Email Disclaimer - Descargo de responsabilidad por correo electrénico - Isengéo de responsabilidade por e-mail

(EN) The information contained in this email is confidential and for the exclusive use of its recipients. It is forbidden to people or entities that are not the recipients of this email, to make any
type of modification, copy or distribution of it. If you receive this email by mistake, please notify the sender and delete it. (ES) La informacién contenida en este correo es confidencial y para
uso exclusivo de los destinatarios del mismo. Esta prohibido a las personas o entidades que no sean los destinatarios de este correo, realizar cualquier tipo de modificacién, copia o
distribucion del mismo. Si Usted recibe este correo por error, tenga a bien notificar al emisor y eliminarlo. (PT) As informagdes contidas neste e-mail séo confidenciais e para uso exclusivo de
seus destinatarios. E proibido a pessoas ou entidades que nao sejam os destinatarios deste email fazer qualquer tipo de modificagéo, copia ou distribuicao dele. Se vocé receber este e-mail

por engano, notifique o remetente e exclua-o.

Cualquier queja o deficiencia en la prestacion de nuestros servicios, podra Usted comunicarla al Defensor del Consumidor Financiero de Willis Towers Watson Colombia Corredores

de Seguros S.A, correo electrdnico secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co, o notificarla directamente a través de nuestra pagina web https://www.wtwco.com/es-

CO/Notices/consumidor-financiero

De: Torres, Michelle

Enviado el: jueves, 10 de junio de 2021 8:11 a. m.

Para: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

CC: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE @mapfre.com.co>

Asunto: RE: RAD.2018-00083-00 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI- DTE. PAULA ANDREA
MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. Y
LLAMAMIENTOS EN GARANTIA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS DE SALUD |
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27/6/24, 9:52 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Estimada Johanna,
Quedamos entonces atentos a los comentarios del abogado.
Saludos,

Michelle Torres
Claims Executive

Willis Towers Watson
Av. Calle 26 # 59-41, Piso 6 | Bogota D.C. | Colombia

D + (57-1) 7424001 Ext. 1603
M + (57)321 3658175

Michelle Torres@willistowerswatson.com

willistowerswatson.com

Sigue a Willis Towers Watson en redes sociales — y en nuestro blog Willis Towers Watson Wire

De: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@ mapfre.com.co>

Enviado el: miércoles, 9 de junio de 2021 1:23 p. m.

Para: Torres, Michelle <Michelle Torres@willistowerswatson.com>

CC: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE @mapfre.com.co>

Asunto: RV: RAD.2018-00083-00 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI- DTE. PAULA ANDREA
MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. Y
LLAMAMIENTOS EN GARANTIA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS DE SALUD |

Buenas tardes estimada Michelle.
Por ahora no, ya le reitere al abogado su solicitud.
Estaré pendiente para remitirla una vez me la compartan.

Cordial saludo,

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Carrera 14 No. 96-34

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co
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27/6/24, 9:52 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

@ MAPFRE
PAPERLESSJ

MAPFRE contribuye a la conservacicn del medic ambiente

De: Torres, Michelle <Michelle.Torres@willistowerswatson.com>

Enviado el: miércoles, 09 de junio de 2021 11:05 a. m.

Para: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

CC: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>; Gomez, Ana Maria

<AnaMaria.Gomez@ WillisTowersWatson.com>; reclamosWTWRe@willistowerswatson.com

Asunto: RE: RAD.2018-00083-00 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI- DTE. PAULA ANDREA
MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. Y
LLAMAMIENTOS EN GARANTIA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS DE SALUD |

Estimada Johanna,
Tienes algln comentario del abogado sobre este asunto que nos puedas facilitar, por favor?
Saludos,

Michelle Torres
Claims Executive

Willis Towers Watson
Av. Calle 26 # 59-41, Piso 6 | Bogota D.C. | Colombia

D + (57-1) 7424001 Ext. 1603
M + (57).321 3658175

Michelle.Torres@willistowerswatson.com
willistowerswatson.com

Sigue a Willis Towers Watson en redes sociales —y en nuestro blog Willis Towers Watson Wire

De: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@ mapfre.com.co>

Enviado el: martes, 25 de mayo de 2021 9:05 a. m.

Para: Torres, Michelle <Michelle Torres@willistowerswatson.com>

CC: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>; Gomez, Ana Maria
<AnaMaria.Gomez@WillisTowersWatson.com>; reclamosWTWRe@willistowerswatson.com

Asunto: RE: RAD.2018-00083-00 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI- DTE. PAULA ANDREA
MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. Y
LLAMAMIENTOS EN GARANTIA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS DE SALUD |

Buenos dias estimada Michelle.
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27/6/24, 9:52 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Ya hemos solicitado lo anterior al abogado externo, una vez nos los comparta les sera remitida la
informacion.

Cordial saludo,

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Carrera 14 No. 96-34

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co

@ MAPFRE
PAPERLESSJ

MAPFRE contribuye a la conservacicon del medic ambiente

De: Torres, Michelle <Michelle.Torres@willistowerswatson.com>

Enviado el: martes, 25 de mayo de 2021 8:59 a. m.

Para: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

CC: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>; Gomez, Ana Maria

<AnaMaria.Gomez@ WillisTowersWatson.com>; reclamosWTWRe@willistowerswatson.com

Asunto: RE: RAD.2018-00083-00 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI- DTE. PAULA ANDREA
MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. Y
LLAMAMIENTOS EN GARANTIA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS DE SALUD |

Estimada Johanna,

Gracias por la confirmacion. Dentro de la informacién suministrada, requerimos la propuesta de honorarios para
gue nos den la aprobacion, pues hasta el momento los mercados requerian conocer al contingencia y el riesgo de
la demanda.

Quedo atenta.

Saludos,

Michelle Torres
Claims Executive

Willis Towers Watson
Av. Calle 26 # 59-41, Piso 6 | Bogota D.C. | Colombia
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D + (57-1) 7424001 Ext. 1603
M + (57). 321 3658175

Michelle.Torres@willistowerswatson.com

willistowerswatson.com

Sigue a Willis Towers Watson en redes sociales —y en nuestro blog Willis Towers Watson Wire

De: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

Enviado el: miércoles, 19 de mayo de 2021 10:00 a. m.

Para: Torres, Michelle <Michelle Torres@willistowerswatson.com>

CC: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>; Gomez, Ana Maria

<AnaMaria.Gomez@ WillisTowersWatson.com>; reclamosWTWRe@willistowerswatson.com

Asunto: RE: RAD.2018-00083-00 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI- DTE. PAULA ANDREA
MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. Y
LLAMAMIENTOS EN GARANTIA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS DE SALUD |

Buenos dias estimada Michelle.

Aun no hemos sido notificados de la admision del llamamiento en garantia por lo tanto no contamos con
el traslado.

Una vez contemos con la demanda, procederemos a remitir el informe solicitado en el correo que
antecede, asi mismo entenderemos que el reasegurador autoriza la firma del Dr. Gustavo Herrara para
la defensa.

Cordial saludo,

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Carrera 14 No. 96-34

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co

@ MAPFRE
PAPERLESSJ

MAPFRE contribuye a la conservacicn del medic ambiente

De: Torres, Michelle <Michelle.Torres@willistowerswatson.com>
Enviado el: jueves, 13 de mayo de 2021 3:38 p. m.
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27/6/24, 9:52 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Para: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

CC: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>; Gomez, Ana Maria

<AnaMaria.Gomez@ WillisTowersWatson.com>; reclamosWTWRe@willistowerswatson.com

Asunto: RE: RAD.2018-00083-00 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI- DTE. PAULA ANDREA
MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. Y
LLAMAMIENTOS EN GARANTIA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS DE SALUD |

Importancia: Alta

Estimada Johanna,

Agradecemos una actualizacién de este caso, particularmente en lo relacionado con el lamamiento en garantia.
Se notificd la misma? En caso afirmativo, podrias por favor entregarnos copia de las contestaciones a la demanda
y al lamamiento emitido por Mapfre, por favor?

De igual manera, nos han requerido un resumen ejecutivo de una pagina por la cual ustedes y sus abogados
emitan una opinién respecto de la probabilidad de materializar esta perdida.

Quedamos atentos a los comentarios.
Saludos,

Michelle Torres
Claims Executive

Willis Towers Watson
Av. Calle 26 # 59-41, Piso 6 | Bogota D.C. | Colombia

D + (57-1) 7424001 Ext. 1603
M + (57).321 3658175

Michelle Torres@willistowerswatson.com

willistowerswatson.com

Sigue a Willis Towers Watson en redes sociales —y en nuestro blog Willis Towers Watson Wire

De: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@ mapfre.com.co>

Enviado el: miércoles, 17 de marzo de 2021 6:00 a. m.

Para: Torres, Michelle <Michelle Torres@willistowerswatson.com>

CC: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>

Asunto: RV: RAD.2018-00083-00 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI- DTE. PAULA ANDREA
MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. Y
LLAMAMIENTOS EN GARANTIA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS DE SALUD |

Buenos dias Michelle.

De manera atenta, nos permitimos informar que nos han trasladado por parte del asegurador
AEROCALI la contestacion a la demanda y a su vez la solicitud del lamamiento en garantia dentro del
proceso que adelanta la sefiora PAULA ANDREA MORENO en representacién de su menor hijo JUAN
CAMILO CORAL por los hechos del pasado 30/04/2016 donde consideran los demandantes que, se
presentd un trato discriminatorio por parte del médico Gustavo Paredes al no autorizar el abordaje del
menor.
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27/6/24, 9:52 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
Adjunto las piezas procesales con las que contamos por el momento por cuanto el llamamiento en
garantia aun no ha sido admitido y no se nos ha remitido el traslado de la demanda, el fin del presente

correo es dar aviso del presente caso y solicitar la autorizacion para la representacién dentro del
llamamiento en garantia, al Dr. Gustavo Herrera.

Quedamos atentos a sus importantes comentarios.

Cordial saludo,

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Carrera 14 No. 96-34

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co

@ MAPFRE
PAPERLESSJ

MAPFRE contribuye a la conservacion del medic ambiente

De: NOTIFICACIONES CAMILO HIROSHI EMURA ALVAREZ <camilo.emura.notificaciones@mca.com.co>
Enviado el: jueves, 11 de marzo de 2021 10:19 a. m.

Para: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co; adm07cali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CC: alexander.valencia@willistowerswatson.com; cmejia@aerocali.com.co;
mariafernandapatinovalencia@gmail.com; jennivalbuena@hotmail.com; ljorgegon@yahoo.com;
contacto@delhierroabogados.com; mabel.ortiz@aerocivil.gov.co; Notificaciones Judiciales MAPFRE Colombia
<njudiciales@mapfre.com.co>; gerencia@cedisalud.com; ASTRID LILIANA GUERRON REVELO
<astridliliana@mca.com.co>; Carolina Gomez <carolinagomez@mca.com.co>

Asunto: RAD.2018-00083-00 JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI- DTE. PAULA ANDREA
MORENO Y OTROS DDO. AEROCALI S.A. Y OTROS - CONTESTACION DE DEMANDA AEROCALI S.A. Y
LLAMAMIENTOS EN GARANTIA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS DE SALUD IP...

Senor

JUEZ SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.
PROCESO: REPARACION DIRECTA
RADICACION: 76001-33-33-007-2018-00083-00
DEMANDANTES: e JAVIER ANDRES CORAL GUERRERO
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27/6/24, 9:52 a.m.

Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

PAULA ANDREA MORENO CARDONA

JUAN CAMILO CORAL MORENO (menor)
JHOAN NICOLASH CORAL MORENO (menor)
EMILY CORAL MORENO (menor)

DEMANDADOS: e U.A.E. AERONAUTICA CIVIL
e COPA AIRLINES S.A.
e AEROCALI S.A.
ASUNTO: CONTESTACION DE LA  DEMANDA

AEROCALI S.A.

LLAMAMIENTOS EN GARANTIA: MAPFRE
SEGUROS DE COLOMBIA S.A. Y SERVICIOS
DE SALUD IPS CEDISALUD S.A.S.

CAMILO HIROSHI EMURA ALVAREZ, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Cali,
identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi condicién de abogado y apoderado de la
sociedad demandada AEROCALLI S.A., dentro del proceso en referencia, por medio del presente escrito
y de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 806 de 2020 que reglamenta el uso de las
tecnologias de la informacién y comunicaciones, en concordancia con
Acuerdo PCSJA20 - 11567 del 05 de junio de 2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, asi
como el numeral 14 del articulo 78, numeral 10 del articulo 82, numeral 5 del articulo 96 y numeral 2 del
articulo 291 de la Ley 1564 de 2012 (Codigo General del Proceso), me permito adjuntar escrito
de contestacion de demanda y_anexos, asi como dos escritos de llamamientos en garantia con sus

los articulos 21, 26 y 28 el

respectivos anexos: Mapfre Seguros de Colombia S.A. y_Servicios de Salud IPS Cedisalud S.A.S. y asi

mismo indicar lo siguiente:

1. En la fecha de radicacion del presente memorial el suscrito abogado actia como apoderado de la
sociedad AEROCALI S.A.

2. Los correos electrénicos a donde a partir de la fecha puedo recibir notificaciones electrénicas, asi
como la copia de los memoriales o escritos radicados por las partes del proceso, son los

siguientes:

camilo.emura.notificaciones@mca.com.co
notificaciones@mca.com.co

Cordialmente,

CAMILO HIROSHI EMURA - ALVAREZ

C.C. No. 10.026.578

T.P. N0.121.708 del C. S. de la J.
Mediadores - Consultores - Abogados
Calle 7 Oeste No. 2 - 233, Barrio Arboleda

PBX: (57) (2) 8922222
Mévil: (57) 311 764 4649

camilo.emura.notificaciones@mca.com.co / Www.mca.com.co

Santiago de Cali, Colombia
*%%DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos
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personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted nolo es y lo ha
recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma
inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacidn, reproduccion, alteracion,
archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente
mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demds normas que adicionen,
modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.

For information pertaining to Willis Towers Watson's email confidentiality and monitoring policy, usage restrictions, or for specific company registration

and regulatory status information, please visit https://www.willistowerswatson.com/en-GB/Notices/legal-disclaimers

Willis Towers Watson is a leading global advisory, broking and solutions company that helps clients around the world turn risk into a path for growth. Willis

Towers Watson has offices in 140 countries and markets. For a complete list of office locations, please click here

You may receive direct marketing communications from Willis Towers Watson. If so, you have the right to opt out of these communications. You can opt

out of these communications or request a copy of Willis Towers Watson's privacy notice by emailing unsubscribe@uwillistowerswatson.com [ELD-DEF].

***DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos
personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted nolo es y lo ha
recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma
inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacidn, reproduccion, alteracion,
archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente
mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demds normas que adicionen,
modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.

***DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos
personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted nolo es y lo ha
recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma
inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacidn, reproduccion, alteracion,
archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente
mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demds normas que adicionen,
modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.

***DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos
personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha
recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma
inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacién, reproduccién, alteracioén,
archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente
mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demds normas que adicionen,
modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.

***DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos
personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha
recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma
inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacién, reproduccién, alteracion,
archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente
mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demds normas que adicionen,
modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.
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***DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a
los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted
no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor
comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier
utilizacién, reproduccién, alteracion, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos
anexos, podra ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266
de 2008 y 1581 de 2012 y demas normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con
este tema.
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