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JULIETH ALEJANDRA GALLO GARCÍA <juliethalejandra.gallo.garcia.contractor@bbva.com>

Fwd: DP 00101720-ARMANDO RAFAEL MOLINA MARRIAGA-12551180

1 mensaje

CARLOS HERNANDO DIAZ ARANGUREN <chdiaz@bbva.com> 18 de marzo de 2022, 7:30
Para: JULIETH ALEJANDRA GALLO GARCÍA <juliethalejandra.gallo.garcia.contractor@bbva.com>

Julieth, buenos días. Te agradezco por favor crear un sugar para el caso en referencia. Gracias.


Cordial saludo.


Carlos Hernando Díaz Aranguren

Business Executión - Analista Reporting - Siniestros

Móvil +57 313 8700 785 - Tel. 57 1 219 1100 Ext.32920 - chdiaz@bbva.com

BBVA Seguros Colombia - Carrera 7 No. 71 52, Torre A - Piso 12, Bogotá

Antes de imprimir este mensaje, por favor comprueba que es necesario hacerlo. Before you print this message please consider if it is really necessary.


"NO BAJES LA GUARDIA, MANTÉN LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD"

---------- Forwarded message ---------

De: MONICA ANDREA RODRIGUEZ PENAGOS <monicaandrea.rodriguez.penago@bbva.com>

Date: mié, 16 mar 2022 a la(s) 14:45

Subject: Fwd: DP 00101720-ARMANDO RAFAEL MOLINA MARRIAGA-12551180

To: CARLOS HERNANDO DIAZ ARANGUREN <chdiaz@bbva.com>


PTG

---------- Forwarded message ---------

De: ADRIANA MARIA AGUILERA GARCIA <adriana.aguilera@csf.com.co>

Date: mié, 16 mar 2022 a las 14:10

Subject: Re: DP 00101720-ARMANDO RAFAEL MOLINA MARRIAGA-12551180

To: MONICA ANDREA RODRIGUEZ PENAGOS <monicaandrea.rodriguez.penago@bbva.com>, NUEVO AVISO DE
INDEMNIACION - COLOMBIA (BZG15066) <siniestros.co@bbva.com>

Cc: ANDREA XIMENA VIÑA TAFUR <andreaximena.vina@csf.com.co>, 📣 📣 QUEJAS Y RECLAMOS COLOMBIA -
GESTION TERCEROS <qyrcol.terceros.group@opplus.bbva.com>, IVAN LEONARDO CRISTANCHO CARVAJAL
<ivanleonardo.cristancho@bbva.com>

Monica, Señores Siniestros Buen Dia,

Por favor seguimos atentos a una respuesta de su parte que nos permita a su vez atender la reclamación al cliente.

Mil gracias.

El mié, 16 mar 2022 a las 10:25, 'ANDREA XIMENA VIÑA TAFUR' via QUEJAS Y RECLAMOS COLOMBIA - GESTION
TERCEROS (<qyrcol.terceros.group@opplus.bbva.com>) escribió:


Bogota D.C 16 de marzo de 2022


Buen dia
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Señores BBVA Seguros, 


Solicito su amable colaboración para validar si tenemos algún avance frente a la reclamación interpuesta por  el
cliente, ya que no hemos podido atender su requerimiento de manera oportuna.



Se requiere lo siguiente:


Agradezco de su amamble colaboración para validar los documentos anexos a esta comunicación, ya que el cliente a
través del derecho de peticion solicita que se haga efectiva la poliza de vida deudores, por incapacidad que le fue
otorgada, esto con el fin de amparar la deuda del crédito y de la tarjeta de crédito.



Es importante recordar que la oportuna gestión en este tramite generará una percepción positiva de servicio a
nuestros clientes.



Cualquier inquietud con gusto será atendida



Cordialmente,


Andrea Ximena Viña Tafur 

Comercializadora de Servicios Financieros S.A.S 
Analista Junior de Soluciones a Clientes
Gerencia B.P.O                          
andreaximena.vina.contractor@csf.com.co 

Bogotá D.C - Colombia








mailto:vivianacholo@csf.com.co
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Antes de imprimir este mensaje, por favor comprueba que es necesario hacerlo. Before you print this message please
consider if it is really necessary




El jue, 10 mar 2022 a las 11:21, ANDREA XIMENA VIÑA TAFUR (<andreaximena.vina@csf.com.co>) escribió:


Bogota D.C 10 de marzo de 2022


Buen dia


Señores BBVA Seguros, 


Agradezco de su amamble colaboración para validar los documentos anexos a esta comunicación, ya que el cliente
a través del derecho de peticion solicita que se haga efectiva la poliza de vida deudores, por incapacidad que le fue
otorgada, esto con el fin de amparar la deuda del crédito y de la tarjeta de crédito.









Es importante recordar que la oportuna gestión en este tramite generará una percepción positiva de servicio
a nuestros clientes.



Cualquier inquietud con gusto será atendida



Cordialmente,


Andrea Ximena Viña Tafur 

Comercializadora de Servicios Financieros S.A.S 
Analista Junior de Soluciones a Clientes
Gerencia B.P.O                          
andreaximena.vina.contractor@csf.com.co 

Bogotá D.C - Colombia
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Antes de imprimir este mensaje, por favor comprueba que es necesario hacerlo. Before you print this message
please consider if it is really necessary

-- 

Cordialmente,

Adriana Maria Aguilera García 

Comercializadora de Servicios Financieros S.A.S 
Supervisor  de Soluciones a Clientes
Gerencia B.P.O.                          
Tel: +57 (1) 4379340 
adriana.aguilera@csf.com.co 

Carrera 29 #74-33 Piso 2 Bogotá D.C - Colombia

Antes de imprimir este mensaje, por favor comprueba que es necesario hacerlo. Before you print this message please
consider if it is really necessary

-- 


Mónica Andrea Rodríguez

Business Execution | Gerente Siniestros 
monicaandrea.rodriguez.penago@bbva.com
Cra 7 # 71-52 Torre A Piso 12 Edificio Carrera 7 Bogotá - Colombia
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