
RE: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Vie 17/05/2024 9:46
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>​

Estimados compañeros, muy buenos días, 
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado: viernes, 17 de mayo de 2024 09:39
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.
 
Dar

Remito postura, no cambió de la audiencia pasada.

Cordialmente,

Lorena Jurado Chaves
Gerente Centro de Análisis de Información y Reportes

Email: ljurado@gha.com.co |  300 467 4253
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Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado: viernes, 17 de mayo de 2024 7:46
Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.
 

Gustavo Alberto Herrera Ávila
Director General

Emal: gherrera@gha.com.co | 315 5776200 - 602 6594075
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De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: viernes, 17 de mayo de 2024 5:00
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.
 
Buen día apreciado Dr. Gustavo,

Me permito compartir instrucciones relacionadas con la audiencia de LEIDY LORENA RODRIGUEZ SOLANO y placa VCT737. 

Placa: VCT737 - Homicidio: SANTIAGO RODRIGUEZ SOLANO (Q.E.P.D) - Autorizado $130,000,000 millones de pesos. 

Quedo atenta al desenlace de la diligencia.

Muchas gracias.

Cordialmente, 
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De: Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>
Enviado: jueves, 16 de mayo de 2024 16:11
Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordoñez <paortiz@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>
Asunto: RE: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.
 
Estimadas, buen día

Acorde a estudio de los siniestros:

Placa: VCT737 - Homicidio: SANTIAGO RODRIGUEZ SOLANO (Q.E.P.D) - Autorizado $130,000,000 millones de pesos. 

Para el caso KRM150 el siniestro se encuentra en estudio y acorde a  los tiempos de los TPA el estudio tarde de (5 a 7 días hábiles) recibiendo la
información para estudio el día de hoy. 

 Cordialmente, 

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: viernes, 10 de mayo de 2024 11:31
Para: Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordoñez <paortiz@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: AUDIENCIAS PESADOS MAYO 2024.
 
Buen día apreciadas,

De manera cordial solicito instrucciones para las audiencias programadas para el mes de mayo del año en curso de pesados.

AUDIENCIA HORA PLACA DEMANDANTE F.
SINIESTRO

SUGERENCIA DEL
ABOGADO DEMANDANTES
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14/05/2024 8:30 TTG671
RAUL

GONZALEZ
LOPEZ 

28/10/2020

Sin animo conciliatorio.  NO
ES CLARO EL TEMA DE LA
RESPONSABILIDAD Y EL
IPAT ES FAVORABLE AL

ASEGURADO 

EVELYN BETANCUR
TAPIAS, MATEO

GONZALES
BETANCUR (MENOR

DE EDAD), DORA LUZ
ANGEL RESTREPO,

RAUL GONZALEZ
LOPEZ, JULIANA

GONZALEZ ANGEL,
MICHAEL RAUL

GONZALEZ ANGEL,
HAROLD GONZALEZ
ANGEL. FAMILIARES

DEL OCCISO.

14/05/2024 9:00 STZ392
LEYDI LUZ
DOMICO
DOMICO

22/10/2020

Se sugiere conciliar
$50.000.000. Posible

concurrencia de culpas por
indebida señalizacion del

vehiculo asegurado estando
varado, se allega solicitud de

dictamen pericial 

LEYDI LUZ DOMICO
DOMICO, compañera
supérstite víctima y en
representación de sus

hijos
menores de edad:
• ISAYA DOMICO
DOMICO Y  ISAC
DAVID DOMICO
DOMICO, ORFA

PERNIA DOMICO, en
calidad de madre

de la víctima y LUIS
EDUARDO DOMICO

PERNIA, en
calidad de hermano de

la víctima.

19/05/2024 8:00 VCT737
LEIDY

LORENA
RODRIGUEZ

SOLANO
29/12/2021

Se sugiere conciliar. Valor
sugerido: $156.000.000,

corresponde con el 65% de la
liquidación objetiva.

LEIDY LORENA
RODRIGUEZ SOLANO,
en nombre propio y en
representación legal de
MARLON EDUARDO

RODRIGUEZ SOLANO,
JERONIMO

RODRIGUEZ SOLANO
Y MELANIN SOFIA

RODRIGUEZ SOLANO
(Hermanos de la
victima), HUGO
RODRIGUEZ

SANCHEZ, PAOLA
ANDRES SOLANO,
MARTHA ISABEL

RODRIGUEZ SOLANO,
MARIA FERNANDA

RODRIGUEZ SOLANO,
MABEL YURANY

RODRIGUEZ SOLANO,
actuando en

representación legal de
DANNA SOFIA IBARRA

RODRIGUEZ.

21/05/2024 9:00 KRM150
ROSAURA
VASQUEZ

DAZA
20/01/2023

Se sugiere conciliar. Valor
sugerido: $156.000.000,

corresponde con el 65% de la
liquidación objetiva. Entre

361.726.586 y 452.158.233 

ROSAURA VASQUEZ
DAZA, SAMUEL

ALFONSO VÁSQUEZ
ROA Y DANIA YASMIN

LÓPEZ VÁSQUEZ

Quedo atenta a las instrucciones.

Muchas gracias.

Cordialmente, 
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