29/11/24, 8:07 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

[5 Outlook

RE: APROBADO: DATOS PAGO - ALCANCE POSTURA AUDIENCIA EDESK 927504

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Jue 28/11/2024 9:46
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cc Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

[“J 2 archivos adjuntos (2 MB)

DOCUMENTOS PARA PAGO WILLIAM BENAVIDES QUETAMA...pdf; RADICACION DOCUMENTOS PARA PAGO WILLIAM
BENAVIDES.pdf;

Estimados compafieros, muy buenos dias,

Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muihoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente
Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado: jueves, 28 de noviembre de 2024 09:19

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Juan Manuel
Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>; Darlyn Marcela Munoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RV: APROBADO: DATOS PAGO - ALCANCE POSTURA AUDIENCIA EDESK 927504

Buenos dias apreciada Doctora Laura

En el correo precedente se informa que el formulario SARLAFT se encuentra debidamente diligenciado.
Por lo que se da como cumplido el termino para realizar el pago, conforme al acuerdo conciliatorio la
compafiia realizara el pago de $50.000.000 a los 25 dias habiles siguientes a la entrega de los
documentos, los cuales se contabilizan a partir del 27 de noviembre, asi las cosas el termino para
realizar el pago vence el 03 de enero de 2025.

Quedamos atentos al soporte de pago con el fin de acreditarlo ante el despacho.

Cordial saludo.

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il
Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS  pogota - Edificio Calle 94a Carrerat1A # 94A-23 Of 201 |

+57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Sarlaft Pagos <sarlaft.pagos@sbseguros.co>

Enviado: jueves, 28 de noviembre de 2024 7:11

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Juan Manuel
Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>; Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>

Asunto: APROBADO: DATOS PAGO - ALCANCE POSTURA AUDIENCIA EDESK 927504

Buen dia,

Confirmo el diligenciamiento del formulario en el aplicativo, por favor continuar con el proceso.

DIRECCION: CL 7 # 2 - 59 POPULAR

CORREO: WILLIANBENAVIDES945@GMAIL.COM
TELEFONO: 3165403721

SALARIO: 1.000.000

Muchas gracias y quedo atenta a tus comentarios.

Cordial saludo.

Viviana Caceres Osorio
Analista de Indemnizaciones
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° Bogota - Colombia
www.SBSeguros.co
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De: Sarlaft Pagos

Enviado el: miércoles, 27 de noviembre de 2024 2:34 p. m.

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muinoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Juan Manuel
Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>; Maria Giraldo Orozco <Maria.Giraldo@sbseguros.co>

Asunto: RV: DATOS PAGO - ALCANCE POSTURA AUDIENCIA EDESK 927504

Buen dia,
Confirmo el envio del link bajo el radicado 1459661.
Muchas gracias y quedo atenta a tus comentarios.

Cordial saludo.

Viviana Caceres Osorio
Analista de Indemnizaciones
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° Bogota - Colombia
www.SBSeguros.co
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Seguros Colombia PARA TRABAJAR CERTIRCACKOM (-

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 27 de noviembre de 2024 1:43 p. m.

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Sarlaft Pagos <sarlaft.pagos@sbseguros.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Juan Manuel
Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>; Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>

Asunto: RV: DATOS PAGO - ALCANCE POSTURA AUDIENCIA EDESK 927504

Apreciada Doctora Laura buenas tardes

A continuacion, relaciono los datos del beneficiario del pago para que por favor sea remitido el
link para diligenciar el SARLAFT.

Correo: abogadoslitigantespasto1@gmail.com

Beneficiario: WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA
C.C 98.400.238.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordial saludo.
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Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il
Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

ABOGADOS & ASOCIADOS  pogota - Edificio Calle 94a Carrerat1A # 94A-23 Of 201 |
+57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado: domingo, 24 de noviembre de 2024 15:29

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

Cc: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Juan Manuel Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>;
Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: ALCANCE POSTURA AUDIENCIA EDESK 927504

Apreciada Doctora Laura buenas tardes

Comedidamente informo que en la audiencia llevada a cabo el dia 14 de noviembre de 2024,
se llegdé a un acuerdo conciliatorio por el total de las pretensiones de la demanda, en un valor
de $80.000.000, de los cuales SBS SEGUROS S.A., de acuerdo con la autorizacion de la
compafia asumiria $50.000.000. y el excedente es decir $30.000.000 se encuentra a cargo
de la Sociedad Autobuses del Sur y la sefiora MARIA AURA CALVACHE DE MONCAYO.

El pago a cargo de SBS se realizara dentro de los 25 dias habiles siguientes a la entrega de
los siguientes documentos:
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1. Copia del acta de la audiencia

2. Copia de los documentos que acrediten la identificacion de todos los
demandantes

3. Copia del RUT de la persona autorizada para recibir el dinero

4. Certificacion bancaria no mayor a 30 dias

5. Formulario SARLAFT debidamente diligenciado en linea por la persona autoriza

para recibir el dinero

La suma mencionada se pagara a favor del seifor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES
QUETAMA identificado con la C.C 98.400.238.

De acuerdo a lo anterior, el despacho declard terminado el presente asunto por haber llegado a
un acuerdo conciliatorio, ordend el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y
dispuso el archivo del expediente. Esta decision presta merito ejecutivo.

Asi las cosas, la parte actora radico el 22 de noviembre de 2024, la documentacidn requerida
para el pago. Solo se encuentra pendiente la confirmacion del correo electronico para que se
envie el link para diligenciar el SARLAFT.

Una vez los suministre la parte actora estaré informando lo pertinente.

Cordial saludo.

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il
Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289

Cali - AV BA Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS  Bogota - Edificio Calle 94a Carreral1A # 94A-23 Of 201 |

+57 317 379 5688
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the intfended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

Enviado: jueves, 14 de noviembre de 2024 10:37

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>

Asunto: ALCANCE POSTURA AUDIENCIA EDESK 927504

Buen dia apreciados,
Espero se encuentren bien.

Se autoriza aumentar el ofrecimiento a $50.000.000 ya que el Asegurado pone $25.000.000 para dar por
terminado el proceso, ya que en este proceso tenemos acreditada la responsabilidad.

Cordialmente,

Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 - 67 Piso 7° Bogota, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co

Seguros Colombia PARA TRABAJAR CERTIFICACION £
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