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RV: OK CAMBIO CONTINGENCIA - GERMAN ANDRES OSORIO VS WILMER ORLANDO GONZALEZ Y OTROS - RAD 2021-
00089 - EDESK 1047055

Desde Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Fecha Mar 24/09/2024 18:13
Para Maria del Socorro Salamanca Pozo <msalamanca@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago

<srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Hola María 

Conforme a la conversación telefónica, remito correo de SBS en la cual nos informan que debemos pagar directamente a los
demandantes hasta el momento no han aportado los documentos que se solicitó en la conciliación, una vez sean aportados
el término para pago es de 20 días hábiles.

Cordialmente,

Lorena Jurado Chaves
Gerente Centro de Análisis de Información y Reportes

Email: ljurado@gha.com.co |  300 467 4253

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no
comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del
presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial
use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that
the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado: martes, 24 de septiembre de 2024 17:16
Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Asunto: RV: OK CAMBIO CONTINGENCIA - GERMAN ANDRES OSORIO VS WILMER ORLANDO GONZALEZ Y OTROS - RAD 2021-00089 -
EDESK 1047055
 
psi
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Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

 
De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado el: martes, 24 de septiembre de 2024 4:58 p. m.
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: OK CAMBIO CONTINGENCIA - GERMAN ANDRES OSORIO VS WILMER ORLANDO GONZALEZ Y OTROS - RAD 2021-00089 -
EDESK 1047055
 
 
 

Gustavo Alberto Herrera Ávila
Director General

Emal: gherrera@gha.com.co | 315 5776200 - 602 6594075

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 5776200 
Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 | +57 317 3795688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no
comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del
presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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De: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
Enviado: martes, 24 de septiembre de 2024 15:54
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Fernando Angel Ceballos <fernando.angel@sbseguros.co>
Asunto: RE: OK CAMBIO CONTINGENCIA - GERMAN ANDRES OSORIO VS WILMER ORLANDO GONZALEZ Y OTROS - RAD 2021-00089 -
EDESK 1047055
 
 
Apreciado Gustavo, buenas tardes.
De acuerdo con nuestra conversación de ayer y de hoy, SBS manifiesta que está de acuerdo con la propuesta que hace la
firma de asumir el valor del acuerdo en este proceso por la suma de $350.000.000 y en ese sentido autorizamos que la firma
realice el pago del acuerdo directamente a los demandantes en nombre de SBS Seguros Colombia.
 
Gracias y quedamos a la espera de los soportes del acuerdo y del pago para dejarlo en nuestros archivos.
 
 
 
 
Saludos,
 
María Beatriz Giraldo Orozco
Directora RC, Lineas Financieras y Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°
Bogotá, Colombia
T +57 (1) 313 8700
Maria.Giraldo@sbseguros.co
 

 
De: Maria Giraldo Orozco
Enviado el: viernes, 20 de septiembre de 2024 12:52 p. m.
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
CC: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; 'GHA Informes GHA' <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: OK CAMBIO CONTINGENCIA - GERMAN ANDRES OSORIO VS WILMER ORLANDO GONZALEZ Y OTROS - RAD 2021-00089 -
EDESK 1047055
 
Monica, buenos dias.
Esta retroalimentación llega tarde puesto que ya se logró el acuerdo en el proceso previa autorización nuestra.
No obstante, me queda un sinsabor en este acaso que espero tenga un argumento de parte de ustedes que me permita
verlo de otra manera.
 
De acuerdo con tu correo para nosotros es clara la responsabilidad en la ocurrencia del evento, pero, nuestra póliza es una
póliza de PLO con amparo de vehículos propios que opera en exceso de la de autos
 

 
Este vehiculo tiene una póliza de autos con SIRA con un valor asegurado de COP$2.000.000.000 que seguramente
alcanzaría para cubrir una condena en el presente caso.
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Dentro de tu análisis no está indicado esto, al ver la contestación del llamamiento en garnatía tampoco se menciona la póliza
de SURA, mencionana neustra clausula pero nunca nos indicaron que existía una póliza de SURA con ese valor asegurado,
ni en el análisis del modulo de litigios, asi las cosas, mi sentir es que pagamos un valor muy alto sin necesidad, porque
incluso en caso de condena la póliza de SURA podría haber sido suficiente.
 
Quiero entender cual fue el análisis respecto de este punto ( póliza de SURA),  ( la responsabildiad ya está clara), para
recomendarnos un ofrecimiento tan alto en el proceso.
 
Gracias y quedo atenta.  
 
 
Saludos,
 
María Beatriz Giraldo Orozco
Directora RC, Lineas Financieras y Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°
Bogotá, Colombia
T +57 (1) 313 8700
Maria.Giraldo@sbseguros.co
 

 
De: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>
Enviado el: viernes, 20 de septiembre de 2024 12:40 p. m.
Para: Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
Asunto: RV: OK CAMBIO CONTINGENCIA - GERMAN ANDRES OSORIO VS WILMER ORLANDO GONZALEZ Y OTROS - RAD 2021-00089 -
EDESK 1047055
 
 
 
 
Cordialmente,
 
Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
 

 
 
De: Laura Sanabria Avila
Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 10:24 a. m.
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Jaime Moreno Lizarazo <Jaime.moreno@sbseguros.co>; Maria Giraldo
Orozco <Maria.Giraldo@sbseguros.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza
<abaron@gha.com.co>
Asunto: OK CAMBIO CONTINGENCIA - GERMAN ANDRES OSORIO VS WILMER ORLANDO GONZALEZ Y OTROS - RAD 2021-00089 - EDESK
1047055
 
Buen día,
 

3/10/24, 15:13 Correo: Lorena Jurado Chaves - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQkADY4NzI4NmM4LWYyMmItNGY1NC05NDkwLWNlMzUwNGJlMGM2YwAQALXmsfbM90YEisGg61jVc2U%… 4/6

mailto:Maria.Giraldo@sbseguros.co
mailto:laura.sanabria@sbseguros.co
mailto:maria.giraldo@sbseguros.co
mailto:laura.sanabria@sbseguros.co
http://www.sbseguros.co/
mailto:mtorres@gha.com.co
mailto:Jaime.moreno@sbseguros.co
mailto:Maria.Giraldo@sbseguros.co
mailto:informes@gha.com.co
mailto:dmunoz@gha.com.co
mailto:abaron@gha.com.co


Se autoriza asistir con ánimo conciliatorio por el 70% del valor de la contingencia que corresponde a $387.910.503 ya que la
responsabilidad esta acreditada.
 
 
Cordialmente,
 
Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
 

 
 
De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 5 de septiembre de 2024 5:18 p. m.
Para: Jaime Moreno Lizarazo <Jaime.Moreno@sbseguros.co>; Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Maria Giraldo
Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza
<abaron@gha.com.co>
Asunto: CAMBIO CONTINGENCIA - GERMAN ANDRES OSORIO VS WILMER ORLANDO GONZALEZ Y OTROS - RAD 2021-00089 - EDESK
1047055
 
Apreciados Doctores buenas tardes:
 
En el presente caso como se indicó en la actuación registrada en Edesk el 11 de junio de 2024, una vez revisado el dictamen pericial
allegado por la parte actora, la calificación de la contingencia se modificó a PROBABLE.  Teniendo en cuenta lo siguiente:
 
(i) el contrato de seguro presta cobertura material y temporal y (ii) la responsabilidad civil del asegurado se encuentra acreditada en el
caso de marras.
 
Lo primero que debe tomarse en consideración es que la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000182 presta cobertura
material y temporal, de conformidad con los hechos y pretensiones expuestas en el líbelo de la demanda. Frente a la cobertura
temporal, debe decirse que su modalidad es OCURRENCIA y, en tal virtud, ampara los eventos ocurridos dentro de la limitación temporal
de la póliza está comprendida desde el 12/09/2021 hasta el 12/09/2022. En consecuencia, comoquiera que el accidente de tránsito
acaeció el 15 de septiembre de 2021, la póliza brinda cobertura temporal. Adicionalmente, presta cobertura material en tanto ampara la
responsabilidad civil extracontractual derivada de los accidentes cometidos con vehículos no propios que sean utilizados por el tomador
TRANSPORTES SÁNCHEZ POLO S.A. para sus gestiones relacionadas con su actividad. Así, dentro del expediente obra prueba que la
asegurada hacia uso del vehículo SZW141 para cumplir con sus negocios.
 
En segundo lugar, lo anterior debe mirarse de forma conjunta con la responsabilidad del asegurado la cual se encuentra demostrada a
partir del IPAT, del croquis del accidente y de la experticia elaborada por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial Colombia – CESVI
Colombia-. Así las cosas, en el informe de accidente realizado por la autoridad correspondiente, se consignó y atribuyó como causa del
accidente el desprendimiento de llanta del vehículo de placas SZW 141, adicionalmente, si bien el dictamen pericial indica que: “(…)
debido al escaso material fotográfico e información del caso, no puede establecerse cual fue exactamente la causa, ya que se requiere
total caracterización del área de fractura de los pernos, daños en la campana y ruedas y una evaluación del material con el fin de
descartar defectos de fabricación en alguno de los espárragos usados y que pudiesen llevar a la falla presentada (…)”, sí identificó
múltiples hipótesis razonables, de acuerdo con el material fotográfico, que apuntan todas a que el accidente se produjo por el 
desprendimiento de la llanta consecuencia de un escaso mantenimiento. De tal suerte, el dictamen brinda elementos técnicos para
acreditar la responsabilidad del extremo pasivo del litigio y tiene la virtualidad de desestimar el carácter imprevisible e irresistible del
hecho dañoso. Finalmente, la conducción de vehículos ha sido catalogada como una actividad peligrosa de acuerdo al artículo 2356 del
Código Civil, es decir, la culpa de la persona que causó el hecho dañoso se presume y, por lo tanto, sólo puede exonerarse de
responsabilidad demostrando una causa extraña. Sin embargo, dentro del caso de marras no se observa configurada una causa extraña,
esto es, fuerza mayor, hecho de un tercero o hecho exclusivo de la víctima. Por este motivo dado que estamos ante una actividad
peligrosa sin una causa extraña que exonere la responsabilidad, es jurídicamente aceptado llegar a la conclusión de que la
responsabilidad del vehículo asegurado está acreditada. 
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Lo esgrimido sin perjuicio del carácter contingente del proceso.  
 
Debido a que se encuentra programada la audiencia de que trata el art. 373 del CGP para llevarse a cabo el próximo 19 de septiembre de
2024  amablemente solicitamos informar la instrucciones de la compañía. En este caso la liquidación objetivada es de $554.157.862, por
lo que sugerimos tener animo conciliatorio y autorizar máximo el 70% de la liquidación objetivada que corresponde a $387.910.503.
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
 
Cordial saludo.
 
 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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