
 

De: Sarlaft Pagos <sarlaft.pagos@sbseguros.co>  

Enviado el: viernes, 4 de octubre de 2024 11:01 a. m. 

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co> 

Asunto: APROBADO: DATOS SARLAFT - GERMAN ANDRES OSORIO VS WILMER ORLANDO 

GONZALEZ Y OTROS - RAD 2021-00089 - EDESK 1047055 

 

Buen día, 

  

Confirmo el diligenciamiento del formulario en el aplicativo, por favor continuar con el proceso. 

 

LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO 

DIRECCIÓN: CARRERA 4 # 11-45 EDIFICIO BANCO DE BOGOTA OFICINA 321 

CORREO: REPARE.FELIPE@GMAIL.COM 

TELÉFONO: 3136891624 

SALARIO: 20.000.000 

 

Muchas gracias y quedo atenta a tus comentarios. 

 

Cordial saludo. 

 

 

Viviana Cáceres Osorio 

Analista de Indemnizaciones 

Vicepresidencia de Indemnizaciones 

  

SBS Seguros Colombia S.A. 

Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá - Colombia 

www.SBSeguros.co 

  

mailto:REPARE.FELIPE@GMAIL.COM
http://www.sbseguros.co/


 

 

 

 

 

De: Sarlaft Pagos  

Enviado el: viernes, 4 de octubre de 2024 7:55 a. m. 

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co> 

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila 

<gherrera@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves 

<ljurado@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co> 

Asunto: RV: DATOS SARLAFT - GERMAN ANDRES OSORIO VS WILMER ORLANDO GONZALEZ Y 

OTROS - RAD 2021-00089 - EDESK 1047055 

 

Buen día, 

  

Confirmo el envío del link para LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO bajo el radicado 1402645. 

 

Muchas gracias y quedo atenta a tus comentarios. 

 

Cordial saludo. 

 

Viviana Cáceres Osorio 

Analista de Indemnizaciones 

Vicepresidencia de Indemnizaciones 

  

SBS Seguros Colombia S.A. 

Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá - Colombia 

www.SBSeguros.co 
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De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>  

Enviado el: jueves, 3 de octubre de 2024 4:04 p. m. 

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>; Sarlaft Pagos 

<sarlaft.pagos@sbseguros.co> 

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila 

<gherrera@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves 

<ljurado@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co> 

Asunto: DATOS SARLAFT - GERMAN ANDRES OSORIO VS WILMER ORLANDO GONZALEZ Y OTROS - 

RAD 2021-00089 - EDESK 1047055 

 

Apreciada Doctora Laura buenas tardes  

 

Conforme con nuestra conversación telefónica de hace un momento, para proceder con el pago 

acordado en la audiencia inicial del proceso de la referencia,  remito los datos de los 

beneficiarios  a los cuales se debe enviar el link para diligenciar Sarlaft, los datos son:   

 

MARIA SELMARY SALAZAR MARIN, C.C. 42.064.488., CORREO eossportstore@gmail.com 

LUIS FELIPE HURTADO CATAÑO, CC. 1.143.836.087, CORREO repare.felipe@gmail.com  

 

De antemano agradezco su colaboración.  

 

Cordial saludo.  
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Monica Liceth Torres Escobar 

Profesional Senior II 

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289 

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200 

Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688 
 

gha.com.co  
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