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RV: SOLICITUD -EMISIÓN Y ENVÍO DE FACTURA / PROCESO 11001310502220210000500 - DEMANDANTE:
MARCELA RUIZ - DEMANDADO: COLPENSIONES

Desde Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>
Fecha Mar 21/01/2025 11:43
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

1 archivo adjunto (945 KB)
Pago en efectivo honorarios Marcela Ruiz ;

Estimados: 

Por favor cargar los correos que anteceden y archivo adjunto a CASE.

Gracias. 

Cordialmente, 

Daniela Quintero Laverde
Gerente Área Laboral

Email: dquintero@gha.com.co |  310 824 1711

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>
Enviado: martes, 21 de enero de 2025 10:11
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Para: Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD -EMISIÓN Y ENVÍO DE FACTURA / PROCESO 11001310502220210000500 - DEMANDANTE: MARCELA
RUIZ - DEMANDADO: COLPENSIONES
 

Buen día:

Amablemente confirmo el recibo del pago en efectivo (en Bogotá).

Cordialmente,

Natalia Gómez Córdoba
Secretaria

Email: secretaria@gha.com.co |  315 577 6200
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Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>
Enviado: jueves, 16 de enero de 2025 16:32
Para: Facturacion <facturacion@gha.com.co>; Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD -EMISIÓN Y ENVÍO DE FACTURA / PROCESO 11001310502220210000500 - DEMANDANTE: MARCELA
RUIZ - DEMANDADO: COLPENSIONES

22/1/25, 8:10 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook
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Estimados:

Comedidamente les comparto el RUT de la Sra. Marcela Ruiz e informo que por instrucción del Dr. Herrera no se
emitirá factura eléctrica teniendo en cuenta que se llegó a un acuerdo con la cliente de pagar el saldo SIN IVA. Por
lo tanto, me manifestó que @Natalia Gómez Córdoba realizará la respectiva cuenta de cobro.

En estos términos, les agradezco informarme cuando se envié la cuenta y cuando se realice el pago, mismo que
deberá cargarse favor del área laboral.

Muchas gracias.

Cordialmente, 

Daniela Quintero Laverde
Gerente Área Laboral

Email: dquintero@gha.com.co |  310 824 1711
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 15 de enero de 2025 16:29
Para: Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD -EMISIÓN Y ENVÍO DE FACTURA / PROCESO 11001310502220210000500 - DEMANDANTE: MARCELA
RUIZ - DEMANDADO: COLPENSIONES
 
Buenas Tardes Estimados 

Comedidamente informo que el cliente no esta creado para generar la respectiva factura, por lo que solicitamos de
su amable colaboración adjuntándonos RUT 

Quedo atenta
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Laura Fabiana Jurado Giraldo
Analista de Facturación - Área Financiera

Email: facturacion@gha.com.co |  317 642 8236
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 15 de enero de 2025 15:37
Para: Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Alejandra Murillo Claros
<amurillo@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD -EMISIÓN Y ENVÍO DE FACTURA / PROCESO 11001310502220210000500 - DEMANDANTE: MARCELA RUIZ -
DEMANDADO: COLPENSIONES
 
Estimados:

Solicito de su amable colaboración emitiendo la factura por concepto de honorarios profesionales causados por la
representación judicial de la Sra. MARCELA RUIZ en el proceso ordinario laboral de primera instancia bajo
radicación No. 11001310502220210000500.

Sobre el particular, manifiesto que el Dr. Herrera acordó verbalmente con la Sra. Ruiz que los honorarios
corresponden al 20% cuota litis de lo que pague COLPENSIONES en la resolución.

En estos términos, informo que COLPENSIONES le realizó el pago a la cliente por valor de $ 117.230.261, por lo
tanto, la factura debe emitirse por el 20% de dicho saldo: (117.230.261 * 20% = 23.446.052 + IVA)
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Finalmente, les pido por favor que me copien en el envío de la factura y me confirmen cuando el pago se haya
realizado.

*Adjunto resolución. 

Cordialmente, 

Daniela Quintero Laverde
Gerente Área Laboral

Email: dquintero@gha.com.co |  310 824 1711
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
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