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Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Jue 09/05/2024 16:03
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
Buenas Tardes CAD
Por favor cargar correo de Propuesta de Honorarios al Case numero 20641
Cordialmente Kevin Gomez 

Valentina Tamayo Ortega
Auxiliar de Facturación - Área Financiera

Email: facturacion@gha.com.co |  315 577 6200

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la
información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a
copy of the mail as well as its attachments.

De: Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>
Enviado: martes, 27 de septiembre de 2022 17:57
Para: Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>; Ariz Sofia Cano Chavez <cartera@gha.com.co>; Laura Camila Colorado <contabilidad@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD PROPUESTA DE HONORARIOS URGENTE - INSTALACIÓN AUDIENCIA DESCARGOS 28/09/2022 9:00 AM - PRF VERBAL PRF-80633-2022-
41267 GD QUINDIO CGR - RUP3698
 
Hola, niñas!
Para su conocimiento.
Gracias.
 
 
 

CAROLINA BENITEZ FREYRE
Abogada Informes

 

     
 
      www.gha.com.co

 315 577 6200
 

dbenitez@gha.com.co 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la
información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
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acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a
copy of the mail as well as its attachments
 
De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado el: martes, 27 de septiembre de 2022 10:27 a. m.
Para: Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD PROPUESTA DE HONORARIOS URGENTE - INSTALACIÓN AUDIENCIA DESCARGOS 28/09/2022 9:00 AM - PRF VERBAL PRF-80633-
2022-41267 GD QUINDIO CGR - RUP3698
 
psi
 

Lorena Jurado Chaves 
Coordinadora Área de Informes 
 

       
 
      www.gha.com.co 

                        

 3004674253 
 (60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592 
 ljurado@gha.com.co 

 

 

 Aviso de Confidencialidad:  
La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario
por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: 
The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please
contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 
 
 

De: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>
Enviado: martes, 27 de septiembre de 2022 10:25
Para: MARCELA REYES MOSSOS <MRMOSSOS@solidaria.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves
<ljurado@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD PROPUESTA DE HONORARIOS URGENTE - INSTALACIÓN AUDIENCIA DESCARGOS 28/09/2022 9:00 AM - PRF VERBAL PRF-80633-
2022-41267 GD QUINDIO CGR - RUP3698
 
Apreciada Dra. Marcela:   
   
En atención a su amable solicitud, comedidamente presentamos nuestra propuesta de prestación de servicios profesionales para ejercer la defensa de
los intereses de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, dentro del proceso de responsabilidad fiscal  No. 80633-
2022-41267, que inició la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Quindío, por un presunto detrimento patrimonial
ascendente a la suma de $540.001.345 generado al municipio de Armenia – Quindío.  
   
La Compañía de Seguros fue vinculada al proceso en calidad de tercero civilmente responsable, con fundamento en la póliza de cumplimiento No. 300-
47-994000007584.  
   
La representación de la aseguradora la ejerceremos desde la etapa de apertura e imputación del juicio fiscal y hasta que se profiera la decisión que
ponga fin al proceso. Como contraprestación por los servicios mencionados se propone el reconocimiento y pago de 16 SMMLV, antes de IVA, los cuales
se pagarán de la siguiente forma:   
  

·      50% con el pronunciamiento frente al Auto de Imputación.  
·      50% con la terminación del proceso.   

   
Si el proceso finaliza con decisión favorable a los intereses de la Compañía, se pagará un porcentaje de éxito igual a 5 SMMLV.   
   
Quedamos atentos a sus inquietudes o a cualquier sugerencia que tenga sobre el particular.  
   
De antemano agradecemos la confianza depositada en nosotros.   
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Cordialmente,  

Kelly Paz Chamorro 
Gerente de Derecho Público

 

     
 
 www.gha.com.co       

3046403057  

kpaz@gha.com.co

 

 
Aviso de Confidencialidad:   La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo
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manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 

De: Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>
Enviado: lunes, 26 de septiembre de 2022 14:11
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>;
Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Andrés Felipe Vélez Lopera <avelez@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD PROPUESTA DE HONORARIOS URGENTE - INSTALACIÓN AUDIENCIA DESCARGOS 28/09/2022 9:00 AM - PRF VERBAL PRF-80633-
2022-41267 GD QUINDIO CGR - RUP3698
 
 
Buenas tardes:
 
Amablemente confirmo ingreso.
 
Cordialmente,
 

Natalia Gómez Córdoba
Secretaria

 

     
 
      www.gha.com.co

                       

 315 5776200 

 (+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

 secretaria@gha.com.co 

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la
información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a

copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 26 de septiembre de 2022 13:14
Para: Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura
<nloaiza@gha.com.co>; Andrés Felipe Vélez Lopera <avelez@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Natalia Gómez Córdoba
<secretaria@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD PROPUESTA DE HONORARIOS URGENTE - INSTALACIÓN AUDIENCIA DESCARGOS 28/09/2022 9:00 AM - PRF VERBAL PRF-80633-
2022-41267 GD QUINDIO CGR - RUP3698
 
Buenas tardes
 
Remito nueva asignación SOLIDARIA
 
@Andrés Felipe Vélez Lopera Por favor confirmar la realización de la audiencia.
 
 
Quedamos atentos a sus comentarios.
 
 
 
Cordialmente;

De: MARCELA REYES MOSSOS <MRMOSSOS@solidaria.com.co>
Enviado: lunes, 26 de septiembre de 2022 12:52
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre
<dbenitez@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD PROPUESTA DE HONORARIOS URGENTE - INSTALACIÓN AUDIENCIA DESCARGOS 28/09/2022 9:00 AM - PRF VERBAL PRF-80633-2022-
41267 GD QUINDIO CGR - RUP3698
 
Buenas tardes Estimado Dr. Herrera
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 PRF VERBAL PRF-80633-2022-41267
Contraloría   General de la República – Gerencia Departamental del Quindío
Instalación
audiencia de
descargos

30 de agosto de 2022 9:00 AM
Reprogramada para el 28/09/2022 9:00 AM

Auto de
Apertura e
Imputación

00125 del 19/07/2022

Entidad
Afectada

Municipio de Armenia

Hechos  Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 004 del 07/05/2015 celebrado entre la
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (EDUA) y Héctor Fabio Báez Guzmán para el figurado y armado de
hierro para estructuras en concreto para la construcción del Centro Cultural y Turístico La Estación Fase 1 en el
municipio de Armenia.

Total
detrimento  

$540.001.345

Presuntos
Responsables
Fiscales

LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO
Alcaldesa Municipio de Armenia
JULIO CESAR ESCOBAR POSADA
Secretario de Infraestructura del Municipio de Armenia (01/07/2014 al 31/12/2015)
CÉSAR OVIDIO RODRÍGUEZ GIL
Subsecretario de la Secretaría de Armenia (17/11/2012 al 04/01/2016)
SEBASTIÁN CONGOTE POSADA
Gerente y R.L. EDUA (05/07/2013 al 27/02/2017)
CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS
Secretario de Infraestructura (01/01/2016 al 15/03/2017)
ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ TORRES
Secretario de Infraestructura (19/4/2017 al 01/10/2018)
JACKSON PELÁEZ PEREZ
Gerente EDUA (16/06/2017 al 03/10/2018)
HÉCTOR FABIO BÁEZ GUZMÁN
Contratista

Póliza
vinculada
Aseguradora
Solidaria

300-47-994000007584
Tomador: EDUA
Asegurado: MUNICIPIO DE ARMENIA
Cumplimiento: $499.988.053
Anticipo: $2.499.940.261
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 008 DE 2015 ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE ARMENIA EDUA, PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y TURISTICO LA
ESTACION FASE 1, DE FECHA 3 DE MARZO DE 2015 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON
"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO EDUA, PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y TURISTICO LA ESTACION FASE 1”

Garantes LIBERTY SEGUROS
Póliza Cumplimiento No. 2511327
Ampara el contrato de obra No. 004 de 2015
VA Anticipo: $185.631.983
 
PREVISORA S.A.
Póliza Manejo Oficial No. 1001077

Por medio de este correo me permito consultarle si podría colaborarnos prestando sus servicios en representación de ASEGURADORA
SOLIDARIA DE COLOMBIA en el PRF VERBAL PRF-80633-2022-41267 adelantado por la Contraloría General de la República – Gerencia
Departamental del Quindío, para lo cual remito los antecedentes del proceso y de la póliza y solicito cordialmente nos remita la propuesta
de honorarios para tal fin.
 
 

 
La GD Quindío CGR nos informó que fuimos comunicados de la vinculación mediante radicado 2022EE0123455 del 21 de julio de 2022, en
la cual se encontraba programada la instalación de audiencia de descargos para el 30/08/2022. Informan que el 30/08/2022 nos remitieron
copia del auto de apertura e imputación, sin embargo, en nuestro sistema no encontramos registros de tal remisión.
 
Quedo atenta a sus comentarios.
 
Cordial saludo,
 
 
MARCELA REYES MOSSOS
PROFESIONAL INDEMNIZACIONES SEGUROS PATRIMONIALES
GERENCIA INDEMNIZACIONES SEGUROS PATRIMONIALES
Dirección General
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Cordial saludo,
 
 
MARCELA REYES MOSSOS
PROFESIONAL INDEMNIZACIONES SEGUROS PATRIMONIALES
GERENCIA INDEMNIZACIONES SEGUROS PATRIMONIALES
Dirección General

 
 

*******************************************************************
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s)
destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a

programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje
no esta afectado por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por daños derivados

del uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its addressee(s). If
received in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are believed to be free of any

virus or other defect. However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad
Cooperativa is not liable for any loss or damage arising from use of this message.

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?
*******************************************************************
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