
RV: SOLICITUD HONORARIOS PROCESO RAD: 2022-00058 | DTE: ALBA LUZ USMA Vs LA EQUIDAD
SEGUROS

Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Jue 30/05/2024 16:11
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
Buenas tardes CAD
Por favor cargar cadena de correo al Case numero 20662
Cordialmente Kevin Gomez 

Valentina Tamayo Ortega
Auxiliar de Facturación - Área Financiera

Email: facturacion@gha.com.co |  315 577 6200
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no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Enviado: jueves, 11 de agosto de 2022 16:48
Para: Ariz Sofia Cano Chavez <cartera@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD HONORARIOS PROCESO RAD: 2022-00058 | DTE: ALBA LUZ USMA Vs LA EQUIDAD SEGUROS
 

Valentina Tamayo Ortega 
Auxiliar de facturación
 

     

 315 5776200 - 3176428236

 (+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

facturacion@gha.com.co
 

30/5/24, 4:13 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQANWMCnAJYslEkCOUifExR10%3D 1/5

http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
mailto:facturacion@gha.com.co


 
      www.gha.com.co

                       

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de
la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Yenny Rey <Yenny.Rey@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 11 de agosto de 2022 13:39
Para: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Cc: Jesus Valderrama <Jesus.Valderrama@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: SOLICITUD HONORARIOS PROCESO RAD: 2022-00058 | DTE: ALBA LUZ USMA Vs LA EQUIDAD SEGUROS
 
Buenas tardes, Valentina, cordial saludo, realizó devolución de la factura No. 9830, el valor facturado es superior al
asignado, se debe facturar por el 40% de 150 SD (2.000.000.) más IVA.
 
 
Cordialmente,
Yenny Andrea Rey Rojas | Abogada Dirección Legal de Seguros y Riesgos Laborales
((601) teléfono 5922929 Ext.  1218 , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 15| Horario de Atención: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
* yenny.rey@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es

propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia

y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error

recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las

opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

De: Yenny Rey
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2022 12:52 p. m.
Para: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
CC: Jesus Valderrama <Jesus.Valderrama@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: SOLICITUD HONORARIOS PROCESO RAD: 2022-00058 | DTE: ALBA LUZ USMA Vs LA EQUIDAD SEGUROS
 
Bogotá D.C., 12 de mayo de 2022
 
Doctor
Gustavo Herrera
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Referencia: ASIGNACIÓN PROCESO JUDICIAL ARL
Proceso: ORDINARIO LABORAL
Juzgado: DIECINUEVE (19) LABORAL DEL CIRCUITO
Demandante: ALBA LUZ USMA.
Demandado: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C. – ARL
Radicado: 76-001-31-05-019-2022-0005800
Tipología: Origen y prestaciones
 
 
Respetado Doctor,
 
Reciba un cordial saludo de LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C., ARL.
 
Por medio de la presente me permito formalizar la asignación del proceso judicial identificado en la referencia, para
la defensa de este organismo cooperativo por parte de su Despacho de Abogados.
 
En consideración a esta asignación, se establece por concepto de honorarios la suma equivalente a 150 SMLDV más
IVA, los cuales se cancelarán, una vez radicados los respectivos soportes, de acuerdo con la siguiente tabla:
 
 

 
Agradecemos radicar las facturas respectivas junto con el informe de actuación procesal, dentro de los primeros 20
días calendario del mes de facturación.
Cordialmente,
Yenny Andrea Rey Rojas | Abogada Dirección Legal de Seguros y Riesgos Laborales
((601) teléfono 5922929 Ext.  1218 , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 15| Horario de Atención: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
* yenny.rey@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia

 
 P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es

propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia

y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error

recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las

opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

De: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 7 de julio de 2022 3:27 p. m.
Para: Yenny Rey <Yenny.Rey@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: SOLICITUD HONORARIOS PROCESO RAD: 2022-00058 | DTE: ALBA LUZ USMA Vs LA EQUIDAD SEGUROS
 
Buenas tardes estimada Dra. Yenny,
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Comedidamente solicito de su colaboración informándonos el valor de los honorarios del proceso en referencia,
 
Quedo atenta a sus comentarios,
 
Cordial saludo,
 
 

Laura Camila Colorado 
Auxiliar de facturación
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sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 
 

De: Facturacion GHA
Enviado: martes, 7 de junio de 2022 9:16
Para: Yenny Rey <yenny.rey@laequidadseguros.coop>
Asunto: SOLICITUD HONORARIOS PROCESO RAD: 2022-00058 | DTE: ALBA LUZ USMA Vs LA EQUIDAD SEGUROS
 
Buenos días estimada Dra. Yenny,
 
Comedidamente solicito de su colaboración informándonos el valor de los honorarios del proceso en referencia,
 
Quedo atenta a sus comentarios,
 
Cordial saludo,
 
 

Laura Camila Colorado 
Auxiliar de facturación

 

     
 
      www.gha.com.co

                       

 315 5776200 

 (+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

facturacion@gha.com.co
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